
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 96 710 6176 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 22,1 12,4 19,03 9,4 6,0 7,86 3,5 4,3 2,47 1,7 3,1 0,91 36,7 25,7 30,27 230,990

KATILIMLAR

1 1144 FATMANUR ÇELİKHASI 12P 33 6 31,50 7 5 5,75 12 5 10,75 16 4 15,00 68 20 63,00 328,765 1 1 170 912 58468

2 0 ŞENAY CUDİ 12* 33 6 31,50 13 2 12,50 9 7 7,25 8 8 6,00 63 23 57,25 311,040 1 2 189 1165 78570

3 1112 ESRA ZENGİ 12* 38 1 37,75 13 7 11,25 5 1 4,75 56 9 53,75 299,418 2 3 204 1364 94455

4 1001 MELEK ERDEMİR 12P 34 6 32,50 16 4 15,00 7 5 5,75 57 15 53,25 298,590 2 4 207 1377 95686

5 1118 ESRA BAŞBUĞA 12P 31 9 28,75 14 5 12,75 10 4 9,00 1 0 1,00 56 18 51,50 293,833 3 5 210 1454 102695

6 1165 ŞÜKRAN ÇAKAR 12P 29 10 26,50 11 2 10,50 9 2 8,50 8 9 5,75 57 23 51,25 293,560 4 6 211 1458 103146

7 1210 NİSA OĞUZHAN 12P 32 5 30,75 15 5 13,75 6 2 5,50 53 12 50,00 289,003 5 7 216 1551 110362

8 1179 FATMA GEÇER 12A 27 11 24,25 10 7 8,25 13 7 11,25 7 8 5,00 57 33 48,75 286,273 1 8 219 1602 114759

9 922 HAYRUNİSA ÇINARBAY 12A 31 4 30,00 12 2 11,50 7 3 6,25 1 6 -0,50 51 15 47,25 280,775 2 9 233 1706 124394

10 300 ASİYE ÇAKAR 12P 25 10 22,50 11 2 10,50 8 6 6,50 9 9 6,75 53 27 46,25 279,020 6 10 234 1745 127594

11 1141 MELİSA İLAYDA DURU 12* 33 6 31,50 11 6 9,50 6 3 5,25 50 15 46,25 277,580 3 11 239 1789 130202

12 1164 NURULLAH ASLAN 12P 31 9 28,75 13 7 11,25 5 3 4,25 3 5 1,75 52 24 46,00 277,253 7 12 240 1794 130817

13 1170 ZENNUR AĞIRTAŞ 12P 27 10 24,50 17 3 16,25 5 8 3,00 2 5 0,75 51 26 44,50 273,235 8 13 247 1888 138536

14 178 ZEHRA GÜMÜŞ 12A 29 9 26,75 15 3 14,25 3 4 2,00 1 0 1,00 48 16 44,00 271,443 3 14 251 1936 141955

15 1136 EDA NUR T 12* 28 9 25,75 11 5 9,75 8 0 8,00 47 14 43,50 270,023 4 15 255 1969 144813

16 0 AHMET BEDİRHAN BULUT12P 20 15 16,25 15 2 14,50 6 7 4,25 9 5 7,75 50 29 42,75 269,303 9 16 259 1987 146243

17 1142 NUR ALEYNA AKMAN 12* 30 8 28,00 10 2 9,50 5 2 4,50 3 10 0,50 48 22 42,50 266,730 5 17 266 2061 151357

18 1133 HÜSEYİN AKKUŞ 12* 31 8 29,00 10 10 7,50 5 4 4,00 3 4 2,00 49 26 42,50 266,660 6 18 267 2064 151496

19 1173 YAĞMUR TUNÇ 12P 27 4 26,00 15 3 14,25 2 3 1,25 1 3 0,25 45 13 41,75 264,715 10 19 275 2123 155573

20 221 YELİZ AYDEDE 12E 26 10 23,50 14 3 13,25 4 8 2,00 1 3 0,25 45 24 39,00 256,735 1 20 297 2357 172787

21 1130 İSLAM ENGİN 12P 23 9 20,75 12 5 10,75 5 4 4,00 5 7 3,25 45 25 38,75 256,458 11 21 300 2370 173413

22 1160 HANIMCAN AÇIKGÖZ 12P 25 14 21,50 3 0 3,00 12 1 11,75 4 7 2,25 44 22 38,50 255,565 12 22 306 2399 175470

23 118 BÜŞRA İLHAN 12B 25 11 22,25 12 4 11,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 43 18 38,50 255,368 1 23 307 2408 175938

24 1176 EBRAR BARIŞ 12* 27 10 24,50 11 4 10,00 4 6 2,50 42 20 37,00 250,555 7 24 321 2564 186739

25 1159 AYŞE AKBAŞ 12* 25 11 22,25 10 7 8,25 5 3 4,25 2 1 1,75 42 22 36,50 249,408 8 25 326 2602 189523

26 181 REYHAN ARV 12B 29 6 27,50 11 8 9,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 41 17 36,75 249,400 2 26 328 2604 189558

27 1058 HİLAL DÜZTAŞ 12P 27 8 25,00 8 7 6,25 3 4 2,00 4 4 3,00 42 23 36,25 248,345 13 27 332 2637 192007

28 201 YUSRA ŞEKER 12 26 10 23,50 13 4 12,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 41 21 35,75 246,940 1 28 336 2679 195235

29 0 CEYLAN ŞAHİN 12* 24 11 21,25 5 1 4,75 7 4 6,00 5 6 3,50 41 22 35,50 246,588 9 29 337 2689 196057

30 86 MEDİE  GÖK 12E 29 9 26,75 8 11 5,25 3 2 2,50 1 0 1,00 41 22 35,50 245,773 2 30 339 2722 197913

31 1151 GÜLFİDAN SAKİN 12A 26 10 23,50 5 1 4,75 5 10 2,50 6 9 3,75 42 30 34,50 243,285 4 31 352 2803 203834

32 1166 ZİLAN GÜLER 12P 25 13 21,75 11 8 9,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 41 27 34,25 242,598 14 32 360 2830 205461

33 0 GÜLTEN ÖZDEMİR 12E 27 12 24,00 11 3 10,25 38 15 34,25 242,315 3 33 361 2842 206135

34 0 ROJBİN YİĞİT 12* 26 7 24,25 4 4 3,00 10 4 9,00 0 8 -2,00 40 23 34,25 242,203 10 34 362 2845 206427

35 1149 HACER KORKUÇ 12* 24 15 20,25 13 7 11,25 4 11 1,25 2 3 1,25 43 36 34,00 242,098 11 35 364 2854 206663

36 1129 MUHAMMED DEMİR 12P 20 13 16,75 8 1 7,75 11 8 9,00 39 22 33,50 240,993 15 36 368 2902 209363

37 205 ŞİLAN COŞKUN 12A 28 9 25,75 10 8 8,00 0 2 -0,50 38 19 33,25 239,048 5 37 375 2981 213892

38 303 İPEK ÇEKER 12B 28 7 26,25 8 5 6,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 38 20 33,00 238,258 3 38 381 3013 215767

39 399 RÜMEYSA KILINÇ 12E 22 13 18,75 7 4 6,00 10 9 7,75 39 26 32,50 237,713 4 39 385 3040 217073

40 193 SUDENAZ COŞKUN 12A 23 15 19,25 13 5 11,75 1 0 1,00 1 2 0,50 38 22 32,50 237,668 6 40 386 3043 217171

41 52 ALİ YİĞİT 12E 24 7 22,25 11 7 9,25 3 4 2,00 0 4 -1,00 38 22 32,50 237,218 5 41 388 3058 218277

42 660 FİLİZ SEVİNÇ 12A 25 10 22,50 9 4 8,00 3 7 1,25 1 3 0,25 38 24 32,00 235,725 7 42 394 3127 221905

43 1145 NEHİR GÜLER 12* 22 13 18,75 12 8 10,00 4 5 2,75 1 3 0,25 39 29 31,75 235,458 12 43 396 3135 222567

44 0 AYŞAGÜL ASLAN 12* 23 14 19,50 12 5 10,75 2 3 1,25 37 22 31,50 234,595 13 44 400 3180 224678

45 225 ELANUR COŞKUN 12A 25 13 21,75 11 9 8,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 39 30 31,50 234,293 8 45 403 3199 225407

46 132 MUHAMMEDD 12D 21 16 17,00 15 5 13,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 23 31,25 234,155 1 46 405 3209 225740

47 123 SEVDE MANTAŞ 12B 22 11 19,25 13 5 11,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 36 19 31,25 233,893 4 47 408 3221 226324

48 1048 AYŞENUR BOZDEMİR 12P 23 17 18,75 9 9 6,75 4 11 1,25 7 12 4,00 43 49 30,75 232,588 16 48 421 3279 229486
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 96 710 6176 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 22,1 12,4 19,03 9,4 6,0 7,86 3,5 4,3 2,47 1,7 3,1 0,91 36,7 25,7 30,27 230,990

KATILIMLAR

49 1178 AYŞE DİK 12* 19 13 15,75 4 1 3,75 6 3 5,25 7 5 5,75 36 22 30,50 232,293 14 49 423 3292 230153

50 73 İREM YILDIZHAN 12A 26 9 23,75 7 11 4,25 4 7 2,25 2 6 0,50 39 33 30,75 231,798 9 50 430 3320 231378

51 386 MUAZ ATAY 12E 26 11 23,25 9 7 7,25 35 18 30,50 231,088 6 51 434 3356 233052

52 1134 NİDA ÖZTÜRKCİ 12* 23 16 19,00 9 8 7,00 4 6 2,50 5 13 1,75 41 43 30,25 230,955 15 52 436 3363 233362

53 1273 EBRA BAŞAK 12* 27 10 24,50 8 6 6,50 0 2 -0,50 35 18 30,50 230,925 16 53 437 3365 233426

54 575 ROJNUR TANRITANIR 12E 24 11 21,25 10 6 8,50 2 6 0,50 1 4 0,00 37 27 30,25 230,593 7 54 439 3375 234195

55 55 EMRE GÖZÇİÇEK 12E 25 13 21,75 9 8 7,00 1 2 0,50 1 0 1,00 36 23 30,25 230,568 8 55 440 3376 234270

56 54 BEYZA BARIŞ 12B 24 13 20,75 8 5 6,75 1 2 0,50 2 1 1,75 35 21 29,75 229,218 5 56 451 3445 237410

57 246 ALEYNA SAHİK 12B 21 18 16,50 13 5 11,75 2 5 0,75 36 28 29,00 227,435 6 57 459 3524 241596

58 1115 NUR GÜR 12P 23 13 19,75 10 7 8,25 1 6 -0,50 34 26 27,50 222,463 17 58 489 3745 253052

59 0 YİĞİT BALLI 12 18 17 13,75 12 7 10,25 4 5 2,75 34 29 26,75 220,998 2 59 496 3821 256321

60 84 FERİDE  OKYAY 12B 18 16 14,00 12 6 10,50 1 2 0,50 2 2 1,50 33 26 26,50 220,270 7 60 498 3858 257917

61 179 MEDİNE İNAN 12E 19 15 15,25 9 4 8,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 33 26 26,50 220,018 9 61 499 3866 258460

62 394 SÜHEYLA SAYAR 12E 21 15 17,25 11 7 9,25 32 22 26,50 219,788 10 62 500 3875 258956

63 167 MERYEM TE T*Ş 12A 20 11 17,25 12 6 10,50 1 4 0,00 0 6 -1,50 33 27 26,25 218,973 10 63 508 3920 260689

64 1175 ÖZLEM ÇİFTÇİ 12B 23 12 20,00 5 6 3,50 5 6 3,50 0 7 -1,75 33 31 25,25 215,585 8 64 523 4067 267900

65 25 TUBA KARABAŞ 12A 20 15 16,25 10 6 8,50 1 6 -0,50 31 27 24,25 213,123 11 65 533 4175 272867

66 403 MEHMET MUSAB ARSLAN12E 14 6 12,50 9 4 8,00 4 4 3,00 1 2 0,50 28 16 24,00 212,875 11 66 536 4186 273366

67 4 MER E YILDIZHAN 12A 23 11 20,25 7 11 4,25 1 5 -0,25 31 27 24,25 212,603 12 67 537 4194 273898

68 89 HATİCE ÜRKMEZ 12E 19 12 16,00 8 6 6,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 29 21 23,75 211,705 12 68 543 4237 275657

69 35 IŞIL AYDEMİR 12E 19 17 14,75 12 8 10,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 31 30 23,50 211,013 13 69 546 4271 277007

70 304 ASLI YİĞİT 12A 18 21 12,75 9 4 8,00 2 0 2,00 29 25 22,75 209,048 13 70 559 4363 280679

71 165 NAZLICAN BALIK 12 20 16 16,00 7 9 4,75 1 4 0,00 2 0 2,00 30 29 22,75 208,705 3 71 560 4377 281311

72 361 MUHAMMED ATİŞ 12C 16 9 13,75 8 9 5,75 3 3 2,25 27 21 21,75 205,898 1 72 574 4512 286435

73 194 DUYGU Y RÜK 12B 21 16 17,00 8 7 6,25 0 5 -1,25 1 5 -0,25 30 33 21,75 205,465 9 73 576 4536 287307

74 420 ASYA İŞLEK 12E 17 13 13,75 9 4 8,00 0 3 -0,75 26 20 21,00 203,633 14 74 589 4617 290459

75 103 SERHAT ARSLAN 12C 18 15 14,25 7 4 6,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 27 26 20,50 202,048 2 75 595 4675 293105

76 222 DİLARA ALKIŞ 12A 18 17 13,75 6 3 5,25 1 0 1,00 25 20 20,00 200,613 14 76 601 4733 295333

77 424 ZİLAN ŞAHBUDAK 12A 18 17 13,75 9 8 7,00 0 4 -1,00 27 29 19,75 199,858 15 77 605 4772 296540

78 1091 NİSA GÜLBAY 12B 15 20 10,00 10 5 8,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 28 35 19,25 198,825 10 78 611 4806 298161

79 435 EYÜP YAVUZZZ 12E 16 12 13,00 9 8 7,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 26 27 19,25 198,445 15 79 615 4830 298752

80 385 FERHAT BATUR ATAŞ 12C 14 11 11,25 7 4 6,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 23 21 17,75 194,123 3 80 631 4969 304862

81 489 EREN ÖZTUNÇ 12C 11 9 8,75 8 12 5,00 3 3 2,25 2 2 1,50 24 26 17,50 193,773 4 81 634 4982 305370

82 204 HİLAL ASLAN 12B 18 17 13,75 7 7 5,25 0 9 -2,25 25 33 16,75 190,798 11 82 642 5099 309127

83 432 MİRAÇ KOÇ 12C 15 17 10,75 7 8 5,00 4 10 1,50 1 7 -0,75 27 42 16,50 190,403 5 83 644 5116 309615

84 79 BERAT GÖLBAŞI 12C 16 24 10,00 4 16 0,00 10 30 2,50 7 13 3,75 37 83 16,25 189,925 6 84 646 5132 310170

85 229 YASEMİN AKBAŞ 12B 8 17 3,75 9 6 7,50 5 2 4,50 22 25 15,75 189,078 12 85 650 5163 311194

86 183 RÜMEYSA ÖZDAL 12A 14 18 9,50 9 11 6,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 24 33 15,75 188,370 16 86 651 5188 312033

87 32 HÜLYA BOZDEMİR 12E 15 19 10,25 6 4 5,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 22 30 14,50 184,448 16 87 660 5290 316344

88 630 ZİLAN SABIRLI 12B 11 14 7,50 8 8 6,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 21 28 14,00 183,295 13 88 665 5329 317496

89 396 FURKAN BAYAT 12E 13 14 9,50 6 9 3,75 1 3 0,25 20 26 13,50 181,545 17 89 668 5371 319296

90 240 ZEYNEP EFETEKİN 12B 16 11 13,25 16 11 13,25 180,293 14 90 670 5414 320404

91 250 MEHMET DEMİRTOSUN 12E 13 5 11,75 13 5 11,75 175,958 18 91 680 5506 324239

92 501 ÖMER SERVET YENİGÜL12C 11 8 9,00 2 7 0,25 5 16 1,00 18 31 10,25 171,785 7 92 687 5597 327503

93 92 ZÜLEYHA YABAŞ 12A 10 18 5,50 5 10 2,50 0 1 -0,25 15 29 7,75 164,680 17 93 692 5737 332199

94 171 NAZLI BALKAYA 12B 4 27 -2,75 8 12 5,00 3 2 2,50 15 41 4,75 156,703 15 94 698 5869 336788

95 655 ASYA GÖRENTAŞ 12A 8 27 1,25 2 15 -1,75 4 4 3,00 2 7 0,25 16 53 2,75 150,153 18 95 699 5948 340046

96 680 TÜLAY BİRAY 12B 9 31 1,25 6 14 2,50 1 11 -1,75 2 18 -2,50 18 74 -0,50 140,228 16 96 700 6013 344158
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 96 710 6176 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 22,1 12,4 19,03 9,4 6,0 7,86 3,5 4,3 2,47 1,7 3,1 0,91 36,7 25,7 30,27 230,990

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 96 710 6176 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 22,1 12,4 19,03 9,4 6,0 7,86 3,5 4,3 2,47 1,7 3,1 0,91 36,7 25,7 30,27 230,990

KATILIMLAR

1 1144 FATMANUR ÇELİKHASI 12P 33 6 31,50 7 5 5,75 12 5 10,75 16 4 15,00 68 20 63,00 328,765 1 1 170 912 58468

2 0 ŞENAY CUDİ 12* 33 6 31,50 13 2 12,50 9 7 7,25 8 8 6,00 63 23 57,25 311,040 1 2 189 1165 78570

3 1112 ESRA ZENGİ 12* 38 1 37,75 13 7 11,25 5 1 4,75 56 9 53,75 299,418 2 3 204 1364 94455

4 1001 MELEK ERDEMİR 12P 34 6 32,50 16 4 15,00 7 5 5,75 57 15 53,25 298,590 2 4 207 1377 95686

5 1118 ESRA BAŞBUĞA 12P 31 9 28,75 14 5 12,75 10 4 9,00 1 0 1,00 56 18 51,50 293,833 3 5 210 1454 102695

6 1165 ŞÜKRAN ÇAKAR 12P 29 10 26,50 11 2 10,50 9 2 8,50 8 9 5,75 57 23 51,25 293,560 4 6 211 1458 103146

7 1210 NİSA OĞUZHAN 12P 32 5 30,75 15 5 13,75 6 2 5,50 53 12 50,00 289,003 5 7 216 1551 110362

8 1179 FATMA GEÇER 12A 27 11 24,25 10 7 8,25 13 7 11,25 7 8 5,00 57 33 48,75 286,273 1 8 219 1602 114759

9 922 HAYRUNİSA ÇINARBAY 12A 31 4 30,00 12 2 11,50 7 3 6,25 1 6 -0,50 51 15 47,25 280,775 2 9 233 1706 124394

10 300 ASİYE ÇAKAR 12P 25 10 22,50 11 2 10,50 8 6 6,50 9 9 6,75 53 27 46,25 279,020 6 10 234 1745 127594

11 1141 MELİSA İLAYDA DURU 12* 33 6 31,50 11 6 9,50 6 3 5,25 50 15 46,25 277,580 3 11 239 1789 130202

12 1164 NURULLAH ASLAN 12P 31 9 28,75 13 7 11,25 5 3 4,25 3 5 1,75 52 24 46,00 277,253 7 12 240 1794 130817

13 1170 ZENNUR AĞIRTAŞ 12P 27 10 24,50 17 3 16,25 5 8 3,00 2 5 0,75 51 26 44,50 273,235 8 13 247 1888 138536

14 178 ZEHRA GÜMÜŞ 12A 29 9 26,75 15 3 14,25 3 4 2,00 1 0 1,00 48 16 44,00 271,443 3 14 251 1936 141955

15 1136 EDA NUR T 12* 28 9 25,75 11 5 9,75 8 0 8,00 47 14 43,50 270,023 4 15 255 1969 144813

16 0 AHMET BEDİRHAN BULUT12P 20 15 16,25 15 2 14,50 6 7 4,25 9 5 7,75 50 29 42,75 269,303 9 16 259 1987 146243

17 1142 NUR ALEYNA AKMAN 12* 30 8 28,00 10 2 9,50 5 2 4,50 3 10 0,50 48 22 42,50 266,730 5 17 266 2061 151357

18 1133 HÜSEYİN AKKUŞ 12* 31 8 29,00 10 10 7,50 5 4 4,00 3 4 2,00 49 26 42,50 266,660 6 18 267 2064 151496

19 1173 YAĞMUR TUNÇ 12P 27 4 26,00 15 3 14,25 2 3 1,25 1 3 0,25 45 13 41,75 264,715 10 19 275 2123 155573

20 221 YELİZ AYDEDE 12E 26 10 23,50 14 3 13,25 4 8 2,00 1 3 0,25 45 24 39,00 256,735 1 20 297 2357 172787

21 1130 İSLAM ENGİN 12P 23 9 20,75 12 5 10,75 5 4 4,00 5 7 3,25 45 25 38,75 256,458 11 21 300 2370 173413

22 1160 HANIMCAN AÇIKGÖZ 12P 25 14 21,50 3 0 3,00 12 1 11,75 4 7 2,25 44 22 38,50 255,565 12 22 306 2399 175470

23 118 BÜŞRA İLHAN 12B 25 11 22,25 12 4 11,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 43 18 38,50 255,368 1 23 307 2408 175938

24 1176 EBRAR BARIŞ 12* 27 10 24,50 11 4 10,00 4 6 2,50 42 20 37,00 250,555 7 24 321 2564 186739

25 1159 AYŞE AKBAŞ 12* 25 11 22,25 10 7 8,25 5 3 4,25 2 1 1,75 42 22 36,50 249,408 8 25 326 2602 189523

26 181 REYHAN ARV 12B 29 6 27,50 11 8 9,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 41 17 36,75 249,400 2 26 328 2604 189558

27 1058 HİLAL DÜZTAŞ 12P 27 8 25,00 8 7 6,25 3 4 2,00 4 4 3,00 42 23 36,25 248,345 13 27 332 2637 192007

28 201 YUSRA ŞEKER 12 26 10 23,50 13 4 12,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 41 21 35,75 246,940 1 28 336 2679 195235

29 0 CEYLAN ŞAHİN 12* 24 11 21,25 5 1 4,75 7 4 6,00 5 6 3,50 41 22 35,50 246,588 9 29 337 2689 196057

30 86 MEDİE  GÖK 12E 29 9 26,75 8 11 5,25 3 2 2,50 1 0 1,00 41 22 35,50 245,773 2 30 339 2722 197913

31 1151 GÜLFİDAN SAKİN 12A 26 10 23,50 5 1 4,75 5 10 2,50 6 9 3,75 42 30 34,50 243,285 4 31 352 2803 203834

32 1166 ZİLAN GÜLER 12P 25 13 21,75 11 8 9,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 41 27 34,25 242,598 14 32 360 2830 205461

33 0 GÜLTEN ÖZDEMİR 12E 27 12 24,00 11 3 10,25 38 15 34,25 242,315 3 33 361 2842 206135

34 0 ROJBİN YİĞİT 12* 26 7 24,25 4 4 3,00 10 4 9,00 0 8 -2,00 40 23 34,25 242,203 10 34 362 2845 206427

35 1149 HACER KORKUÇ 12* 24 15 20,25 13 7 11,25 4 11 1,25 2 3 1,25 43 36 34,00 242,098 11 35 364 2854 206663

36 1129 MUHAMMED DEMİR 12P 20 13 16,75 8 1 7,75 11 8 9,00 39 22 33,50 240,993 15 36 368 2902 209363

37 205 ŞİLAN COŞKUN 12A 28 9 25,75 10 8 8,00 0 2 -0,50 38 19 33,25 239,048 5 37 375 2981 213892

38 303 İPEK ÇEKER 12B 28 7 26,25 8 5 6,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 38 20 33,00 238,258 3 38 381 3013 215767

39 399 RÜMEYSA KILINÇ 12E 22 13 18,75 7 4 6,00 10 9 7,75 39 26 32,50 237,713 4 39 385 3040 217073

40 193 SUDENAZ COŞKUN 12A 23 15 19,25 13 5 11,75 1 0 1,00 1 2 0,50 38 22 32,50 237,668 6 40 386 3043 217171

41 52 ALİ YİĞİT 12E 24 7 22,25 11 7 9,25 3 4 2,00 0 4 -1,00 38 22 32,50 237,218 5 41 388 3058 218277

42 660 FİLİZ SEVİNÇ 12A 25 10 22,50 9 4 8,00 3 7 1,25 1 3 0,25 38 24 32,00 235,725 7 42 394 3127 221905

43 1145 NEHİR GÜLER 12* 22 13 18,75 12 8 10,00 4 5 2,75 1 3 0,25 39 29 31,75 235,458 12 43 396 3135 222567

44 0 AYŞAGÜL ASLAN 12* 23 14 19,50 12 5 10,75 2 3 1,25 37 22 31,50 234,595 13 44 400 3180 224678

45 225 ELANUR COŞKUN 12A 25 13 21,75 11 9 8,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 39 30 31,50 234,293 8 45 403 3199 225407

46 132 MUHAMMEDD 12D 21 16 17,00 15 5 13,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 23 31,25 234,155 1 46 405 3209 225740

47 123 SEVDE MANTAŞ 12B 22 11 19,25 13 5 11,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 36 19 31,25 233,893 4 47 408 3221 226324

48 1048 AYŞENUR BOZDEMİR 12P 23 17 18,75 9 9 6,75 4 11 1,25 7 12 4,00 43 49 30,75 232,588 16 48 421 3279 229486
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 96 710 6176 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 22,1 12,4 19,03 9,4 6,0 7,86 3,5 4,3 2,47 1,7 3,1 0,91 36,7 25,7 30,27 230,990

KATILIMLAR

49 1178 AYŞE DİK 12* 19 13 15,75 4 1 3,75 6 3 5,25 7 5 5,75 36 22 30,50 232,293 14 49 423 3292 230153

50 73 İREM YILDIZHAN 12A 26 9 23,75 7 11 4,25 4 7 2,25 2 6 0,50 39 33 30,75 231,798 9 50 430 3320 231378

51 386 MUAZ ATAY 12E 26 11 23,25 9 7 7,25 35 18 30,50 231,088 6 51 434 3356 233052

52 1134 NİDA ÖZTÜRKCİ 12* 23 16 19,00 9 8 7,00 4 6 2,50 5 13 1,75 41 43 30,25 230,955 15 52 436 3363 233362

53 1273 EBRA BAŞAK 12* 27 10 24,50 8 6 6,50 0 2 -0,50 35 18 30,50 230,925 16 53 437 3365 233426

54 575 ROJNUR TANRITANIR 12E 24 11 21,25 10 6 8,50 2 6 0,50 1 4 0,00 37 27 30,25 230,593 7 54 439 3375 234195

55 55 EMRE GÖZÇİÇEK 12E 25 13 21,75 9 8 7,00 1 2 0,50 1 0 1,00 36 23 30,25 230,568 8 55 440 3376 234270

56 54 BEYZA BARIŞ 12B 24 13 20,75 8 5 6,75 1 2 0,50 2 1 1,75 35 21 29,75 229,218 5 56 451 3445 237410

57 246 ALEYNA SAHİK 12B 21 18 16,50 13 5 11,75 2 5 0,75 36 28 29,00 227,435 6 57 459 3524 241596

58 1115 NUR GÜR 12P 23 13 19,75 10 7 8,25 1 6 -0,50 34 26 27,50 222,463 17 58 489 3745 253052

59 0 YİĞİT BALLI 12 18 17 13,75 12 7 10,25 4 5 2,75 34 29 26,75 220,998 2 59 496 3821 256321

60 84 FERİDE  OKYAY 12B 18 16 14,00 12 6 10,50 1 2 0,50 2 2 1,50 33 26 26,50 220,270 7 60 498 3858 257917

61 179 MEDİNE İNAN 12E 19 15 15,25 9 4 8,00 5 4 4,00 0 3 -0,75 33 26 26,50 220,018 9 61 499 3866 258460

62 394 SÜHEYLA SAYAR 12E 21 15 17,25 11 7 9,25 32 22 26,50 219,788 10 62 500 3875 258956

63 167 MERYEM TE T*Ş 12A 20 11 17,25 12 6 10,50 1 4 0,00 0 6 -1,50 33 27 26,25 218,973 10 63 508 3920 260689

64 1175 ÖZLEM ÇİFTÇİ 12B 23 12 20,00 5 6 3,50 5 6 3,50 0 7 -1,75 33 31 25,25 215,585 8 64 523 4067 267900

65 25 TUBA KARABAŞ 12A 20 15 16,25 10 6 8,50 1 6 -0,50 31 27 24,25 213,123 11 65 533 4175 272867

66 403 MEHMET MUSAB ARSLAN12E 14 6 12,50 9 4 8,00 4 4 3,00 1 2 0,50 28 16 24,00 212,875 11 66 536 4186 273366

67 4 MER E YILDIZHAN 12A 23 11 20,25 7 11 4,25 1 5 -0,25 31 27 24,25 212,603 12 67 537 4194 273898

68 89 HATİCE ÜRKMEZ 12E 19 12 16,00 8 6 6,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 29 21 23,75 211,705 12 68 543 4237 275657

69 35 IŞIL AYDEMİR 12E 19 17 14,75 12 8 10,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 31 30 23,50 211,013 13 69 546 4271 277007

70 304 ASLI YİĞİT 12A 18 21 12,75 9 4 8,00 2 0 2,00 29 25 22,75 209,048 13 70 559 4363 280679

71 165 NAZLICAN BALIK 12 20 16 16,00 7 9 4,75 1 4 0,00 2 0 2,00 30 29 22,75 208,705 3 71 560 4377 281311

72 361 MUHAMMED ATİŞ 12C 16 9 13,75 8 9 5,75 3 3 2,25 27 21 21,75 205,898 1 72 574 4512 286435

73 194 DUYGU Y RÜK 12B 21 16 17,00 8 7 6,25 0 5 -1,25 1 5 -0,25 30 33 21,75 205,465 9 73 576 4536 287307

74 420 ASYA İŞLEK 12E 17 13 13,75 9 4 8,00 0 3 -0,75 26 20 21,00 203,633 14 74 589 4617 290459

75 103 SERHAT ARSLAN 12C 18 15 14,25 7 4 6,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 27 26 20,50 202,048 2 75 595 4675 293105

76 222 DİLARA ALKIŞ 12A 18 17 13,75 6 3 5,25 1 0 1,00 25 20 20,00 200,613 14 76 601 4733 295333

77 424 ZİLAN ŞAHBUDAK 12A 18 17 13,75 9 8 7,00 0 4 -1,00 27 29 19,75 199,858 15 77 605 4772 296540

78 1091 NİSA GÜLBAY 12B 15 20 10,00 10 5 8,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 28 35 19,25 198,825 10 78 611 4806 298161

79 435 EYÜP YAVUZZZ 12E 16 12 13,00 9 8 7,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 26 27 19,25 198,445 15 79 615 4830 298752

80 385 FERHAT BATUR ATAŞ 12C 14 11 11,25 7 4 6,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 23 21 17,75 194,123 3 80 631 4969 304862

81 489 EREN ÖZTUNÇ 12C 11 9 8,75 8 12 5,00 3 3 2,25 2 2 1,50 24 26 17,50 193,773 4 81 634 4982 305370

82 204 HİLAL ASLAN 12B 18 17 13,75 7 7 5,25 0 9 -2,25 25 33 16,75 190,798 11 82 642 5099 309127

83 432 MİRAÇ KOÇ 12C 15 17 10,75 7 8 5,00 4 10 1,50 1 7 -0,75 27 42 16,50 190,403 5 83 644 5116 309615

84 79 BERAT GÖLBAŞI 12C 16 24 10,00 4 16 0,00 10 30 2,50 7 13 3,75 37 83 16,25 189,925 6 84 646 5132 310170

85 229 YASEMİN AKBAŞ 12B 8 17 3,75 9 6 7,50 5 2 4,50 22 25 15,75 189,078 12 85 650 5163 311194

86 183 RÜMEYSA ÖZDAL 12A 14 18 9,50 9 11 6,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 24 33 15,75 188,370 16 86 651 5188 312033

87 32 HÜLYA BOZDEMİR 12E 15 19 10,25 6 4 5,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 22 30 14,50 184,448 16 87 660 5290 316344

88 630 ZİLAN SABIRLI 12B 11 14 7,50 8 8 6,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 21 28 14,00 183,295 13 88 665 5329 317496

89 396 FURKAN BAYAT 12E 13 14 9,50 6 9 3,75 1 3 0,25 20 26 13,50 181,545 17 89 668 5371 319296

90 240 ZEYNEP EFETEKİN 12B 16 11 13,25 16 11 13,25 180,293 14 90 670 5414 320404

91 250 MEHMET DEMİRTOSUN 12E 13 5 11,75 13 5 11,75 175,958 18 91 680 5506 324239

92 501 ÖMER SERVET YENİGÜL12C 11 8 9,00 2 7 0,25 5 16 1,00 18 31 10,25 171,785 7 92 687 5597 327503

93 92 ZÜLEYHA YABAŞ 12A 10 18 5,50 5 10 2,50 0 1 -0,25 15 29 7,75 164,680 17 93 692 5737 332199

94 171 NAZLI BALKAYA 12B 4 27 -2,75 8 12 5,00 3 2 2,50 15 41 4,75 156,703 15 94 698 5869 336788

95 655 ASYA GÖRENTAŞ 12A 8 27 1,25 2 15 -1,75 4 4 3,00 2 7 0,25 16 53 2,75 150,153 18 95 699 5948 340046

96 680 TÜLAY BİRAY 12B 9 31 1,25 6 14 2,50 1 11 -1,75 2 18 -2,50 18 74 -0,50 140,228 16 96 700 6013 344158
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 96 710 6176 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 22,1 12,4 19,03 9,4 6,0 7,86 3,5 4,3 2,47 1,7 3,1 0,91 36,7 25,7 30,27 230,990

KATILIMLAR

1 1144 FATMANUR ÇELİKHASI 12P 33 6 31,50 7 5 5,75 12 5 10,75 16 4 15,00 68 20 63,00 328,765 1 1 170 912 58468

2 0 ŞENAY CUDİ 12* 33 6 31,50 13 2 12,50 9 7 7,25 8 8 6,00 63 23 57,25 311,040 1 2 189 1165 78570

3 1112 ESRA ZENGİ 12* 38 1 37,75 13 7 11,25 5 1 4,75 56 9 53,75 299,418 2 3 204 1364 94455

4 1001 MELEK ERDEMİR 12P 34 6 32,50 16 4 15,00 7 5 5,75 57 15 53,25 298,590 2 4 207 1377 95686

5 1118 ESRA BAŞBUĞA 12P 31 9 28,75 14 5 12,75 10 4 9,00 1 0 1,00 56 18 51,50 293,833 3 5 210 1454 102695

6 1165 ŞÜKRAN ÇAKAR 12P 29 10 26,50 11 2 10,50 9 2 8,50 8 9 5,75 57 23 51,25 293,560 4 6 211 1458 103146

7 1210 NİSA OĞUZHAN 12P 32 5 30,75 15 5 13,75 6 2 5,50 53 12 50,00 289,003 5 7 216 1551 110362

8 1179 FATMA GEÇER 12A 27 11 24,25 10 7 8,25 13 7 11,25 7 8 5,00 57 33 48,75 286,273 1 8 219 1602 114759

9 922 HAYRUNİSA ÇINARBAY 12A 31 4 30,00 12 2 11,50 7 3 6,25 1 6 -0,50 51 15 47,25 280,775 2 9 233 1706 124394

10 300 ASİYE ÇAKAR 12P 25 10 22,50 11 2 10,50 8 6 6,50 9 9 6,75 53 27 46,25 279,020 6 10 234 1745 127594

11 1141 MELİSA İLAYDA DURU 12* 33 6 31,50 11 6 9,50 6 3 5,25 50 15 46,25 277,580 3 11 239 1789 130202

12 1164 NURULLAH ASLAN 12P 31 9 28,75 13 7 11,25 5 3 4,25 3 5 1,75 52 24 46,00 277,253 7 12 240 1794 130817

13 1170 ZENNUR AĞIRTAŞ 12P 27 10 24,50 17 3 16,25 5 8 3,00 2 5 0,75 51 26 44,50 273,235 8 13 247 1888 138536

14 178 ZEHRA GÜMÜŞ 12A 29 9 26,75 15 3 14,25 3 4 2,00 1 0 1,00 48 16 44,00 271,443 3 14 251 1936 141955

15 1136 EDA NUR T 12* 28 9 25,75 11 5 9,75 8 0 8,00 47 14 43,50 270,023 4 15 255 1969 144813

16 0 AHMET BEDİRHAN BULUT12P 20 15 16,25 15 2 14,50 6 7 4,25 9 5 7,75 50 29 42,75 269,303 9 16 259 1987 146243

17 1142 NUR ALEYNA AKMAN 12* 30 8 28,00 10 2 9,50 5 2 4,50 3 10 0,50 48 22 42,50 266,730 5 17 266 2061 151357

18 1133 HÜSEYİN AKKUŞ 12* 31 8 29,00 10 10 7,50 5 4 4,00 3 4 2,00 49 26 42,50 266,660 6 18 267 2064 151496

19 1173 YAĞMUR TUNÇ 12P 27 4 26,00 15 3 14,25 2 3 1,25 1 3 0,25 45 13 41,75 264,715 10 19 275 2123 155573

20 221 YELİZ AYDEDE 12E 26 10 23,50 14 3 13,25 4 8 2,00 1 3 0,25 45 24 39,00 256,735 1 20 297 2357 172787

21 1130 İSLAM ENGİN 12P 23 9 20,75 12 5 10,75 5 4 4,00 5 7 3,25 45 25 38,75 256,458 11 21 300 2370 173413

22 1160 HANIMCAN AÇIKGÖZ 12P 25 14 21,50 3 0 3,00 12 1 11,75 4 7 2,25 44 22 38,50 255,565 12 22 306 2399 175470

23 118 BÜŞRA İLHAN 12B 25 11 22,25 12 4 11,00 6 2 5,50 0 1 -0,25 43 18 38,50 255,368 1 23 307 2408 175938

24 1176 EBRAR BARIŞ 12* 27 10 24,50 11 4 10,00 4 6 2,50 42 20 37,00 250,555 7 24 321 2564 186739

25 1159 AYŞE AKBAŞ 12* 25 11 22,25 10 7 8,25 5 3 4,25 2 1 1,75 42 22 36,50 249,408 8 25 326 2602 189523

26 181 REYHAN ARV 12B 29 6 27,50 11 8 9,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 41 17 36,75 249,400 2 26 328 2604 189558

27 1058 HİLAL DÜZTAŞ 12P 27 8 25,00 8 7 6,25 3 4 2,00 4 4 3,00 42 23 36,25 248,345 13 27 332 2637 192007

28 201 YUSRA ŞEKER 12 26 10 23,50 13 4 12,00 1 6 -0,50 1 1 0,75 41 21 35,75 246,940 1 28 336 2679 195235

29 0 CEYLAN ŞAHİN 12* 24 11 21,25 5 1 4,75 7 4 6,00 5 6 3,50 41 22 35,50 246,588 9 29 337 2689 196057

30 86 MEDİE  GÖK 12E 29 9 26,75 8 11 5,25 3 2 2,50 1 0 1,00 41 22 35,50 245,773 2 30 339 2722 197913

31 1151 GÜLFİDAN SAKİN 12A 26 10 23,50 5 1 4,75 5 10 2,50 6 9 3,75 42 30 34,50 243,285 4 31 352 2803 203834

32 1166 ZİLAN GÜLER 12P 25 13 21,75 11 8 9,00 5 5 3,75 0 1 -0,25 41 27 34,25 242,598 14 32 360 2830 205461

33 0 GÜLTEN ÖZDEMİR 12E 27 12 24,00 11 3 10,25 38 15 34,25 242,315 3 33 361 2842 206135

34 0 ROJBİN YİĞİT 12* 26 7 24,25 4 4 3,00 10 4 9,00 0 8 -2,00 40 23 34,25 242,203 10 34 362 2845 206427

35 1149 HACER KORKUÇ 12* 24 15 20,25 13 7 11,25 4 11 1,25 2 3 1,25 43 36 34,00 242,098 11 35 364 2854 206663

36 1129 MUHAMMED DEMİR 12P 20 13 16,75 8 1 7,75 11 8 9,00 39 22 33,50 240,993 15 36 368 2902 209363

37 205 ŞİLAN COŞKUN 12A 28 9 25,75 10 8 8,00 0 2 -0,50 38 19 33,25 239,048 5 37 375 2981 213892

38 303 İPEK ÇEKER 12B 28 7 26,25 8 5 6,75 1 5 -0,25 1 3 0,25 38 20 33,00 238,258 3 38 381 3013 215767

39 399 RÜMEYSA KILINÇ 12E 22 13 18,75 7 4 6,00 10 9 7,75 39 26 32,50 237,713 4 39 385 3040 217073

40 193 SUDENAZ COŞKUN 12A 23 15 19,25 13 5 11,75 1 0 1,00 1 2 0,50 38 22 32,50 237,668 6 40 386 3043 217171

41 52 ALİ YİĞİT 12E 24 7 22,25 11 7 9,25 3 4 2,00 0 4 -1,00 38 22 32,50 237,218 5 41 388 3058 218277

42 660 FİLİZ SEVİNÇ 12A 25 10 22,50 9 4 8,00 3 7 1,25 1 3 0,25 38 24 32,00 235,725 7 42 394 3127 221905

43 1145 NEHİR GÜLER 12* 22 13 18,75 12 8 10,00 4 5 2,75 1 3 0,25 39 29 31,75 235,458 12 43 396 3135 222567

44 0 AYŞAGÜL ASLAN 12* 23 14 19,50 12 5 10,75 2 3 1,25 37 22 31,50 234,595 13 44 400 3180 224678

45 225 ELANUR COŞKUN 12A 25 13 21,75 11 9 8,75 2 3 1,25 1 5 -0,25 39 30 31,50 234,293 8 45 403 3199 225407

46 132 MUHAMMEDD 12D 21 16 17,00 15 5 13,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 37 23 31,25 234,155 1 46 405 3209 225740

47 123 SEVDE MANTAŞ 12B 22 11 19,25 13 5 11,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 36 19 31,25 233,893 4 47 408 3221 226324

48 1048 AYŞENUR BOZDEMİR 12P 23 17 18,75 9 9 6,75 4 11 1,25 7 12 4,00 43 49 30,75 232,588 16 48 421 3279 229486
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69 35 IŞIL AYDEMİR 12E 19 17 14,75 12 8 10,00 0 1 -0,25 0 4 -1,00 31 30 23,50 211,013 13 69 546 4271 277007

70 304 ASLI YİĞİT 12A 18 21 12,75 9 4 8,00 2 0 2,00 29 25 22,75 209,048 13 70 559 4363 280679

71 165 NAZLICAN BALIK 12 20 16 16,00 7 9 4,75 1 4 0,00 2 0 2,00 30 29 22,75 208,705 3 71 560 4377 281311

72 361 MUHAMMED ATİŞ 12C 16 9 13,75 8 9 5,75 3 3 2,25 27 21 21,75 205,898 1 72 574 4512 286435

73 194 DUYGU Y RÜK 12B 21 16 17,00 8 7 6,25 0 5 -1,25 1 5 -0,25 30 33 21,75 205,465 9 73 576 4536 287307

74 420 ASYA İŞLEK 12E 17 13 13,75 9 4 8,00 0 3 -0,75 26 20 21,00 203,633 14 74 589 4617 290459

75 103 SERHAT ARSLAN 12C 18 15 14,25 7 4 6,00 2 6 0,50 0 1 -0,25 27 26 20,50 202,048 2 75 595 4675 293105

76 222 DİLARA ALKIŞ 12A 18 17 13,75 6 3 5,25 1 0 1,00 25 20 20,00 200,613 14 76 601 4733 295333

77 424 ZİLAN ŞAHBUDAK 12A 18 17 13,75 9 8 7,00 0 4 -1,00 27 29 19,75 199,858 15 77 605 4772 296540

78 1091 NİSA GÜLBAY 12B 15 20 10,00 10 5 8,75 2 5 0,75 1 5 -0,25 28 35 19,25 198,825 10 78 611 4806 298161

79 435 EYÜP YAVUZZZ 12E 16 12 13,00 9 8 7,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 26 27 19,25 198,445 15 79 615 4830 298752

80 385 FERHAT BATUR ATAŞ 12C 14 11 11,25 7 4 6,00 2 4 1,00 0 2 -0,50 23 21 17,75 194,123 3 80 631 4969 304862

81 489 EREN ÖZTUNÇ 12C 11 9 8,75 8 12 5,00 3 3 2,25 2 2 1,50 24 26 17,50 193,773 4 81 634 4982 305370

82 204 HİLAL ASLAN 12B 18 17 13,75 7 7 5,25 0 9 -2,25 25 33 16,75 190,798 11 82 642 5099 309127

83 432 MİRAÇ KOÇ 12C 15 17 10,75 7 8 5,00 4 10 1,50 1 7 -0,75 27 42 16,50 190,403 5 83 644 5116 309615

84 79 BERAT GÖLBAŞI 12C 16 24 10,00 4 16 0,00 10 30 2,50 7 13 3,75 37 83 16,25 189,925 6 84 646 5132 310170

85 229 YASEMİN AKBAŞ 12B 8 17 3,75 9 6 7,50 5 2 4,50 22 25 15,75 189,078 12 85 650 5163 311194

86 183 RÜMEYSA ÖZDAL 12A 14 18 9,50 9 11 6,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 24 33 15,75 188,370 16 86 651 5188 312033

87 32 HÜLYA BOZDEMİR 12E 15 19 10,25 6 4 5,00 0 2 -0,50 1 5 -0,25 22 30 14,50 184,448 16 87 660 5290 316344

88 630 ZİLAN SABIRLI 12B 11 14 7,50 8 8 6,00 2 5 0,75 0 1 -0,25 21 28 14,00 183,295 13 88 665 5329 317496

89 396 FURKAN BAYAT 12E 13 14 9,50 6 9 3,75 1 3 0,25 20 26 13,50 181,545 17 89 668 5371 319296

90 240 ZEYNEP EFETEKİN 12B 16 11 13,25 16 11 13,25 180,293 14 90 670 5414 320404

91 250 MEHMET DEMİRTOSUN 12E 13 5 11,75 13 5 11,75 175,958 18 91 680 5506 324239

92 501 ÖMER SERVET YENİGÜL12C 11 8 9,00 2 7 0,25 5 16 1,00 18 31 10,25 171,785 7 92 687 5597 327503

93 92 ZÜLEYHA YABAŞ 12A 10 18 5,50 5 10 2,50 0 1 -0,25 15 29 7,75 164,680 17 93 692 5737 332199

94 171 NAZLI BALKAYA 12B 4 27 -2,75 8 12 5,00 3 2 2,50 15 41 4,75 156,703 15 94 698 5869 336788

95 655 ASYA GÖRENTAŞ 12A 8 27 1,25 2 15 -1,75 4 4 3,00 2 7 0,25 16 53 2,75 150,153 18 95 699 5948 340046

96 680 TÜLAY BİRAY 12B 9 31 1,25 6 14 2,50 1 11 -1,75 2 18 -2,50 18 74 -0,50 140,228 16 96 700 6013 344158

                                                2 / 3



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 96 710 6176 353399

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,2 10,0 20,72 9,8 4,9 8,59 9,1 4,7 7,89 4,6 4,4 3,50 46,7 24,0 40,70 259,390

Okul Ortalaması 22,1 12,4 19,03 9,4 6,0 7,86 3,5 4,3 2,47 1,7 3,1 0,91 36,7 25,7 30,27 230,990

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN BALIK 165 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,705 259,390 3 71 560 4377 281311

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 3 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 17,75 19,03 20,72

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,50 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 1,02 1,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,58 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,00 7,86 8,59

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 0,75 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,19 1,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,00 0,53 1,10

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,92 0,91 3,50

Toplam: 120 30 29 22,75 19 28,42 30,27 40,70

TYT Türkçe  ECaCBBdbb ACaCdDEAeBEDecbCdb AEceCAAe a

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal e dd ceAcc a dBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik ae   e B             e                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen               B  E  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BALLI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,998 259,390 2 59 496 3821 256321

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 3 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 17,75 19,03 20,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,50 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,92 1,02 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,58 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,00 7,86 8,59

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 0,75 2,47 7,89

Toplam: 120 34 29 26,75 22 28,42 30,27 40,70

TYT Türkçe EECeC aADb c CCb bAaBEDbaECbDabEceCAde e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BaEADedAcbCae BCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik dc a D   a Db A      B                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSRA ŞEKER 201 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,940 259,390 1 28 336 2679 195235

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 3 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 17,75 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,92 1,02 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,58 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,00 7,86 8,59

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 0,75 2,47 7,89

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,92 0,91 3,50

Toplam: 120 41 21 35,75 30 28,42 30,27 40,70

TYT Türkçe bBEECDCBbD AB  bCCDEAbBEDCacbbDdbE BCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADd aD DaABAC cDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik      a  a    c    b        B  c  d      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  a              B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞAGÜL ASLAN 0 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,595 259,390 13 44 400 3180 224678

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 4,25 2,47 7,89

Toplam: 120 37 22 31,50 26 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe bECeCBBADbdbbCe eEAeaED BEaeDBAE aCAABAe

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B EADe eDc dAABCBDAb     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik               c a    B  C   d           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AKBAŞ 1159 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,408 259,390 8 25 326 2602 189523

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 4,25 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,19 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,19 1,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,73 0,53 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,30 0,91 3,50

Toplam: 120 42 22 36,50 30 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe bECeC BbDb A CCCDEAbdEDCBdCaDBAdeBCbAB D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal c EADeae  CCAdeCBDdD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik aB D  e D  D      a  B                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen             d B A   

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE DİK 1178 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,293 259,390 14 49 423 3292 230153

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 4,25 2,47 7,89

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,19 0,19 1,25

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,38 0,19 1,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,73 0,53 1,10

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 1,30 0,91 3,50

Toplam: 120 36 22 30,50 25 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe aECeC BeDecb CCeDEACaEDCdECeDBAa d   e  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal                CBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBd BD    bDA e                         

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen      Cab  C eEeCbEED

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLAN ŞAHİN 0 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,588 259,390 9 29 337 2689 196057

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 4,25 2,47 7,89

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,19 0,19 1,25

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,38 0,19 1,15

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,73 0,53 1,10

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 1,30 0,91 3,50

Toplam: 120 41 22 35,50 30 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe EECeCBBADAddaCCCDdAC Ec BaCCb AE  CAdeeD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal             A  CBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB     Ba d    B    aeC C      B        

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen c     Cc  bABdBd  Ee

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRA BAŞAK 1273 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,925 259,390 16 53 437 3365 233426

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 4,25 2,47 7,89

Toplam: 120 35 18 30,50 25 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECeC d DeBACCC aEAeBEDaBdCbDaAEAeCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ba   cc  AeA dADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik      a b                                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR BARIŞ 1176 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,555 259,390 7 24 321 2564 186739

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 4,25 2,47 7,89

Toplam: 120 42 20 37,00 31 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe EECDCBBbcbBA CCCDEACcEDbBcCdDaAEAeCAAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  C A   eecCCAABCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik      ec D  eb   Cb   B  Cc              

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA NUR T 1136 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,023 259,390 4 15 255 1969 144813

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 4,25 2,47 7,89

Toplam: 120 47 14 43,50 36 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe aECeCBBADbBAaCC DEA BEDCBdCdDacEAdCAAB D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B dcD eAD  dAAeCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik    D   B   DAA  C       CB              

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ZENGİ 1112 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
299,418 259,390 2 3 204 1364 94455

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 1 37,75 94 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 4,25 2,47 7,89

Toplam: 120 56 9 53,75 45 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe eBEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEA CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaddEcADdeBACCADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik   BB D  C    c                B         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER KORKUÇ 1149 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,098 259,390 11 35 364 2854 206663

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 4 11 1,25 3 4,25 2,47 7,89

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,19 0,19 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,38 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,73 0,53 1,10

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 1,30 0,91 3,50

Toplam: 120 43 36 34,00 28 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe EECeCBBbcbedbCCdDEACaEDbBdCCDaAEdeCAAB b

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BadADeCAceCeAABCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik dBdcaeac  de    C        B  C         cd

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  a    d   C d B     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN AKKUŞ 1133 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,660 259,390 6 18 267 2064 151496

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 4,25 2,47 7,89

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,19 0,19 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,38 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,73 0,53 1,10

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,30 0,91 3,50

Toplam: 120 49 26 42,50 35 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe eBaECeC ADDABbCCCCDEACcEDCBECCDdAEedCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AacbEcdDeAeACCeDbbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik    BaD    e C    B     aa C             

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eC c  EB    d   c   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA İLAYDA DURU 1141 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,580 259,390 3 11 239 1789 130202

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 4,25 2,47 7,89

Toplam: 120 50 15 46,25 39 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe EECDC BbDABAaaCCDEAbBdDCBECbDBAEABCAABAD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal daEAaDdA  CaAdBCBD D     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBd     b  Dd   C       CB              

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÜLER 1145 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,458 259,390 12 43 396 3135 222567

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 4,25 2,47 7,89

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,19 0,19 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,38 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,73 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 1,30 0,91 3,50

Toplam: 120 39 29 31,75 26 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe aECeC Bb d d aCCDEACBEDbBECCbaAddBCAbe D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal dbaADDaADbCbddBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik    cB   D    Ae    A e  d              a

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen      e    d e B     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA ÖZTÜRKCİ 1134 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,955 259,390 15 52 436 3363 233362

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 4,25 2,47 7,89

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,19 0,19 1,25

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,38 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,73 0,53 1,10

TYT Fen 20 5 13 1,75 9 1,30 0,91 3,50

Toplam: 120 41 43 30,25 25 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe ABaECeCa eDbBAbCCdDEACeEDdBcCbDaAEcdCAde

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADe dDbe ABdd cDbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik ecBB  BDaec d                           

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen bCaEbcddbcE dAeb eAd

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ALEYNA AKMAN 1142 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,730 259,390 5 17 266 2061 151357

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 4,25 2,47 7,89

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,19 0,19 1,25

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,38 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,73 0,53 1,10

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 1,30 0,91 3,50

Toplam: 120 48 22 42,50 35 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECbC  DcABeCCeCDEACBdDCBcCCDBAEABCAee

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aa       ABA CcDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik e  B    C D C d        B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen aCaa c  E   ebeaBdb 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJBİN YİĞİT 0 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,203 259,390 10 34 362 2845 206427

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 4,25 2,47 7,89

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,19 0,19 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,38 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,73 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 8 -2,00 -10 1,30 0,91 3,50

Toplam: 120 40 23 34,25 29 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe AB ECeC A DcBA CCCDEACeEDbBcCbDBAE  CA e

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal  a      ee     DbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik   BB    C c  DAAA a    B A    caB       

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen ad   ba dc    e    d

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENAY CUDİ 0 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,040 259,390 1 2 189 1165 78570

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,59 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,38 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,75 1,02 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,08 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 8,45 7,86 8,59

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 4,14 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 9 7 7,25 18 4,25 2,47 7,89

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,19 0,19 1,25

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,38 0,19 1,15

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,73 0,53 1,10

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 1,30 0,91 3,50

Toplam: 120 63 23 57,25 48 38,59 30,27 40,70

TYT Türkçe ABcECeCBbDDA ACCCCDEAbBEDCaECCDdAEABCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADd E    ABACdADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik  DaBaDcD bD  bAbeB C   B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CbDc bbBdcE   bbBCAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI YİĞİT 304 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,048 259,390 13 70 559 4363 280679

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 1,72 2,47 7,89

Toplam: 120 29 25 22,75 19 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe dECeCaBbcbdc CCbDEACaEDdBbCaDdAabeCAeeec

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BabbD       AdBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik                      B   B              

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA GÖRENTAŞ 655 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,153 259,390 18 95 699 5948 340046

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 27 1,25 3 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 15 -1,75 -9 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 1,72 2,47 7,89

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,12 0,19 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,11 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,28 0,53 1,10

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,51 0,91 3,50

Toplam: 120 16 53 2,75 2 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe ab eCacAaAdd  ebe  bdEaecbbdbcAbAededaAD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal aade D beeeb dadacbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik a  cB   D b d  B      C                 

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen ea b C D    c  e b e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 0 3 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 9 9
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 6 13
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA ALKIŞ 222 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,613 259,390 14 76 601 4733 295333

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,72 2,47 7,89

Toplam: 120 25 20 20,00 17 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe dECeC Bc bab CCCDEACaEDdBbCaDdbbeaCAde  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal          bbC  BCBDAa     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik                      B                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR COŞKUN 225 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,293 259,390 8 45 403 3199 225407

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 1,72 2,47 7,89

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,12 0,19 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,11 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,28 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,51 0,91 3,50

Toplam: 120 39 30 31,50 26 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe EECeC BADcBA CCCDEACcEebacCbDBAEdBbbAeeD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal eaEcDDdAeACeecBCBDcD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik                      ae C   e          B

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen    e bd   e B a     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GEÇER 1179 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,273 259,390 1 8 219 1602 114759

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 1,72 2,47 7,89

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,12 0,19 1,25

Kimya 7 2 3 1,25 18 0,11 0,19 1,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,28 0,53 1,10

TYT Fen 20 7 8 5,00 25 0,51 0,91 3,50

Toplam: 120 57 33 48,75 41 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECDCBbeDccddCCCDEACaEDbacCCD AE dCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aaadb c  ABdCCADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B aBbDaDdD B a AeBC   Bc ACB            

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen dC E bddEeE e e BCcE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİZ SEVİNÇ 660 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,725 259,390 7 42 394 3127 221905

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 1,72 2,47 7,89

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,28 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,51 0,91 3,50

Toplam: 120 38 24 32,00 27 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe  ECeCBBADbBA aCCDd CBEDCBECbbdAE eCdbBA 

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal      DCAcc dd BCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik   bac DBb  c    e    d                 B

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  c e        d B     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLFİDAN SAKİN 1151 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,285 259,390 4 31 352 2803 203834

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 1,72 2,47 7,89

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,12 0,19 1,25

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,11 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,28 0,53 1,10

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 0,51 0,91 3,50

Toplam: 120 42 30 34,50 29 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECeC   DcBA CedDEACBEDbBECCbcAcdBCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal A              DAdBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik cea  D D  a C A e a    c  C   a  d a    

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CbDE bbdEeE   edBeb 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA ÇINARBAY 922 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,775 259,390 2 9 233 1706 124394

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 1,72 2,47 7,89

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,28 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 0,51 0,91 3,50

Toplam: 120 51 15 47,25 39 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe EEC C BADeBA CCCDEAeBED BECbDdAEABCAAB D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B EA  dA   CAABCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik aBaD D  b   A        B   B  C           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen c db C b       d   e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 0 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YILDIZHAN 73 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,798 259,390 9 50 430 3320 231378

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 1,72 2,47 7,89

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,28 0,53 1,10

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,51 0,91 3,50

Toplam: 120 39 33 30,75 26 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe EECeCcBA b b CCCDdACeE bBdCCDBAEAeCAAB D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d acabdAe bCddBCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik B  D e  a CeAc       e   d     d        

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  a Dabe     d e  E  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MER E YILDIZHAN 4 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,603 259,390 12 67 537 4194 273898

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 1,72 2,47 7,89

Toplam: 120 31 27 24,25 20 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe AB ECeC  DDc A CCCDdcbBEcbBdCCDBAd dCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AadabbA deBc adDbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik e   c d        d e            B         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM TE T*Ş 167 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,973 259,390 10 63 508 3920 260689

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 1,72 2,47 7,89

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,11 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,28 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 0,51 0,91 3,50

Toplam: 120 33 27 26,25 22 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe ABbEC C AD d d CCCcEAb ED ebCCe Adb CAeB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaBaEceDCAB Ca DdCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik                     e c   e  aB         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen     b  c    a   ce d

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÖZDAL 183 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,370 259,390 16 86 651 5188 312033

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 1,72 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,28 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,51 0,91 3,50

Toplam: 120 24 33 15,75 13 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe AB Eaeb   ab c CCCDEAdaEbda CdbaAcb CAde

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AeBabbcDdAedCaADbbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik aba          e                          

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen                 B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 5 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN COŞKUN 205 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,048 259,390 5 37 375 2981 213892

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 7,22 7,86 8,59

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,11 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,51 0,91 3,50

Toplam: 120 38 19 33,25 28 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe EECeCBBADcBb CCCDEACBEDCaECbDdAEd CAAe e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal e aADedAcb dAAeCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Fen           e d       

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ COŞKUN 193 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,668 259,390 6 40 386 3043 217171

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,72 2,47 7,89

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,28 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,51 0,91 3,50

Toplam: 120 38 22 32,50 27 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe bBEECeCc  ceeACCCCDEAbBEDaBaCdDddEceCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD d beDCABbCCbDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik                        B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen   c         e   B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA KARABAŞ 25 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,123 259,390 11 65 533 4175 272867

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 1,72 2,47 7,89

Toplam: 120 31 27 24,25 20 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe EECeC dA ced CCCDEACBEcbdcbda AEeBCAAe b

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   EAcDCAc  ddbBbBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik a         bb    da   d  C               

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA GÜMÜŞ 178 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
271,443 259,390 3 14 251 1936 141955

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 1,72 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,28 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,51 0,91 3,50

Toplam: 120 48 16 44,00 37 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECDCB DacB CCCCDEAbcEDCecCCDdAddBCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADc ED DCABdCCADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik    B D ee       b  b   B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen                 B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN ŞAHBUDAK 424 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,858 259,390 15 77 605 4772 296540

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,22 7,86 8,59

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 1,56 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,17 0,04 0,93

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 1,72 2,47 7,89

Toplam: 120 27 29 19,75 16 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe bBEEC Cae Dcae CCeDbAdcE eabCCb AEbeCAAa

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal dcB EedD ABA edDbbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik     d  a                 ea             

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLEYHA YABAŞ 92 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,680 259,390 17 93 692 5737 332199

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 18 5,50 14 18,21 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,04 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,17 1,02 1,44

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,40 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,61 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 10 2,50 13 7,22 7,86 8,59

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,28 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,51 0,91 3,50

Toplam: 120 15 29 7,75 6 27,67 30,27 40,70

TYT Türkçe dB ECed ee c   bCaaEbea D BbCCc A   bedd

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal daaCEc e  e  bdDbCBc     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Fen        d            

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 4 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 3 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 4 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA SAHİK 246 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,435 259,390 6 57 459 3524 241596

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 0,88 2,47 7,89

Toplam: 120 36 28 29,00 24 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe bECeC BAaABdeaCCDEAbedDdaECbDcAdbBCAAece

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B EADDCAc CdAdeCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik        e ca A   a    B d                

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA BARIŞ 54 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,218 259,390 5 56 451 3445 237410

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,88 2,47 7,89

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,19 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,17 0,53 1,10

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 -0,09 0,91 3,50

Toplam: 120 35 21 29,75 25 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe aECbC Bbab A CCCDEACaEDeBECbDddacBCAABAb

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal a  A DdA   CddeCBD D     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  Ba   b                                 

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen D   b         B     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA İLHAN 118 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,368 259,390 1 23 307 2408 175938

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 0,88 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,19 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,08 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,17 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,09 0,91 3,50

Toplam: 120 43 18 38,50 32 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe bBbECDCBdDDbdAb CCDdACBEDCac CDaAd  CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal bD  Ec  aeBACCADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B cBa            B     BCA              

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen                 e   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU Y RÜK 194 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,465 259,390 9 73 576 4536 287307

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 0,88 2,47 7,89

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,19 0,19 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,08 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,17 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 -0,09 0,91 3,50

Toplam: 120 30 33 21,75 18 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe bB EbeCBAacbBbebCaDEACBEDbcaCbDBAE  CAce

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADd dDbDaee    DAbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik a      ae              a    b           

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  b  b  d    a  dB   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE  OKYAY 84 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,270 259,390 7 60 498 3858 257917

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 16 14,00 35 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,88 2,47 7,89

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 0,19 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,08 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,17 0,53 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 -0,09 0,91 3,50

Toplam: 120 33 26 26,50 22 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe bBbECeC eD b A CdCDEAeaEDbdbCaDdAdc CA e

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaB EcbDecBA CcDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik   B     e    e                          

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  e     d    C   B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 6 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ASLAN 204 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,798 259,390 11 82 642 5099 309127

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 0 8 -2,00 -7 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 0 9 -2,25 -6 0,88 2,47 7,89

Toplam: 120 25 33 16,75 14 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe aECcCBBbcbcd CCCcbAbaEDda CCa AE  CAbebD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   cAccdcD   A dCBDdD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  c   ecab d   d             b       d   

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İPEK ÇEKER 303 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,258 259,390 3 38 381 3013 215767

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 0,88 2,47 7,89

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,17 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 -0,09 0,91 3,50

Toplam: 120 38 20 33,00 28 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECDCBADDdBA CCCDEAC  ad  CbbaAdABCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aa  Ec baAeA   DA BD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik    B  ce      be       d                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen      c d        Be  

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 3 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI BALKAYA 171 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,703 259,390 15 94 698 5869 336788

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 27 -2,75 -7 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 0,88 2,47 7,89

Toplam: 120 15 41 4,75 4 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe Ebdb cBbadadeddebcce abbB bd ee be A   b

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal ddEAcedebAdbdABbeDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  Ba c     CD                            

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 6 9
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 5 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÜLBAY 1091 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,825 259,390 10 78 611 4806 298161

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 0,88 2,47 7,89

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,19 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,17 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 -0,09 0,91 3,50

Toplam: 120 28 35 19,25 16 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe bBaECDC   abcA aCdaEAe EDCaECbbdA*bebbce

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD  EccD A d CADAbeD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik  e     ea         b    B  C   c         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen dae   ad        B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM ÇİFTÇİ 1175 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,585 259,390 8 64 523 4067 267900

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 0,88 2,47 7,89

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,19 0,19 1,25

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,08 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,17 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 7 -1,75 -9 -0,09 0,91 3,50

Toplam: 120 33 31 25,25 21 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe  EC C BADbcA CCCDEAbaEDbBEdbDabEAeCeAe D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal dadA DdADb   bB          

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik aB    Dcb  cA        d  C  C   d        

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen aa a e c  e d       

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN ARV 181 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,400 259,390 2 26 328 2604 189558

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,88 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,19 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,17 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,09 0,91 3,50

Toplam: 120 41 17 36,75 31 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe EECeC BA bd aCCdDEACdEDCBECCDBAEA CAAB D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d aADDeAcAedbABCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik a     a              B                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen             d       

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE MANTAŞ 123 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,893 259,390 4 47 408 3221 226324

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,88 2,47 7,89

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 0,19 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,08 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,17 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,09 0,91 3,50

Toplam: 120 36 19 31,25 26 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe  EaeCBBA dB abCCDaAdBEDbBECbb Ad  CAAB D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal a EdDDdAcACC bBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik                      d                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen    b      C d       

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLAY BİRAY 680 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
140,228 259,390 16 96 700 6013 344158

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 1 11 -1,75 -6 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 11 -1,75 -4 0,88 2,47 7,89

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,19 0,19 1,25

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 -0,08 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,17 0,53 1,10

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,09 0,91 3,50

Toplam: 120 18 74 -0,50 0 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe dBbEdcCadeDeccbeCeabeCddbaedCeaebEbcbAdd

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal dadCEceceAddebdDACcc     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik a dad de   a adA d     e                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen ebeEbeddacbCbcecdded

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 8 27
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 6 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN AKBAŞ 229 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,078 259,390 12 85 650 5163 311194

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 17 3,75 9 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 0,88 2,47 7,89

Toplam: 120 22 25 15,75 13 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe A  b c a  c  cb bCDdb cE b b CDd Eec Abc

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal bD bEc  acB  CdDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B  Ba   e        B     BC               

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 4 18
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 5 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EFETEKİN 240 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,293 259,390 14 90 670 5414 320404

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 14,39 19,03 20,72

Toplam: 120 16 11 13,25 11 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe dECaCBBbabBcaCCeeEbC EDCBcCC            

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 1 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 2 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN SABIRLI 630 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,295 259,390 13 88 665 5329 317496

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 16 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 14 7,50 19 14,39 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,48 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,94 1,02 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,28 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,31 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,02 7,86 8,59

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,92 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,04 0,93

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 0,88 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,19 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,08 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,17 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,09 0,91 3,50

Toplam: 120 21 28 14,00 12 22,19 30,27 40,70

TYT Türkçe AB Eb    Db eA aeCDbddad bB Cda     CA e

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal da  EcdDeABAd  aACeD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik c  B    b   C b e   c                   

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen             a       

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 5 27
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 4 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT GÖLBAŞI 79 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,925 259,390 6 84 646 5132 310170

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 7 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 11,11 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,07 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,93 1,02 1,44

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 -0,32 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,32 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 16 0,00 0 4,00 7,86 8,59

Matematik-1 30 9 21 3,75 13 2,00 2,43 6,96

Geometri 10 1 9 -1,25 -13 -0,43 0,04 0,93

TYT Matematik 40 10 30 2,50 6 1,57 2,47 7,89

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,00 0,19 1,25

Kimya 7 3 4 2,00 29 0,36 0,19 1,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,18 0,53 1,10

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 0,54 0,91 3,50

Toplam: 120 37 83 16,25 14 17,21 30,27 40,70

TYT Türkçe AaEaCebcceDbdcaCCCDEACecbbedabbcAbAeCAdB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AedCbceDaedeabdabeBe     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik dDacEbcDaaeeCadAdabCebaBCdaBdecaedaebEda

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eabbCaEBcDEbeeadcbAE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 7 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 1 0
Kare 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
Prizmalar 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÖZTUNÇ 489 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,773 259,390 4 81 634 4982 305370

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 7 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 11,11 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,07 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,93 1,02 1,44

Felsefe 5 1 4 0,00 0 -0,32 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 4,00 7,86 8,59

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,00 2,43 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,43 0,04 0,93

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 1,57 2,47 7,89

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,00 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,18 0,53 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,54 0,91 3,50

Toplam: 120 24 26 17,50 15 17,21 30,27 40,70

TYT Türkçe EECDCcBAaeaACCC               dd    de a

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal deacDDdeDbCbddaCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik   b    B          e  B      C          c

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen a   E b       B     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 2 18
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 2 13
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT BATUR ATAŞ 385 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
194,123 259,390 3 80 631 4969 304862

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 7 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 11 11,25 28 11,11 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,07 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,93 1,02 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,32 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,32 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 4,00 7,86 8,59

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,00 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,43 0,04 0,93

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 1,57 2,47 7,89

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,00 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,18 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,54 0,91 3,50

Toplam: 120 23 21 17,75 15 17,21 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECaC  ec Bd  CbDdACad  a Cb aAE      

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aa  dD DaA     D CBa     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik   a b      a D    d    B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen d  c                

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 2 27
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 0 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ KOÇ 432 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,403 259,390 5 83 644 5116 309615

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 7 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 11,11 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,07 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,93 1,02 1,44

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 -0,32 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,32 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 4,00 7,86 8,59

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 2,00 2,43 6,96

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 -0,43 0,04 0,93

TYT Matematik 40 4 10 1,50 4 1,57 2,47 7,89

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,00 0,19 1,25

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,36 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,18 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,54 0,91 3,50

Toplam: 120 27 42 16,50 14 17,21 30,27 40,70

TYT Türkçe AaEaCebc eDb c CCCDEA ecb e d bcA AeCAdB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal dDBCdcbD Acd ac  C D     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik dcac    a   C  Ad      BC  a  c  d     d

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen d   ba e   eC   a  d

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 4 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ATİŞ 361 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,898 259,390 1 72 574 4512 286435

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 7 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 11,11 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,07 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,93 1,02 1,44

Felsefe 5 1 1 0,75 15 -0,32 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,32 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 9 5,75 29 4,00 7,86 8,59

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,00 2,43 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,43 0,04 0,93

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 1,57 2,47 7,89

Toplam: 120 27 21 21,75 18 17,21 30,27 40,70

TYT Türkçe EECDC BAa  c CC DEA         DcddedCAdB a

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal deaAaDdeDbCb   CBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik   b    B          e  B      C          c

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 1 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SERVET YENİGÜL 501 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,785 259,390 7 92 687 5597 327503

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 7 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 8 9,00 23 11,11 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,07 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,93 1,02 1,44

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,32 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,32 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1 4,00 7,86 8,59

Matematik-1 30 5 14 1,50 5 2,00 2,43 6,96

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,43 0,04 0,93

TYT Matematik 40 5 16 1,00 3 1,57 2,47 7,89

Toplam: 120 18 31 10,25 9 17,21 30,27 40,70

TYT Türkçe bBEECaC  bDdBbdCbCDEb                   

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal dDBa cbe  e e            

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik a   abaDC  abDb A deb  aCe ac cd        

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 1 9
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT ARSLAN 103 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,048 259,390 2 75 595 4675 293105

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 7 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 11,11 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,07 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,93 1,02 1,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,32 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,32 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 4,00 7,86 8,59

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 2,00 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,43 0,04 0,93

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 1,57 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,36 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,18 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,54 0,91 3,50

Toplam: 120 27 26 20,50 17 17,21 30,27 40,70

TYT Türkçe EECeC aADb c CCdDEA ecb ecCabcAEAeCAdB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   EdDa A b a   CBDA      

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik dc     d  C   d         Ca  a           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen               a     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDD 132 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
234,155 259,390 1 46 405 3209 225740

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 1 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 17,00 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,02 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 13,75 7,86 8,59

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,75 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,75 2,47 7,89

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,25 0,91 3,50

Toplam: 120 37 23 31,25 26 31,25 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECeC  DcAcd CCeDEAbBdDbdabCbaAdcBCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADabEcADaABAbCADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik  b      C                               

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen       a             

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 7 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİ YİĞİT 52 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,218 259,390 5 41 388 3058 218277

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,35 7,86 8,59

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 1,21 2,43 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 1,10 2,47 7,89

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,08 0,91 3,50

Toplam: 120 38 22 32,50 27 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe cB ECDC   Db   CCCDdACe D BECbDaAEcBCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADe EbeDdAeA bADdCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B ad    C    b             B  a         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen dbba                

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 0 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA İŞLEK 420 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,633 259,390 14 74 589 4617 290459

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,35 7,86 8,59

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,21 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 1,10 2,47 7,89

Toplam: 120 26 20 21,00 18 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe  EC CBBbDbcAbCCCDb   E d c  bBAdd CAeeeD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  ebAaD Ac  C   CBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik    e                 d    d             

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 4 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 4 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÖZÇİÇEK 55 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,568 259,390 8 55 440 3376 234270

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,35 7,86 8,59

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,21 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 1,10 2,47 7,89

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,08 0,91 3,50

Toplam: 120 36 23 30,25 25 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECeCB bDeBedCCCDdACBEDbBcCbDBA cebAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADeda c aABb CeDbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B       d              c                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  C                  

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP YAVUZZZ 435 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,445 259,390 15 79 615 4830 298752

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 12 13,00 33 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 7,35 7,86 8,59

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,21 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 1,10 2,47 7,89

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,33 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,08 0,91 3,50

Toplam: 120 26 27 19,25 16 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe AB E bC      cdbCe dACBEDbadCbD AE  CAde

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD abcbaCAB  CeDAbaD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik ca          e                           

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen d      d       cBa  

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BAYAT 396 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,545 259,390 17 89 668 5371 319296

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 7,35 7,86 8,59

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,08 0,91 3,50

Toplam: 120 20 26 13,50 11 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe A  EeeC        CeCbaAae Dea CCDdAEe bbeB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD ab c CdBdbdbDbC       

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Fen  e ddD              

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 0 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEN ÖZDEMİR 0 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,315 259,390 3 33 361 2842 206135

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,35 7,86 8,59

Toplam: 120 38 15 34,25 29 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe AcEECeCBbeDcBdCCCCDEACaEDdaECbDdAE eCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aca      ABACCADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÜRKMEZ 89 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,705 259,390 12 68 543 4237 275657

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,35 7,86 8,59

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,21 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,10 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,19 1,15

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,33 0,53 1,10

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,08 0,91 3,50

Toplam: 120 29 21 23,75 20 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe aECeC cbDbBA  C  EAC EDaa CbbaAdA CAAe D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  acAaDCe   ac BCBD D     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik                      e                  

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen           a d B  E  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA BOZDEMİR 32 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,448 259,390 16 87 660 5290 316344

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 7,35 7,86 8,59

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,21 2,43 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 1,10 2,47 7,89

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,08 0,91 3,50

Toplam: 120 22 30 14,50 12 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe aEbeC BAc dd bdCDaAdBED a bbbaAEceCAce D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   Eb e e      BCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik                      d                 c

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  c b de   d   B     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 5 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL AYDEMİR 35 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,013 259,390 13 69 546 4271 277007

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,35 7,86 8,59

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,21 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,10 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,33 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,08 0,91 3,50

Toplam: 120 31 30 23,50 20 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe aE eC BbDAdd CCeDcAbBEDbBcCbcaAEbBCcAe e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal daEAaDCAcbCCcdBCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik           d                             

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen           e d ce    

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİE  GÖK 86 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,773 259,390 2 30 339 2722 197913

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 7,35 7,86 8,59

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 1,21 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 1,10 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,08 0,91 3,50

Toplam: 120 41 22 35,50 30 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe ABaECeC  DDbBACbCCDEACBEDbBECaDaAEcdCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aac EebbdABdCdeDbbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik         C D d  e  C                     

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen                 B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE İNAN 179 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,018 259,390 9 61 499 3866 258460

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,35 7,86 8,59

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 1,21 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 1,10 2,47 7,89

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,08 0,91 3,50

Toplam: 120 33 26 26,50 22 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe cBaECeC  eDb A CeCcEcCadDdBECCccAE  CAde

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aa a    beBAC  DACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik       c   a  De A C   Ba  C             

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  bc  c              

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET DEMİRTOSUN 250 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,958 259,390 18 91 680 5506 324239

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 5 11,75 29 17,53 19,03 20,72

Toplam: 120 13 5 11,75 10 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECDC   bbdA CCbDEAe                  

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 0 18
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 0 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET MUSAB ARSLAN 403 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,875 259,390 11 66 536 4186 273366

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 6 12,50 31 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 7,35 7,86 8,59

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 1,21 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 1,10 2,47 7,89

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,12 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,33 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,08 0,91 3,50

Toplam: 120 28 16 24,00 20 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe  ECeC BAD  c CCebEA aEDa          CA    

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  dEAD  Ac   bd CBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik        Ba     A  b  aBC  a              

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  a   bC             

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 1 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 1 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZ ATAY 386 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,088 259,390 6 51 434 3356 233052

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 7,35 7,86 8,59

Toplam: 120 35 18 30,50 25 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe aECeC BbDb eCCCCDEACcEDaBECbDaAEcBCAAB a

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal dbaAa aA  CdA BCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJNUR TANRITANIR 575 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,593 259,390 7 54 439 3375 234195

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 7,35 7,86 8,59

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 1,21 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 1,10 2,47 7,89

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,08 0,91 3,50

Toplam: 120 37 27 30,25 25 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe bBbECeC ADDcBAaCCCeEAbaEDdB CbDdAE  CAA 

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal A c  cbD ABACCdDbbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik c  BbD b     b      b       d           

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen db c   d        B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 1 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 0 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KILINÇ 399 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,713 259,390 4 39 385 3040 217073

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 7,35 7,86 8,59

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 1,21 2,43 6,96

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 -0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 10 9 7,75 19 1,10 2,47 7,89

Toplam: 120 39 26 32,50 27 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe aECeC BbDb A CCbDdACaEDdacbCD AEAdCAAB a

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   EAc       AdeCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  B D       DAbe aC   BC CB  Cecd   c  bc

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜHEYLA SAYAR 394 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,788 259,390 10 62 500 3875 258956

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,35 7,86 8,59

Toplam: 120 32 22 26,50 22 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECeCB cDb AbCCaDEAbaEDaadbCbdAd  CAeB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBaEc  ecBACCeDAbeD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ AYDEDE 221 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,735 259,390 1 20 297 2357 172787

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 18 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 17,53 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,25 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,88 1,02 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,78 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,44 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 7,35 7,86 8,59

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 1,21 2,43 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,11 0,04 0,93

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 1,10 2,47 7,89

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,12 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,33 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,08 0,91 3,50

Toplam: 120 45 24 39,00 33 26,06 30,27 40,70

TYT Türkçe aECDC BbbA  CaCCDdAbBEDbBECCDdAEAdCAAe D

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal ddEA D ADA CAdBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik cB D be   ae         BC d   b          d

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen      a    b d B     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BEDİRHAN BULUT 0 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,303 259,390 9 16 259 1987 146243

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 6 7 4,25 11 5,32 2,47 7,89

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 50 29 42,75 36 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe ABcECeC A ee c CC DEACBEDbBbadDaAbeeCAde

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal bDB ED DCABA dADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik aDaB        C d A  ba  a   B  aE        

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen CC c aEBE b C DdBC b

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 2 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE ÇAKAR 300 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,020 259,390 6 10 234 1745 127594

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 5,32 2,47 7,89

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 9 9 6,75 34 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 53 27 46,25 39 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe EECeCBBbD c CCCCDEACeEDbB CCDaAd  CAeeAc

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal    ADD   b CAAeCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik Bc  d D b abe ABC    B  C              B

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen DdbbECCcE ecBd dAEdD

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 2 0 67
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR BOZDEMİR 1048 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,588 259,390 16 48 421 3279 229486

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 17 18,75 47 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 4 11 1,25 3 5,32 2,47 7,89

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 2 4 1,00 14 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 43 49 30,75 26 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe bBcECeCBdbebedCaCdDEACBEcaBbCCDaAEAeCAAa

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal c a aDeeeABdCbADeCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik dcBBac b  b  Db        dC     a cd      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eCDaCcEdEbE dbebedcE

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 1 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 1 0 100
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA BAŞBUĞA 1118 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,833 259,390 3 5 210 1454 102695

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 5,32 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 56 18 51,50 43 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe bBEECDCBAcDedAaCCdDEAeBEDCBdCCDBAEeBCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADc EDbceABdCCADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik eDBBaD  C b   Ad  C      AC      B      

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen        B            

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ÇELİKHASI 1144 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,765 259,390 1 1 170 912 58468

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 5,32 2,47 7,89

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 6 1 5,75 82 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 68 20 63,00 53 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe EECDCBBdDAcdCCCCDEACBEDCBECCD AEABCAeBda

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   aAD ee c d   CBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBED  cB   ed  B     BC CB  bD        bB

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen bcbDECCDECeABEBCAEED

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 1 0 100
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANIMCAN AÇIKGÖZ 1160 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,565 259,390 12 22 306 2399 175470

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 0 3,00 15 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 3 0 3,00 30 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 5,32 2,47 7,89

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 44 22 38,50 32 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe ABaECeCBeDDbcb CCeDdACBEDdcECbDBAEeeCAbB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal                 ACB      

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B BBE  D  D  DA e      B      B  BE     

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen C  E  Edbcc e  Ecd  

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 1 0 100
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL DÜZTAŞ 1058 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,345 259,390 13 27 332 2637 192007

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 5,32 2,47 7,89

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 42 23 36,25 30 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe EECcC BcDAc CbCCDEACBEDdBECaDcAd BCAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d bAbb A   dAABbBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  B  Bb ec            B      a           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  Ebc Cb       B  dE 

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSLAM ENGİN 1130 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,458 259,390 11 21 300 2370 173413

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 9 20,75 52 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 5,32 2,47 7,89

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 45 25 38,75 32 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe  ECaC BAbb   CCC EAeBEDdB CCDdAEceCAAeA 

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B EbDDdAc C AdBCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  B   be   a AA B     eC                 

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen cc bE  cc e d BCAE  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 2 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ERDEMİR 1001 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
298,590 259,390 2 4 207 1377 95686

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 5,32 2,47 7,89

Toplam: 120 57 15 53,25 44 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe EECDCBBADbdAaCCCDEAeBEDbBECCDBAdABCAABAD

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BdEADDeADACaAABCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BB   D db  ed  B C   B  C              a

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED DEMİR 1129 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,993 259,390 15 36 368 2902 209363

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 13 16,75 42 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 5,32 2,47 7,89

Toplam: 120 39 22 33,50 28 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe bECeC Becb   CCCDEAeBEDbBcCbc AEABCbbe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal            CAdBCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBcDBDe a  DAe BCbD  a Ab   a           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 1 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA OĞUZHAN 1210 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,003 259,390 5 7 216 1551 110362

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,32 2,47 7,89

Toplam: 120 53 12 50,00 42 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe EECDC BbDeBc CCCDEACBEDCBECaDBAEABCAAB e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BeEbDeCAccCCAABCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik    D  DB   bA     a  BC                 

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 8 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR GÜR 1115 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,463 259,390 17 58 489 3745 253052

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,37 7,86 8,59

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 34 26 27,50 23 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe EEC CBBADbd bCeeaEACBEDbaECbDaAEeeCA B e

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  a Aa dADcCdAeBCBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Fen D bcdbe     e       

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH ASLAN 1164 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,253 259,390 7 12 240 1794 130817

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 5,32 2,47 7,89

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 52 24 46,00 38 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECeCBeDDABAbCCCDEACBEDbaECaDBcEbBCAeB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AadaEcdeCeBACCADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik Be B D D    bD         c                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eec  bEd    C   B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN ÇAKAR 1165 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,560 259,390 4 6 211 1458 103146

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 5,32 2,47 7,89

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 3 3 2,25 32 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 57 23 51,25 43 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe EECeCdBA AdACCCaDEACaEDaBbCCDdAEAeCAABAa

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal   EA e dD  CA BCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik BBE  D BD  b       A BC b               

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen bE  ECdeECe dEBebdEe

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 9 2 82
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TUNÇ 1173 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,715 259,390 10 19 275 2123 155573

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 4 26,00 65 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 5,32 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 45 13 41,75 35 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECeC  D     CCCDEAaeEDCBECbDBAE  CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADB dcAD ABAbCADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B  B a    b                   c         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen        d    e   B  c

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZENNUR AĞIRTAŞ 1170 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,235 259,390 8 13 247 1888 138536

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 5,32 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 51 26 44,50 37 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe ABEECDC  D edACaCdDbAeBEDdBECbDBAEAaCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBaEcADbABACCADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik BaBBab D  a a                daE       d

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen             bbeEBdc 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN GÜLER 1166 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,598 259,390 14 32 360 2830 205461

Puanı Hesaplanan: 96 702 6050 346142

Katılımlar: 17 96 710 6176 353399

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 24,25 19,03 20,72

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,72 1,36 1,73

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,31 1,02 1,44

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,97 1,78 1,85

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,37 3,71 3,56

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,37 7,86 8,59

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 4,99 2,43 6,96

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,34 0,04 0,93

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 5,32 2,47 7,89

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,12 0,19 1,25

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,65 0,19 1,15

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,22 0,53 1,10

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,99 0,91 3,50

Toplam: 120 41 27 34,25 29 42,93 30,27 40,70

TYT Türkçe ABcEC CBcD bBACaCCDEAeBEDCadCbDBAEcdbAce

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AadCaaADaeBdC ADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik ceBBEac     CaA                         

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen                 d   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
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