
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AROMAT YAYINLARI TYT 0 156 281 764 21892

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,9 8,1 24,88 11,3 4,3 10,28 14,0 4,3 12,87 5,0 3,6 4,12 57,2 20,3 52,15 294,130

Okul Ortalaması 23,2 10,6 20,54 9,9 6,0 8,44 5,2 4,4 4,04 1,9 2,9 1,14 40,1 23,9 34,16 240,700

KATILIMLAR

1 1144 FATMANUR ÇELİKHASI 12A 37 2 36,50 12 5 10,75 18 5 16,75 12 8 10,00 79 20 74,00 361,135 1 1 67 137 4117

2 1118 ESRA BAŞBUĞA 12B 38 2 37,50 18 1 17,75 15 5 13,75 71 8 69,00 345,505 1 2 86 205 5534

3 1023 ŞENAY CUDİ 12A 32 7 30,25 14 1 13,75 15 4 14,00 6 9 3,75 67 21 61,75 324,703 2 3 107 300 7665

4 300 ASİYE ÇAKAR 12A 29 9 26,75 13 5 11,75 13 3 12,25 10 4 9,00 65 21 59,75 319,328 3 4 112 319 8276

5 1051 MERAL BURTA 12A 31 7 29,25 15 2 14,50 16 2 15,50 2 7 0,25 64 18 59,50 317,898 4 5 113 325 8436

6 1179 FATMA GEÇER 12A 34 4 33,00 11 4 10,00 12 5 10,75 7 5 5,75 64 18 59,50 317,630 5 6 115 328 8480

7 1001 MELEK ERDEMİR 12B 37 3 36,25 15 5 13,75 10 4 9,00 62 12 59,00 315,468 2 7 117 339 8704

8 1165 ŞÜKRAN ÇAKAR 12A 30 10 27,50 11 3 10,25 10 4 9,00 12 5 10,75 63 22 57,50 312,505 6 8 119 349 9015

9 1141 MELİSA İLAYDA DURU 12B 34 4 33,00 15 3 14,25 11 2 10,50 60 9 57,75 312,115 3 9 120 351 9063

10 1112 ESRA ZENGİ 12B 34 5 32,75 14 6 12,50 11 0 11,00 59 11 56,25 307,618 4 10 121 370 9541

11 1119 NİSANUR YILDIZ 12A 31 7 29,25 12 4 11,00 10 7 8,25 9 7 7,25 62 25 55,75 306,853 7 11 122 374 9630

12 1166 ZİLAN GÜLER 12B 34 5 32,75 16 2 15,50 10 5 8,75 0 4 -1,00 60 16 56,00 306,823 5 12 123 376 9635

13 118 BÜŞRA İLHAN 12A 33 7 31,25 16 2 15,50 9 5 7,75 1 0 1,00 59 14 55,50 305,588 8 13 125 381 9761

14 1134 NİDA ÖZTÜRKCİ 12A 31 8 29,00 12 5 10,75 11 3 10,25 7 11 4,25 61 27 54,25 302,235 9 14 129 394 10171

15 1170 ZENNUR AĞIRTAŞ 12A 29 7 27,25 17 0 17,00 3 6 1,50 9 9 6,75 58 22 52,50 297,278 10 15 130 411 10746

16 0 HAYRUNİSA 12A 32 6 30,50 13 4 12,00 9 4 8,00 3 4 2,00 57 18 52,50 296,665 11 16 131 413 10807

17 1129 MUHAMMED DEMİR 12A 28 8 26,00 13 5 11,75 14 1 13,75 2 5 0,75 57 19 52,25 296,445 12 17 133 415 10846

18 0 CEYLAN ŞAHİN 12A 32 5 30,75 9 4 8,00 10 3 9,25 5 3 4,25 56 15 52,25 295,968 13 18 134 419 10912

19 1184 YAREN ERDEMİŞ 11A 29 10 26,50 12 5 10,75 12 11 9,25 7 6 5,50 60 32 52,00 295,815 1 19 135 420 10927

20 1164 NURULLAH ASLAN 12B 33 7 31,25 12 8 10,00 10 4 9,00 2 0 2,00 57 19 52,25 295,813 6 20 136 421 10928

21 1115 SILANUR GÜL 12A 30 9 27,75 12 4 11,00 9 1 8,75 5 2 4,50 56 16 52,00 295,613 14 21 137 422 10944

22 1168 ZEHRA KURTBECE 12B 33 5 31,75 14 6 12,50 9 5 7,75 56 16 52,00 294,913 7 22 138 423 11030

23 1207 İREM GÜLAÇTI 11A 35 4 34,00 15 4 14,00 1 9 -1,25 6 8 4,00 57 25 50,75 291,005 2 23 141 440 11467

24 660 FİLİZ SEVİNÇ 12A 33 3 32,25 13 5 11,75 8 6 6,50 54 14 50,50 290,318 15 24 142 446 11548

25 1138 AHMET BEMİRHAN BULUT12A 28 9 25,75 13 6 11,50 10 9 7,75 6 8 4,00 57 32 49,00 286,793 16 25 144 457 11968

26 86 MEDİNE GÖK 12E 32 8 30,00 15 4 14,00 6 5 4,75 53 17 48,75 285,325 1 26 146 462 12138

27 1130 İSLAM ENGIN    D 12A 27 8 25,00 13 4 12,00 9 5 7,75 5 7 3,25 54 24 48,00 283,840 17 27 149 467 12291

28 1110 TAHA GÜNEŞ 11A 29 10 26,50 13 7 11,25 8 12 5,00 7 7 5,25 57 36 48,00 283,725 3 28 150 469 12309

29 1242 AHMET ABUKAN 11A 30 6 28,50 13 5 11,75 10 4 9,00 2 13 -1,25 55 28 48,00 283,205 4 29 151 471 12382

30 0 YAĞMUR TUNÇ 12B 28 8 26,00 17 2 16,50 5 3 4,25 1 0 1,00 51 13 47,75 282,865 8 30 152 472 12420

31 1199 ENSAR ERTAŞ 11A 30 6 28,50 9 5 7,75 10 2 9,50 3 5 1,75 52 18 47,50 281,815 5 31 153 477 12541

32 1069 RABİA GÜLAÇTI 11A 27 9 24,75 11 6 9,50 8 4 7,00 7 4 6,00 53 23 47,25 281,718 6 32 154 479 12549

33 1159 AYŞE AKBAŞ 12B 33 4 32,00 14 3 13,25 3 7 1,25 1 0 1,00 51 14 47,50 281,330 9 33 155 482 12593

34 178 ZEHRA GÜMÜS 12A 32 7 30,25 14 4 13,00 3 4 2,00 2 0 2,00 51 15 47,25 280,843 18 34 156 483 12641

35 1133 HÜSEYİN AKKUŞ 12B 29 10 26,50 15 4 14,00 8 6 6,50 52 20 47,00 280,495 10 35 157 484 12674

36 1142 NUR ALEYNA AKMAN   30 9 27,75 12 4 11,00 6 8 4,00 5 5 3,75 53 26 46,50 278,973 1 36 158 488 12870

37 1160 HANIMCAN AÇIKGÖZ 12A 25 11 22,25 7 1 6,75 11 3 10,25 7 4 6,00 50 19 45,25 276,003 19 37 160 504 13202

38 1210 NİSA OĞUZHAN 12B 29 10 26,50 14 6 12,50 6 7 4,25 2 0 2,00 51 23 45,25 275,290 11 38 161 506 13304

39 1151 GÜLFİDAN SAKİN 12A 25 12 22,00 13 5 11,75 5 1 4,75 6 3 5,25 49 21 43,75 271,475 20 39 162 519 13731

40 1054 İBRAHİM ORUNÇ 11A 30 9 27,75 8 9 5,75 9 9 6,75 5 5 3,75 52 32 44,00 271,423 7 40 163 520 13735

41 1212 HAVİN KAYA 11B 29 10 26,50 14 6 12,50 8 6 6,50 0 6 -1,50 51 28 44,00 271,375 1 41 164 521 13740

42 1126 AYŞEGÜL ASLAN 12B 29 8 27,00 14 4 13,00 5 4 4,00 48 16 44,00 271,370 12 42 165 522 13741

43 411 GÜLTEN ÖZDEMİR 12E 34 5 32,75 13 5 11,75 0 1 -0,25 47 11 44,25 271,368 2 43 166 523 13743

44 1145 NEHİR GÜLER 12B 28 10 25,50 16 3 15,25 6 10 3,50 0 3 -0,75 50 26 43,50 270,025 13 44 167 526 13890

45 1220 MERYEM GÖK 11A 29 7 27,25 10 6 8,50 7 3 6,25 3 6 1,50 49 22 43,50 269,888 8 45 168 527 13904

46 1194 İBRAHİM SAKA 11A 26 12 23,00 13 7 11,25 5 1 4,75 5 3 4,25 49 23 43,25 269,795 9 46 169 529 13915

47 150 RABİA ÖZHAN 11A 26 5 24,75 9 5 7,75 9 8 7,00 4 2 3,50 48 20 43,00 268,783 10 47 170 531 14035

48 1013 MİRAY DANIŞMAN 11A 22 9 19,75 7 8 5,00 18 9 15,75 3 5 1,75 50 31 42,25 267,098 11 48 171 539 14222
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Genel Ortalama 26,9 8,1 24,88 11,3 4,3 10,28 14,0 4,3 12,87 5,0 3,6 4,12 57,2 20,3 52,15 294,130
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KATILIMLAR

49 1048 AYŞENUR BOZDEMİR 12A 26 12 23,00 12 8 10,00 5 11 2,25 9 9 6,75 52 40 42,00 266,120 21 49 172 544 14352

50 1136 EDANNUR TEMİ EL 12B 30 9 27,75 13 6 11,50 3 0 3,00 46 15 42,25 265,988 14 50 173 545 14369

51 1176 EBRAR BARIŞ 12B 31 6 29,50 12 7 10,25 4 7 2,25 47 20 42,00 265,005 15 51 174 549 14482

52 1148 ROJBİN YİĞİT 12A 29 7 27,25 6 2 5,50 8 6 6,50 4 6 2,50 47 21 41,75 264,643 22 52 175 550 14520

53 1201 SÜMEYYE KIRAN 11B 29 10 26,50 13 6 11,50 3 3 2,25 3 7 1,25 48 26 41,50 263,935 2 53 176 553 14611

54 73 İREM YILDIZHAN 12A 24 11 21,25 12 5 10,75 9 1 8,75 1 2 0,50 46 19 41,25 263,833 23 54 177 555 14630

55 181 REYHAN ARVAS 12B 29 8 27,00 13 5 11,75 3 2 2,50 45 15 41,25 263,065 16 55 178 559 14724

56 1169 BARZAN AKIN 11B 28 12 25,00 12 8 10,00 7 4 6,00 47 24 41,00 262,570 3 56 179 560 14760

57 1273 EBRA BAŞAK 12B 31 7 29,25 13 4 12,00 1 5 -0,25 45 16 41,00 262,018 17 57 180 562 14824

58 335 MEVANUR ERYİĞİT 11A 27 10 24,50 11 6 9,50 7 6 5,50 1 0 1,00 46 22 40,50 261,165 12 58 182 565 14926

59 1219 FATMANUR A DIN 11B 30 5 28,75 13 3 12,25 2 6 0,50 1 8 -1,00 46 22 40,50 260,533 4 59 183 569 15007

60 1208 MERVE ÖZNUĞAN 11A 25 12 22,00 12 6 10,50 8 8 6,00 3 6 1,50 48 32 40,00 260,000 13 60 184 571 15070

61 1082 NİSANUR AYYILDIZ 11A 23 9 20,75 7 5 5,75 10 4 9,00 5 3 4,25 45 21 39,75 259,518 14 61 185 573 15120

62 1195 SEMA TALAY 11A 23 5 21,75 7 10 4,50 14 6 12,50 1 0 1,00 45 21 39,75 259,258 15 62 186 574 15163

63 1149 HACER KORKUÇ 12B 27 10 24,50 14 6 12,50 5 8 3,00 0 2 -0,50 46 26 39,50 258,085 18 63 187 579 15284

64 201 YUSRA ŞEKER 12B 29 9 26,75 12 6 10,50 3 3 2,25 44 18 39,50 257,813 19 64 188 581 15313

65 1053 HAMZA AOZKURT   23 15 19,25 14 5 12,75 6 8 4,00 4 5 2,75 47 33 38,75 256,633 2 65 189 583 15448

66 394 SÜHEYLA SAYAR 12E 24 9 21,75 15 4 14,00 4 4 3,00 43 17 38,75 256,198 3 66 190 584 15502

67 155 GÖKNUR DEMİR 12E 29 9 26,75 12 5 10,75 2 5 0,75 1 2 0,50 44 21 38,75 255,568 4 67 191 585 15574

68 1196 NİSA NUR GÜL 11A 23 10 20,50 10 5 8,75 4 6 2,50 8 6 6,50 45 27 38,25 255,110 16 68 192 586 15621

69 1216 ELİF URASLI 11B 26 9 23,75 13 5 11,75 3 2 2,50 1 4 0,00 43 20 38,00 253,673 5 69 193 589 15765

70 240 ZEYNEP EFETEKİN 12B 27 10 24,50 12 7 10,25 5 7 3,25 44 24 38,00 253,575 20 70 194 590 15780

71 707 ZEYNEP ŞEN 11C 28 8 26,00 12 7 10,25 2 2 1,50 42 17 37,75 252,625 1 71 195 593 15880

72 575 ROJNUR TANRITANIR 12E 22 9 19,75 15 2 14,50 2 6 0,50 3 2 2,50 42 19 37,25 252,028 5 72 196 595 15951

73 1093 HÜMEYRA İLHAN 11A 25 9 22,75 11 3 10,25 5 2 4,50 0 1 -0,25 41 15 37,25 251,528 17 73 197 596 15992

74 1211 ÇİĞDEM DURSUN 11A 28 3 27,25 7 3 6,25 5 6 3,50 1 3 0,25 41 15 37,25 250,963 18 74 198 598 16034

75 386 MUAZ ATAY 12E 28 10 25,50 13 6 11,50 41 16 37,00 250,425 6 75 199 600 16091

76 1147 MEDİNE ALTİN 11A 26 10 23,50 13 1 12,75 39 11 36,25 248,420 19 76 200 605 16274

77 1188 AYSEMA AKALIN 11A 28 11 25,25 6 2 5,50 5 2 4,50 1 2 0,50 40 17 35,75 246,703 20 77 201 609 16436

78 1223 MERYEM YAVUZ 11B 22 5 20,75 12 6 10,50 5 4 4,00 0 1 -0,25 39 16 35,00 244,993 6 78 202 610 16606

79 1146 PINAR TEBER 12B 24 14 20,50 10 8 8,00 7 5 5,75 41 27 34,25 242,770 21 79 203 616 16835

80 25 TUBA KARABAŞ 12A 25 14 21,50 14 5 12,75 2 8 0,00 41 27 34,25 242,640 24 80 204 618 16850

81 303 İPEK ÇEKER 12B 22 10 19,50 15 2 14,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 38 16 34,00 242,125 22 81 205 619 16884

82 165 NAZLICAN BALIK 12A 28 5 26,75 10 7 8,25 1 7 -0,75 39 19 34,25 241,958 25 82 206 620 16894

83 1091 NİSA GÜL 12B 24 10 21,50 12 2 11,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 38 16 34,00 241,875 23 83 207 622 16904

84 92 ZÜLEYHA YABAŞ 12 23 12 20,00 13 2 12,50 2 3 1,25 38 17 33,75 241,325 1 84 208 626 16951

85 104 ELA BALI 11A 23 12 20,00 10 9 7,75 7 4 6,00 1 4 0,00 41 29 33,75 241,325 21 84 208 626 16951

86 194 DUYGUU YÜRÜK 12B 26 14 22,50 8 9 5,75 4 4 3,00 3 2 2,50 41 29 33,75 241,100 24 86 210 629 16976

87 1213 MÜCAHİT BEKİR TAVLI 11A 9 9 6,75 9 8 7,00 20 3 19,25 0 2 -0,50 38 22 32,50 239,253 22 87 212 634 17137

88 1221 TÜLİN DEMİR 11B 25 12 22,00 9 8 7,00 5 4 4,00 39 24 33,00 238,800 7 88 213 635 17175

89 667 MUHAMMED SEKVAN 11C 23 15 19,25 13 5 11,75 4 18 -0,50 4 7 2,25 44 45 32,75 238,493 2 89 214 636 17200

90 83 ROJİN ŞAHBUDAK 11A 24 5 22,75 9 3 8,25 2 1 1,75 35 9 32,75 237,948 23 90 215 637 17248

91 123 SEVDE MANTAŞ 12B 26 6 24,50 8 7 6,25 1 0 1,00 35 13 31,75 234,700 25 91 216 647 17550

92 435 EYÜP YAVUZZ 12E 24 16 20,00 13 7 11,25 37 23 31,25 233,775 7 92 217 652 17639

93 167 MERYEM TEKTAŞ 12A 28 10 25,50 9 9 6,75 0 4 -1,00 37 23 31,25 233,060 26 93 218 654 17711

94 403 MEHMET MUSAB ARSLAN12E 24 11 21,25 11 3 10,25 0 2 -0,50 35 16 31,00 232,858 8 94 219 656 17733

95 103 SERHAT ARSLAN 12C 17 12 14,00 8 8 6,00 9 2 8,50 2 0 2,00 36 22 30,50 232,370 1 95 220 658 17777

96 274 YİĞİT BALLİ 12C 18 17 13,75 12 7 10,25 7 1 6,75 0 1 -0,25 37 26 30,50 232,313 2 96 221 659 17782
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel
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Genel Ortalama 26,9 8,1 24,88 11,3 4,3 10,28 14,0 4,3 12,87 5,0 3,6 4,12 57,2 20,3 52,15 294,130

Okul Ortalaması 23,2 10,6 20,54 9,9 6,0 8,44 5,2 4,4 4,04 1,9 2,9 1,14 40,1 23,9 34,16 240,700

KATILIMLAR

97 84 FERİDE  OKYAY 12B 25 11 22,25 10 7 8,25 1 3 0,25 1 4 0,00 37 25 30,75 231,973 26 97 222 661 17813

98 225 ELANUR COŞKUN 12A 25 12 22,00 11 8 9,00 0 2 -0,50 1 4 0,00 37 26 30,50 231,250 27 98 223 663 17874

99 55 EMRE GÖZÇİÇEK 12E 27 12 24,00 7 10 4,50 3 3 2,25 0 1 -0,25 37 26 30,50 230,980 9 99 224 665 17905

100 132 MUHAMMEDD 12D 23 16 19,00 11 7 9,25 4 8 2,00 38 31 30,25 230,885 1 100 225 666 17914

101 183 RÜMEYSA ÖZDAL 12A 24 10 21,50 10 6 8,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 35 19 30,25 230,590 28 101 226 667 17940

102 1189 DİLARA BİNGÖL 11B 21 16 17,00 10 8 8,00 7 8 5,00 38 32 30,00 230,390 8 102 227 669 17963

103 2 ALEYNA SAHİK 12B 26 12 23,00 10 9 7,75 1 6 -0,50 0 1 -0,25 37 28 30,00 229,600 27 103 228 670 18028

104 424 ZİLAN ŞAHBUDAK 12A 24 12 21,00 10 9 7,75 2 4 1,00 36 25 29,75 229,115 29 104 229 674 18072

105 4 MERVE YILDIZHAN 12A 24 15 20,25 12 6 10,50 0 8 -2,00 36 29 28,75 226,193 30 105 230 678 18326

106 420 ASYA İŞLEK 12E 20 15 16,25 11 6 9,50 2 2 1,50 1 1 0,75 34 24 28,00 224,478 10 106 231 679 18458

107 1161 HAYRUNİSA YILDIZ 11A 19 19 14,25 12 7 10,25 1 7 -0,75 6 8 4,00 38 41 27,75 224,113 24 107 232 680 18487

108 336 ÖZNUR ÖZDEMİR 11A 21 7 19,25 10 9 7,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 33 21 27,75 223,363 25 108 233 681 18534

109 1178 AYŞE DİK 12A 2 0 2,00 6 1 5,75 14 5 12,75 6 3 5,25 28 9 25,75 219,715 31 109 234 687 18803

110 385 FERHAT BATUR ATAŞ 12C 17 17 12,75 9 8 7,00 7 2 6,50 33 27 26,25 219,618 3 110 235 688 18810

111 179 MEDİNE İNAN 12E 23 14 19,50 6 3 5,25 2 1 1,75 31 18 26,50 219,495 11 111 236 689 18815

112 1175 ÖZLEM ÇİFTÇİ 12B 20 10 17,50 6 5 4,75 5 5 3,75 0 1 -0,25 31 21 25,75 217,480 28 112 237 692 18962

113 204 HİLAL ASLAN 12B 20 13 16,75 6 2 5,50 4 4 3,00 30 19 25,25 216,078 29 113 238 694 19051

114 193 SUDENAZ COŞKUN 12A 24 13 20,75 6 7 4,25 30 20 25,00 214,803 32 114 239 697 19122

115 1225 ŞEYMA ÇİFTÇİ 11B 21 11 18,25 9 7 7,25 0 4 -1,00 0 1 -0,25 30 23 24,25 212,853 9 115 240 698 19238

116 79 BERAT GÖLBAŞI 12C 17 23 11,25 10 10 7,50 14 26 7,50 2 18 -2,50 43 77 23,75 212,163 4 116 241 700 19285

117 54 BYZ ANUR BARIŞ 12B 22 16 18,00 6 8 4,00 2 4 1,00 1 1 0,75 31 29 23,75 211,415 30 117 242 701 19333

118 9 AYSEL TAYFUR 11A 15 10 12,50 12 4 11,00 1 2 0,50 0 4 -1,00 28 20 23,00 209,795 26 118 243 703 19433

119 396 FURKAN BAYAT 12E 20 16 16,00 9 8 7,00 2 4 1,00 0 4 -1,00 31 32 23,00 209,340 12 119 244 704 19464

120 501 ÖMER SERVET YENİGÜL12C 18 13 14,75 9 4 8,00 1 6 -0,50 28 23 22,25 207,278 5 120 245 707 19601

121 236 RUMEYSA ERYİĞİT 11A 19 17 14,75 10 5 8,75 0 4 -1,00 0 1 -0,25 29 27 22,25 207,268 27 121 246 708 19602

122 345 ZEYNO SABA 11A 21 11 18,25 4 0 4,00 25 11 22,25 206,823 28 122 247 709 19625

123 89 HATİCE ÜRKMEZ 12E 20 11 17,25 6 7 4,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 27 20 22,00 206,228 13 123 248 710 19660

124 24 SEMANUR YILMAZ 11A 16 21 10,75 11 5 9,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 30 36 21,00 204,073 29 124 249 712 19788

125 432 MİRAÇ KOÇ 12C 7 10 4,50 6 7 4,25 14 4 13,00 0 4 -1,00 27 25 20,75 204,040 6 125 250 713 19789

126 314 MERYEM ŞİRİNYAŞAR 11A 20 18 15,50 7 12 4,00 2 3 1,25 29 33 20,75 202,650 30 126 251 714 19864

127 1206 SENA NUR ÖZTAN 11A 13 5 11,75 5 3 4,25 4 2 3,50 2 4 1,00 24 14 20,50 202,423 31 127 252 715 19877

128 655 ASYA GÖRENTAŞ 12A 19 16 15,00 6 10 3,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 27 31 19,25 198,165 33 128 253 716 20087

129 361 MUHAMMED ATİŞ 12C 12 8 10,00 8 12 5,00 4 4 3,00 24 24 18,00 195,060 7 129 254 718 20220

130 229 YASEMİN AKBAŞ 12B 18 15 14,25 3 15 -0,75 5 4 4,00 1 2 0,50 27 36 18,00 194,528 31 130 255 719 20244

131 324 İLKNUR ÖZDEMİR 11A 18 10 15,50 6 9 3,75 0 5 -1,25 24 24 18,00 194,345 32 131 256 720 20254

132 222 DİLARA ALKIŞ 12A 17 21 11,75 9 11 6,25 0 1 -0,25 26 33 17,75 194,078 34 132 257 721 20273

133 18 KADRİYE ŞAHBUDAK 11A 12 12 9,00 8 5 6,75 2 11 -0,75 2 8 0,00 24 36 15,00 186,130 33 133 258 725 20571

134 1903 GÜLTEN NAZLI 12E 14 15 10,25 7 11 4,25 1 1 0,75 2 9 -0,25 24 36 15,00 185,958 14 134 259 726 20585

135 52 MUHAMMED ALİ YİĞİT 12E 16 11 13,25 2 2 1,50 18 13 14,75 184,823 15 135 260 727 20615

136 64 ZEYNEP ENGİN 11A 7 14 3,50 10 6 8,50 4 7 2,25 1 4 0,00 22 31 14,25 184,580 34 136 261 728 20625

137 146 SÜMEYYA CESUR 11C 16 14 12,50 5 12 2,00 0 6 -1,50 2 2 1,50 23 34 14,50 184,225 3 137 262 729 20639

138 133 HALİL ESMERAY 12D 14 24 8,00 9 11 6,25 23 35 14,25 183,995 2 138 263 730 20644

139 0 YASİN 11C 17 15 13,25 4 16 0,00 5 5 3,75 2 18 -2,50 28 54 14,50 183,968 4 139 264 731 20646

140 677 ESRA DİLER 11C 11 19 6,25 8 12 5,00 4 18 -0,50 6 14 2,50 29 63 13,25 181,303 5 140 265 733 20745

141 34 GÖNEY YAŞİN 12C 14 18 9,50 4 1 3,75 18 19 13,25 180,780 8 141 266 734 20768

142 171 NAZLI BALKAYA 12B 15 20 10,00 5 13 1,75 2 2 1,50 22 35 13,25 180,715 32 142 267 735 20771

143 489 EREN ÖZTUNÇ 12C 13 27 6,25 4 11 1,25 6 2 5,50 23 40 13,00 180,448 9 143 268 736 20778

144 207 SUDENAZ KUŞTUTAN 11A 12 11 9,25 6 8 4,00 0 5 -1,25 0 7 -1,75 18 31 10,25 171,683 35 144 269 740 21008
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 26,9 8,1 24,88 11,3 4,3 10,28 14,0 4,3 12,87 5,0 3,6 4,12 57,2 20,3 52,15 294,130

Okul Ortalaması 23,2 10,6 20,54 9,9 6,0 8,44 5,2 4,4 4,04 1,9 2,9 1,14 40,1 23,9 34,16 240,700

KATILIMLAR

145 388 RÜYAGÜL SOLU 11A 10 18 5,50 5 8 3,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 17 30 9,50 169,945 36 145 270 741 21055

146 0 ZİLAN SABIRLI 12B 8 23 2,25 6 13 2,75 4 4 3,00 2 6 0,50 20 46 8,50 167,398 33 146 271 743 21124

147 388 HELİN GÜLZ 11 8 12 5,00 3 17 -1,25 1 0 1,00 5 9 2,75 17 38 7,50 164,110 1 147 272 745 21195

148 499 FURKAN 12D 10 21 4,75 5 12 2,00 15 33 6,75 161,768 3 148 273 747 21240

149 122 HAMZA 11C 7 9 4,75 2 8 0,00 2 1 1,75 1 6 -0,50 12 24 6,00 159,483 6 149 274 748 21287

150 250 MEHMET DEMİPTOSUN 12E 6 1 5,75 6 1 5,75 158,618 16 150 275 749 21301

151 328 HİRANUR TOKMAK 11A 10 23 4,25 4 9 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 14 36 5,00 156,538 37 151 276 750 21330

152 415 YASİN         KAPLAN 11C 2 0 2,00 2 0 2,00 147,780 7 152 277 752 21451

153 58 DE RY YILMAZ 11A 8 25 1,75 3 13 -0,25 0 5 -1,25 4 10 1,50 15 53 1,75 147,118 38 153 278 754 21460

154 1217 HAMZA BAKIR 11B 9 20 4,00 6 13 2,75 3 23 -2,75 1 15 -2,75 19 71 1,25 145,145 10 154 279 756 21473

155 0   0 0 0,00

156 0   0 0 0,00
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