
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Görev 360 TYT  1. Deneme 105 105 469 9227

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 11,3 21,11 9,3 5,6 7,84 10,6 5,5 9,21 4,5 3,7 3,57 48,2 26,0 41,73 264,330

Okul Ortalaması 22,0 12,9 18,74 8,6 6,7 6,91 4,4 4,2 3,38 1,4 2,1 0,91 36,4 25,9 29,94 227,140

KATILIMLAR

1 1023 ŞENAY CUDİ 12P 34 6 32,50 12 3 11,25 13 7 11,25 6 8 4,00 65 24 59,00 316,115 1 1 1 90 1885

2 1144 FATMANUR ÇELİKHASI 12P 33 7 31,25 6 5 4,75 11 8 9,00 13 6 11,50 63 26 56,50 309,028 2 2 2 100 2137

3 1001 MELEK ERDEMİR 12P 32 8 30,00 16 4 15,00 12 5 10,75 60 17 55,75 306,465 3 3 3 107 2248

4 1165 ŞÜKRAN ÇAKAR 12P 30 8 28,00 5 2 4,50 7 8 5,00 14 3 13,25 56 21 50,75 292,155 4 4 4 143 2899

5 1118 ESRA BAŞBUĞA 12P 29 11 26,25 13 6 11,50 14 4 13,00 56 21 50,75 291,853 5 5 5 147 2918

6 300 ASİYE ÇAKAR 12P 31 5 29,75 10 5 8,75 12 5 10,75 4 11 1,25 57 26 50,50 290,693 6 6 6 151 2975

7 1119 NİSA YILDIZ 12P 26 9 23,75 15 2 14,50 10 4 9,00 4 10 1,50 55 25 48,75 286,198 7 7 7 158 3205

8 1170 ZENNUR AĞIRTAŞ 12* 28 10 25,50 16 3 15,25 2 4 1,00 8 10 5,50 54 27 47,25 281,600 1 8 8 167 3442

9 1051 MERAL BURTA 12P 29 10 26,50 12 6 10,50 12 11 9,25 3 10 0,50 56 37 46,75 279,760 8 9 9 174 3539

10 1151 GÜLFİDAN SAKİN 12P 30 9 27,75 11 5 9,75 8 4 7,00 4 10 1,50 53 28 46,00 277,373 9 10 10 178 3661

11 0 HAYRUNİSA ÇINARBAY 12P 29 8 27,00 13 5 11,75 7 6 5,50 3 7 1,25 52 26 45,50 275,950 10 11 11 183 3738

12 1138 AHMET BEDİRHAN BULUT12P 24 9 21,75 13 4 12,00 7 6 5,50 6 2 5,50 50 21 44,75 274,538 11 12 12 185 3821

13 1141 MELİSA İLAYDA DURU 12P 31 7 29,25 11 4 10,00 6 1 5,75 48 12 45,00 274,098 12 13 13 187 3839

14 118 BÜŞRA İLHAN 12B 28 11 25,25 13 5 11,75 8 1 7,75 49 17 44,75 273,863 1 14 14 188 3847

15 1149 HACER KORKUÇ 12P 25 13 21,75 17 3 16,25 8 9 5,75 1 1 0,75 51 26 44,50 273,593 13 15 15 189 3862

16 1143 CEYLAN ŞAHİN 12P 27 10 24,50 5 4 4,00 9 6 7,50 9 2 8,50 50 22 44,50 273,545 14 16 16 190 3865

17 1179 FATMA GEÇER 12P 27 13 23,75 8 5 6,75 12 9 9,75 6 8 4,00 53 35 44,25 272,708 15 17 17 192 3912

18 1115 SILANUR GÜL 12P 32 7 30,25 9 4 8,00 5 3 4,25 46 14 42,50 266,588 16 18 18 203 4246

19 178 ZEHRA GÜMÜŞ 12A 28 10 25,50 11 8 9,00 7 6 5,50 46 24 40,00 259,485 1 19 19 214 4640

20 1112 ESRA ZENGİ 12P 27 13 23,75 12 7 10,25 6 2 5,50 45 22 39,50 258,203 17 20 20 218 4715

21 1166 ZİLAN GÜLER 12P 27 13 23,75 12 8 10,00 7 6 5,50 46 27 39,25 257,448 18 21 21 219 4775

22 501 ÖMER S Y 12C 26 14 22,50 18 2 17,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 45 24 39,00 256,835 1 22 22 221 4814

23 1164 NURULLAH ASLAN 12P 28 12 25,00 13 7 11,25 5 7 3,25 0 4 -1,00 46 30 38,50 254,980 19 23 23 226 4923

24 86 MEDİNE GÖK 12E 28 10 25,50 11 7 9,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 43 19 38,25 254,190 1 24 24 228 4960

25 1133 HÜSEYİN AKKUŞ 12P 27 12 24,00 12 8 10,00 6 9 3,75 45 29 37,75 252,885 20 25 25 232 5053

26 1048 AYŞENUR BOZDEMİR 12* 24 16 20,00 12 5 10,75 5 10 2,50 7 11 4,25 48 42 37,50 252,820 2 26 26 233 5055

27 221 YELİZ AYDEDE 12E 28 8 26,00 10 8 8,00 5 6 3,50 43 22 37,50 251,870 2 27 27 236 5116

28 1136 EDA NUR TEMİZEL 12P 23 16 19,00 15 3 14,25 5 4 4,00 0 1 -0,25 43 24 37,00 251,260 21 28 28 239 5165

29 1126 AYŞEGÜL ASLAN 12P 27 11 24,25 12 5 10,75 3 4 2,00 42 20 37,00 250,588 22 29 29 241 5204

30 1134 NİDA ÖZTÜRKCİ 12P 16 8 14,00 11 6 9,50 10 5 8,75 7 11 4,25 44 30 36,50 250,580 23 30 30 242 5206

31 1178 AYŞE DİK 12P 18 12 15,00 6 5 4,75 13 3 12,25 5 4 4,00 42 24 36,00 248,930 24 31 31 250 5305

32 1159 AYŞE AKBAŞ 12P 24 12 21,00 12 7 10,25 6 2 5,50 0 2 -0,50 42 23 36,25 248,725 25 32 32 251 5317

33 1176 EBRAR BARIŞ 12P 25 12 22,00 10 7 8,25 6 0 6,00 41 19 36,25 248,615 26 33 33 252 5324

34 432 MİRAÇ KOÇ MZC 17 14 13,50 9 6 7,50 15 9 12,75 3 5 1,75 44 34 35,50 247,525 1 34 34 256 5395

35 181 REYHAN ARVAS 12B 27 12 24,00 10 6 8,50 3 1 2,75 40 19 35,25 245,335 2 35 35 263 5536

36 1273 EBRA BAŞAK 12P 29 10 26,50 8 5 6,75 2 1 1,75 39 16 35,00 244,255 27 36 36 266 5595

37 1053 EYYUBİ BOZKURT 12* 28 10 25,50 9 7 7,25 4 9 1,75 1 4 0,00 42 30 34,50 242,875 3 37 37 270 5680

38 385 FERHAT BATUR A T Ş 12C 20 10 17,50 13 5 11,75 6 8 4,00 1 1 0,75 40 24 34,00 242,435 2 38 38 271 5709

39 394 SÜHEYLA SAYAR 12E 26 7 24,25 10 4 9,00 3 9 0,75 39 20 34,00 241,528 3 39 39 272 5758

40 274 YİĞİT BALI   20 5 18,75 7 3 6,25 10 6 8,50 37 14 33,50 240,733 1 40 40 276 5816

41 1160 HANIMCAN AÇIKGÖZ 12P 20 19 15,25 2 4 1,00 14 1 13,75 4 3 3,25 40 27 33,25 240,563 28 41 41 277 5823

42 1173 YAĞMUR TUNÇ 12P 21 16 17,00 11 6 9,50 7 2 6,50 39 24 33,00 239,450 29 42 42 279 5878

43 1210 NİSA OĞUZHAN 12P 22 14 18,50 12 7 10,25 4 6 2,50 2 2 1,50 40 29 32,75 238,560 30 43 43 285 5932

44 1168 ZEHRA KURTBECE 12P 28 12 25,00 9 11 6,25 3 5 1,75 40 28 33,00 238,410 31 44 44 287 5939

45 1129 MUHAMMED DEMİR 12P 21 13 17,75 10 8 8,00 8 9 5,75 1 1 0,75 40 31 32,25 237,118 32 45 45 290 6019

46 0 BERAT GÖLBAŞI 12C 15 7 13,25 12 7 10,25 10 5 8,75 1 5 -0,25 38 24 32,00 236,908 3 46 46 292 6031

47 1130 İSLAM ENGİN 12P 21 13 17,75 10 8 8,00 7 12 4,00 4 7 2,25 42 40 32,00 236,423 33 47 47 293 6057

48 1091 NİSA GÜLBAY 12P 26 11 23,25 7 6 5,50 3 3 2,25 1 0 1,00 37 20 32,00 235,658 34 48 48 295 6113
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Görev 360 TYT  1. Deneme 105 105 469 9227

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 11,3 21,11 9,3 5,6 7,84 10,6 5,5 9,21 4,5 3,7 3,57 48,2 26,0 41,73 264,330

Okul Ortalaması 22,0 12,9 18,74 8,6 6,7 6,91 4,4 4,2 3,38 1,4 2,1 0,91 36,4 25,9 29,94 227,140

KATILIMLAR

49 660 FİLİZ SEVİNÇ 12A 27 12 24,00 10 9 7,75 2 7 0,25 39 28 32,00 235,520 2 49 49 296 6123

50 1142 NUR ALEYNA AKMAN 12P 23 14 19,50 6 6 4,50 6 6 4,50 5 7 3,25 40 33 31,75 235,480 35 50 50 297 6127

51 35 IŞIL AYDEMİR 12E 26 12 23,00 10 9 7,75 1 3 0,25 1 3 0,25 38 27 31,25 233,395 4 51 51 305 6263

52 1148 ROJBİN YİĞİT 12P 23 13 19,75 4 7 2,25 6 4 5,00 5 4 4,00 38 28 31,00 233,213 36 52 52 306 6279

53 246 ALEYNA SAHİK 12B 24 15 20,25 12 8 10,00 2 6 0,50 38 29 30,75 232,233 3 53 53 308 6324

54 1175 ÖZLEM ÇİFTÇİ 12P 26 12 23,00 6 5 4,75 4 5 2,75 36 22 30,50 231,120 37 54 54 309 6391

55 1146 PINAR TEBER 12P 24 13 20,75 8 8 6,00 4 4 3,00 36 25 29,75 229,148 38 55 55 312 6523

56 399 R MEYSA KILINÇ 12E 26 11 23,25 8 8 6,00 2 6 0,50 36 25 29,75 228,823 5 56 56 313 6544

57 411 GÜLTEN ÖZDEMİR   27 9 24,75 6 5 4,75 33 14 29,50 227,873 2 57 57 317 6589

58 194 DUYGU *RÜK 12B 23 16 19,00 8 11 5,25 4 6 2,50 3 3 2,25 38 36 29,00 227,200 4 58 58 318 6624

59 1145 NEHİR GÜLER 12P 23 15 19,25 11 9 8,75 4 11 1,25 0 1 -0,25 38 36 29,00 227,068 39 59 59 319 6635

60 386 MUAZ ATAY 12E 24 15 20,25 10 7 8,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 36 28 29,00 226,928 6 60 60 320 6642

61 361 MUHAMMED ATİŞ 12C 16 4 15,00 11 2 10,50 4 3 3,25 31 9 28,75 226,875 4 61 61 321 6644

62 167 MERYEM TEKT Ş 12A 25 13 21,75 8 10 5,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 36 28 29,00 226,743 3 62 62 322 6651

63 132 MUHAMMEDD 12D 26 10 23,50 8 11 5,25 34 21 28,75 225,770 1 63 63 323 6691

64 123 SEVDE MANTAŞ 12B 24 11 21,25 8 10 5,50 2 1 1,75 34 22 28,50 225,308 5 64 64 325 6719

65 34 GÜNEY YAŞİN 12C 9 10 6,50 10 0 10,00 11 4 10,00 30 14 26,50 221,185 5 65 65 336 6975

66 1058 HİLAL DÜZTAŞ 12P 21 16 17,00 9 9 6,75 2 4 1,00 2 1 1,75 34 30 26,50 219,890 40 66 66 337 7039

67 240 ZEYNEP EFETEKİN 12B 22 16 18,00 6 12 3,00 4 3 3,25 2 0 2,00 34 31 26,25 219,015 6 67 67 340 7085

68 55 EMRE GÖZÇİÇEK 12E 23 16 19,00 8 11 5,25 3 4 2,00 34 31 26,25 218,805 7 68 68 342 7093

69 225 ELANUR COŞKUN 12A 21 18 16,50 10 9 7,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 34 33 25,75 217,590 4 69 69 344 7141

70 25 TUBA KARABAŞ 12A 20 18 15,50 10 6 8,50 2 3 1,25 32 27 25,25 216,240 5 70 70 349 7218

71 155 GÖKNUR DEMİR 12E 25 12 22,00 7 11 4,25 2 9 -0,25 0 2 -0,50 34 34 25,50 216,130 8 71 71 350 7229

72 489 EREN ÖZTUNÇ 12C 12 4 11,00 11 2 10,50 6 9 3,75 0 2 -0,50 29 17 24,75 215,295 6 72 72 353 7275

73 73 İREM YILDIZHAN 12A 22 13 18,75 6 11 3,25 5 6 3,50 0 4 -1,00 33 34 24,50 213,513 6 73 73 356 7367

74 103 SERHAT ARSLAN 12C 16 4 15,00 7 3 6,25 4 4 3,00 27 11 24,25 213,285 7 74 74 357 7379

75 84 FERİDE  OKYAY 12B 20 14 16,50 9 9 6,75 1 2 0,50 1 2 0,50 31 27 24,25 213,110 7 75 75 358 7391

76 52 MUHAMMED ALİ YİĞİT 12E 21 18 16,50 8 6 6,50 1 0 1,00 30 24 24,00 212,335 9 76 76 359 7435

77 193 SUDENAZ COŞ KUN 12A 23 14 19,50 7 10 4,50 30 24 24,00 211,945 7 77 77 360 7455

78 54 BEYZA BARIŞ 12B 20 17 15,75 8 4 7,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 30 26 23,50 210,883 8 78 78 367 7526

79 575 ROJNUR TANRITANIR 12E 22 14 18,50 7 12 4,00 2 7 0,25 1 2 0,50 32 35 23,25 209,830 10 79 79 369 7571

80 92 ZÜLEYHA YABAŞ 12A 20 12 17,00 7 6 5,50 0 2 -0,50 27 20 22,00 206,230 8 80 80 375 7734

81 204 HİLAL ASLAN 12B 19 17 14,75 6 4 5,00 3 7 1,25 28 28 21,00 203,503 9 81 81 379 7846

82 420 ASYA İŞLEK 12E 18 20 13,00 6 4 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 27 26 20,50 202,210 11 82 82 380 7896

83 655 ASYA GÖRENTAŞ 12A 20 14 16,50 5 8 3,00 2 2 1,50 1 6 -0,50 28 30 20,50 201,745 9 83 83 382 7915

84 205 ŞİLAN COSKUN 12A 23 15 19,25 4 15 0,25 1 0 1,00 28 30 20,50 201,448 10 84 84 383 7923

85 304 ASLI YİĞİT 12A 24 13 20,75 1 6 -0,50 25 19 20,25 200,458 11 85 85 386 7969

86 32 HÜLYA BOZDEMİR 12E 19 18 14,50 6 6 4,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 25 19,75 199,750 12 86 86 389 7994

87 80 ESMERAY GAMZE 12B 20 17 15,75 6 10 3,50 0 2 -0,50 26 29 18,75 196,578 10 87 87 392 8110

88 179 MEDİNE İNAN 12E 18 20 13,00 6 5 4,75 1 4 0,00 25 29 17,75 193,915 13 88 88 399 8197

89 165 NAZLICAN BALIK 12A 19 18 14,50 6 9 3,75 0 5 -1,25 25 32 17,00 191,455 12 89 89 407 8286

90 424 ZİLAN ŞAHBUDAK 12A 18 17 13,75 6 9 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 24 30 16,50 190,033 13 90 90 410 8325

91 680 TÜLAY BİRAY 12B 16 24 10,00 3 17 -1,25 5 2 4,50 6 14 2,50 30 57 15,75 188,365 11 91 91 413 8375

92 222 DİLARA ALKIŞ 12A 20 16 16,00 2 9 -0,25 22 25 15,75 187,485 14 92 92 414 8399

93 89 HATİCE ÜRKMEZ 12E 15 13 11,75 5 7 3,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 21 23 15,25 186,508 14 93 93 418 8426

94 499 FURKAN ESMERAY 12D 13 22 7,50 7 5 5,75 20 27 13,25 181,040 2 94 94 425 8569

95 435 EYÜP YVZ 12E 13 24 7,00 8 7 6,25 1 5 -0,25 22 36 13,00 180,350 15 95 95 426 8589

96 353 ABDULLAH ORTA 12D 14 14 10,50 2 5 0,75 16 19 11,25 174,610 3 96 96 438 8703
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Görev 360 TYT  1. Deneme 105 105 469 9227

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 11,3 21,11 9,3 5,6 7,84 10,6 5,5 9,21 4,5 3,7 3,57 48,2 26,0 41,73 264,330

Okul Ortalaması 22,0 12,9 18,74 8,6 6,7 6,91 4,4 4,2 3,38 1,4 2,1 0,91 36,4 25,9 29,94 227,140

KATILIMLAR

97 4 MERVE YIL IZHAN 12A 17 19 12,25 3 10 0,50 0 6 -1,50 20 35 11,25 174,383 15 97 97 439 8708

98 630 ZİLAN SABIRLI 12B 8 17 3,75 7 10 4,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 17 31 9,25 169,438 12 98 98 446 8797

99 459 MUHAMMED ESMERAY 12D 9 16 5,00 3 9 0,75 3 1 2,75 15 26 8,50 167,020 4 99 99 447 8834

100 1903 GÜLTEN NAZLI 12E 11 24 5,00 5 13 1,75 2 5 0,75 18 42 7,50 164,000 16 100 100 449 8881

101 396 FURKAN BAYAT 12E 6 19 1,25 8 8 6,00 14 27 7,25 163,733 17 101 101 451 8886

102 183 RÜMEYSA ÖZDAL 12A 7 5 5,75 0 1 -0,25 7 6 5,50 157,863 16 102 102 456 8957

103 229 YASEMİN AKBAŞ 12B 7 20 2,00 3 11 0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 10 37 0,75 143,995 13 103 103 464 9113

104 133 HALİL ESMERAY 12D 6 26 -0,50 9 11 6,25 15 37 5,75

105 250 MEHMET DEMİRTOSUN 12E 0 0 0,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Görev 360 TYT  1. Deneme 105 105 469 9227

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 11,3 21,11 9,3 5,6 7,84 10,6 5,5 9,21 4,5 3,7 3,57 48,2 26,0 41,73 264,330

Okul Ortalaması 22,0 12,9 18,74 8,6 6,7 6,91 4,4 4,2 3,38 1,4 2,1 0,91 36,4 25,9 29,94 227,140

KATILIMLAR

1 1023 ŞENAY CUDİ 12P 34 6 32,50 12 3 11,25 13 7 11,25 6 8 4,00 65 24 59,00 316,115 1 1 1 90 1885

2 1144 FATMANUR ÇELİKHASI 12P 33 7 31,25 6 5 4,75 11 8 9,00 13 6 11,50 63 26 56,50 309,028 2 2 2 100 2137

3 1001 MELEK ERDEMİR 12P 32 8 30,00 16 4 15,00 12 5 10,75 60 17 55,75 306,465 3 3 3 107 2248

4 1165 ŞÜKRAN ÇAKAR 12P 30 8 28,00 5 2 4,50 7 8 5,00 14 3 13,25 56 21 50,75 292,155 4 4 4 143 2899

5 1118 ESRA BAŞBUĞA 12P 29 11 26,25 13 6 11,50 14 4 13,00 56 21 50,75 291,853 5 5 5 147 2918

6 300 ASİYE ÇAKAR 12P 31 5 29,75 10 5 8,75 12 5 10,75 4 11 1,25 57 26 50,50 290,693 6 6 6 151 2975

7 1119 NİSA YILDIZ 12P 26 9 23,75 15 2 14,50 10 4 9,00 4 10 1,50 55 25 48,75 286,198 7 7 7 158 3205

8 1170 ZENNUR AĞIRTAŞ 12* 28 10 25,50 16 3 15,25 2 4 1,00 8 10 5,50 54 27 47,25 281,600 1 8 8 167 3442

9 1051 MERAL BURTA 12P 29 10 26,50 12 6 10,50 12 11 9,25 3 10 0,50 56 37 46,75 279,760 8 9 9 174 3539

10 1151 GÜLFİDAN SAKİN 12P 30 9 27,75 11 5 9,75 8 4 7,00 4 10 1,50 53 28 46,00 277,373 9 10 10 178 3661

11 0 HAYRUNİSA ÇINARBAY 12P 29 8 27,00 13 5 11,75 7 6 5,50 3 7 1,25 52 26 45,50 275,950 10 11 11 183 3738

12 1138 AHMET BEDİRHAN BULUT12P 24 9 21,75 13 4 12,00 7 6 5,50 6 2 5,50 50 21 44,75 274,538 11 12 12 185 3821

13 1141 MELİSA İLAYDA DURU 12P 31 7 29,25 11 4 10,00 6 1 5,75 48 12 45,00 274,098 12 13 13 187 3839

14 118 BÜŞRA İLHAN 12B 28 11 25,25 13 5 11,75 8 1 7,75 49 17 44,75 273,863 1 14 14 188 3847

15 1149 HACER KORKUÇ 12P 25 13 21,75 17 3 16,25 8 9 5,75 1 1 0,75 51 26 44,50 273,593 13 15 15 189 3862

16 1143 CEYLAN ŞAHİN 12P 27 10 24,50 5 4 4,00 9 6 7,50 9 2 8,50 50 22 44,50 273,545 14 16 16 190 3865

17 1179 FATMA GEÇER 12P 27 13 23,75 8 5 6,75 12 9 9,75 6 8 4,00 53 35 44,25 272,708 15 17 17 192 3912

18 1115 SILANUR GÜL 12P 32 7 30,25 9 4 8,00 5 3 4,25 46 14 42,50 266,588 16 18 18 203 4246

19 178 ZEHRA GÜMÜŞ 12A 28 10 25,50 11 8 9,00 7 6 5,50 46 24 40,00 259,485 1 19 19 214 4640

20 1112 ESRA ZENGİ 12P 27 13 23,75 12 7 10,25 6 2 5,50 45 22 39,50 258,203 17 20 20 218 4715

21 1166 ZİLAN GÜLER 12P 27 13 23,75 12 8 10,00 7 6 5,50 46 27 39,25 257,448 18 21 21 219 4775

22 501 ÖMER S Y 12C 26 14 22,50 18 2 17,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 45 24 39,00 256,835 1 22 22 221 4814

23 1164 NURULLAH ASLAN 12P 28 12 25,00 13 7 11,25 5 7 3,25 0 4 -1,00 46 30 38,50 254,980 19 23 23 226 4923

24 86 MEDİNE GÖK 12E 28 10 25,50 11 7 9,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 43 19 38,25 254,190 1 24 24 228 4960

25 1133 HÜSEYİN AKKUŞ 12P 27 12 24,00 12 8 10,00 6 9 3,75 45 29 37,75 252,885 20 25 25 232 5053

26 1048 AYŞENUR BOZDEMİR 12* 24 16 20,00 12 5 10,75 5 10 2,50 7 11 4,25 48 42 37,50 252,820 2 26 26 233 5055

27 221 YELİZ AYDEDE 12E 28 8 26,00 10 8 8,00 5 6 3,50 43 22 37,50 251,870 2 27 27 236 5116

28 1136 EDA NUR TEMİZEL 12P 23 16 19,00 15 3 14,25 5 4 4,00 0 1 -0,25 43 24 37,00 251,260 21 28 28 239 5165

29 1126 AYŞEGÜL ASLAN 12P 27 11 24,25 12 5 10,75 3 4 2,00 42 20 37,00 250,588 22 29 29 241 5204

30 1134 NİDA ÖZTÜRKCİ 12P 16 8 14,00 11 6 9,50 10 5 8,75 7 11 4,25 44 30 36,50 250,580 23 30 30 242 5206

31 1178 AYŞE DİK 12P 18 12 15,00 6 5 4,75 13 3 12,25 5 4 4,00 42 24 36,00 248,930 24 31 31 250 5305

32 1159 AYŞE AKBAŞ 12P 24 12 21,00 12 7 10,25 6 2 5,50 0 2 -0,50 42 23 36,25 248,725 25 32 32 251 5317

33 1176 EBRAR BARIŞ 12P 25 12 22,00 10 7 8,25 6 0 6,00 41 19 36,25 248,615 26 33 33 252 5324

34 432 MİRAÇ KOÇ MZC 17 14 13,50 9 6 7,50 15 9 12,75 3 5 1,75 44 34 35,50 247,525 1 34 34 256 5395

35 181 REYHAN ARVAS 12B 27 12 24,00 10 6 8,50 3 1 2,75 40 19 35,25 245,335 2 35 35 263 5536

36 1273 EBRA BAŞAK 12P 29 10 26,50 8 5 6,75 2 1 1,75 39 16 35,00 244,255 27 36 36 266 5595

37 1053 EYYUBİ BOZKURT 12* 28 10 25,50 9 7 7,25 4 9 1,75 1 4 0,00 42 30 34,50 242,875 3 37 37 270 5680

38 385 FERHAT BATUR A T Ş 12C 20 10 17,50 13 5 11,75 6 8 4,00 1 1 0,75 40 24 34,00 242,435 2 38 38 271 5709

39 394 SÜHEYLA SAYAR 12E 26 7 24,25 10 4 9,00 3 9 0,75 39 20 34,00 241,528 3 39 39 272 5758

40 274 YİĞİT BALI   20 5 18,75 7 3 6,25 10 6 8,50 37 14 33,50 240,733 1 40 40 276 5816

41 1160 HANIMCAN AÇIKGÖZ 12P 20 19 15,25 2 4 1,00 14 1 13,75 4 3 3,25 40 27 33,25 240,563 28 41 41 277 5823

42 1173 YAĞMUR TUNÇ 12P 21 16 17,00 11 6 9,50 7 2 6,50 39 24 33,00 239,450 29 42 42 279 5878

43 1210 NİSA OĞUZHAN 12P 22 14 18,50 12 7 10,25 4 6 2,50 2 2 1,50 40 29 32,75 238,560 30 43 43 285 5932

44 1168 ZEHRA KURTBECE 12P 28 12 25,00 9 11 6,25 3 5 1,75 40 28 33,00 238,410 31 44 44 287 5939

45 1129 MUHAMMED DEMİR 12P 21 13 17,75 10 8 8,00 8 9 5,75 1 1 0,75 40 31 32,25 237,118 32 45 45 290 6019

46 0 BERAT GÖLBAŞI 12C 15 7 13,25 12 7 10,25 10 5 8,75 1 5 -0,25 38 24 32,00 236,908 3 46 46 292 6031

47 1130 İSLAM ENGİN 12P 21 13 17,75 10 8 8,00 7 12 4,00 4 7 2,25 42 40 32,00 236,423 33 47 47 293 6057

48 1091 NİSA GÜLBAY 12P 26 11 23,25 7 6 5,50 3 3 2,25 1 0 1,00 37 20 32,00 235,658 34 48 48 295 6113
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Görev 360 TYT  1. Deneme 105 105 469 9227

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 11,3 21,11 9,3 5,6 7,84 10,6 5,5 9,21 4,5 3,7 3,57 48,2 26,0 41,73 264,330

Okul Ortalaması 22,0 12,9 18,74 8,6 6,7 6,91 4,4 4,2 3,38 1,4 2,1 0,91 36,4 25,9 29,94 227,140

KATILIMLAR

49 660 FİLİZ SEVİNÇ 12A 27 12 24,00 10 9 7,75 2 7 0,25 39 28 32,00 235,520 2 49 49 296 6123

50 1142 NUR ALEYNA AKMAN 12P 23 14 19,50 6 6 4,50 6 6 4,50 5 7 3,25 40 33 31,75 235,480 35 50 50 297 6127

51 35 IŞIL AYDEMİR 12E 26 12 23,00 10 9 7,75 1 3 0,25 1 3 0,25 38 27 31,25 233,395 4 51 51 305 6263

52 1148 ROJBİN YİĞİT 12P 23 13 19,75 4 7 2,25 6 4 5,00 5 4 4,00 38 28 31,00 233,213 36 52 52 306 6279

53 246 ALEYNA SAHİK 12B 24 15 20,25 12 8 10,00 2 6 0,50 38 29 30,75 232,233 3 53 53 308 6324

54 1175 ÖZLEM ÇİFTÇİ 12P 26 12 23,00 6 5 4,75 4 5 2,75 36 22 30,50 231,120 37 54 54 309 6391

55 1146 PINAR TEBER 12P 24 13 20,75 8 8 6,00 4 4 3,00 36 25 29,75 229,148 38 55 55 312 6523

56 399 R MEYSA KILINÇ 12E 26 11 23,25 8 8 6,00 2 6 0,50 36 25 29,75 228,823 5 56 56 313 6544

57 411 GÜLTEN ÖZDEMİR   27 9 24,75 6 5 4,75 33 14 29,50 227,873 2 57 57 317 6589

58 194 DUYGU *RÜK 12B 23 16 19,00 8 11 5,25 4 6 2,50 3 3 2,25 38 36 29,00 227,200 4 58 58 318 6624

59 1145 NEHİR GÜLER 12P 23 15 19,25 11 9 8,75 4 11 1,25 0 1 -0,25 38 36 29,00 227,068 39 59 59 319 6635

60 386 MUAZ ATAY 12E 24 15 20,25 10 7 8,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 36 28 29,00 226,928 6 60 60 320 6642

61 361 MUHAMMED ATİŞ 12C 16 4 15,00 11 2 10,50 4 3 3,25 31 9 28,75 226,875 4 61 61 321 6644

62 167 MERYEM TEKT Ş 12A 25 13 21,75 8 10 5,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 36 28 29,00 226,743 3 62 62 322 6651

63 132 MUHAMMEDD 12D 26 10 23,50 8 11 5,25 34 21 28,75 225,770 1 63 63 323 6691

64 123 SEVDE MANTAŞ 12B 24 11 21,25 8 10 5,50 2 1 1,75 34 22 28,50 225,308 5 64 64 325 6719

65 34 GÜNEY YAŞİN 12C 9 10 6,50 10 0 10,00 11 4 10,00 30 14 26,50 221,185 5 65 65 336 6975

66 1058 HİLAL DÜZTAŞ 12P 21 16 17,00 9 9 6,75 2 4 1,00 2 1 1,75 34 30 26,50 219,890 40 66 66 337 7039

67 240 ZEYNEP EFETEKİN 12B 22 16 18,00 6 12 3,00 4 3 3,25 2 0 2,00 34 31 26,25 219,015 6 67 67 340 7085

68 55 EMRE GÖZÇİÇEK 12E 23 16 19,00 8 11 5,25 3 4 2,00 34 31 26,25 218,805 7 68 68 342 7093

69 225 ELANUR COŞKUN 12A 21 18 16,50 10 9 7,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 34 33 25,75 217,590 4 69 69 344 7141

70 25 TUBA KARABAŞ 12A 20 18 15,50 10 6 8,50 2 3 1,25 32 27 25,25 216,240 5 70 70 349 7218

71 155 GÖKNUR DEMİR 12E 25 12 22,00 7 11 4,25 2 9 -0,25 0 2 -0,50 34 34 25,50 216,130 8 71 71 350 7229

72 489 EREN ÖZTUNÇ 12C 12 4 11,00 11 2 10,50 6 9 3,75 0 2 -0,50 29 17 24,75 215,295 6 72 72 353 7275

73 73 İREM YILDIZHAN 12A 22 13 18,75 6 11 3,25 5 6 3,50 0 4 -1,00 33 34 24,50 213,513 6 73 73 356 7367

74 103 SERHAT ARSLAN 12C 16 4 15,00 7 3 6,25 4 4 3,00 27 11 24,25 213,285 7 74 74 357 7379

75 84 FERİDE  OKYAY 12B 20 14 16,50 9 9 6,75 1 2 0,50 1 2 0,50 31 27 24,25 213,110 7 75 75 358 7391

76 52 MUHAMMED ALİ YİĞİT 12E 21 18 16,50 8 6 6,50 1 0 1,00 30 24 24,00 212,335 9 76 76 359 7435

77 193 SUDENAZ COŞ KUN 12A 23 14 19,50 7 10 4,50 30 24 24,00 211,945 7 77 77 360 7455

78 54 BEYZA BARIŞ 12B 20 17 15,75 8 4 7,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 30 26 23,50 210,883 8 78 78 367 7526

79 575 ROJNUR TANRITANIR 12E 22 14 18,50 7 12 4,00 2 7 0,25 1 2 0,50 32 35 23,25 209,830 10 79 79 369 7571

80 92 ZÜLEYHA YABAŞ 12A 20 12 17,00 7 6 5,50 0 2 -0,50 27 20 22,00 206,230 8 80 80 375 7734

81 204 HİLAL ASLAN 12B 19 17 14,75 6 4 5,00 3 7 1,25 28 28 21,00 203,503 9 81 81 379 7846

82 420 ASYA İŞLEK 12E 18 20 13,00 6 4 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 27 26 20,50 202,210 11 82 82 380 7896

83 655 ASYA GÖRENTAŞ 12A 20 14 16,50 5 8 3,00 2 2 1,50 1 6 -0,50 28 30 20,50 201,745 9 83 83 382 7915

84 205 ŞİLAN COSKUN 12A 23 15 19,25 4 15 0,25 1 0 1,00 28 30 20,50 201,448 10 84 84 383 7923

85 304 ASLI YİĞİT 12A 24 13 20,75 1 6 -0,50 25 19 20,25 200,458 11 85 85 386 7969

86 32 HÜLYA BOZDEMİR 12E 19 18 14,50 6 6 4,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 25 19,75 199,750 12 86 86 389 7994

87 80 ESMERAY GAMZE 12B 20 17 15,75 6 10 3,50 0 2 -0,50 26 29 18,75 196,578 10 87 87 392 8110

88 179 MEDİNE İNAN 12E 18 20 13,00 6 5 4,75 1 4 0,00 25 29 17,75 193,915 13 88 88 399 8197

89 165 NAZLICAN BALIK 12A 19 18 14,50 6 9 3,75 0 5 -1,25 25 32 17,00 191,455 12 89 89 407 8286

90 424 ZİLAN ŞAHBUDAK 12A 18 17 13,75 6 9 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 24 30 16,50 190,033 13 90 90 410 8325

91 680 TÜLAY BİRAY 12B 16 24 10,00 3 17 -1,25 5 2 4,50 6 14 2,50 30 57 15,75 188,365 11 91 91 413 8375

92 222 DİLARA ALKIŞ 12A 20 16 16,00 2 9 -0,25 22 25 15,75 187,485 14 92 92 414 8399

93 89 HATİCE ÜRKMEZ 12E 15 13 11,75 5 7 3,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 21 23 15,25 186,508 14 93 93 418 8426

94 499 FURKAN ESMERAY 12D 13 22 7,50 7 5 5,75 20 27 13,25 181,040 2 94 94 425 8569

95 435 EYÜP YVZ 12E 13 24 7,00 8 7 6,25 1 5 -0,25 22 36 13,00 180,350 15 95 95 426 8589

96 353 ABDULLAH ORTA 12D 14 14 10,50 2 5 0,75 16 19 11,25 174,610 3 96 96 438 8703
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Görev 360 TYT  1. Deneme 105 105 469 9227

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 11,3 21,11 9,3 5,6 7,84 10,6 5,5 9,21 4,5 3,7 3,57 48,2 26,0 41,73 264,330

Okul Ortalaması 22,0 12,9 18,74 8,6 6,7 6,91 4,4 4,2 3,38 1,4 2,1 0,91 36,4 25,9 29,94 227,140

KATILIMLAR

97 4 MERVE YIL IZHAN 12A 17 19 12,25 3 10 0,50 0 6 -1,50 20 35 11,25 174,383 15 97 97 439 8708

98 630 ZİLAN SABIRLI 12B 8 17 3,75 7 10 4,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 17 31 9,25 169,438 12 98 98 446 8797

99 459 MUHAMMED ESMERAY 12D 9 16 5,00 3 9 0,75 3 1 2,75 15 26 8,50 167,020 4 99 99 447 8834

100 1903 GÜLTEN NAZLI 12E 11 24 5,00 5 13 1,75 2 5 0,75 18 42 7,50 164,000 16 100 100 449 8881

101 396 FURKAN BAYAT 12E 6 19 1,25 8 8 6,00 14 27 7,25 163,733 17 101 101 451 8886

102 183 RÜMEYSA ÖZDAL 12A 7 5 5,75 0 1 -0,25 7 6 5,50 157,863 16 102 102 456 8957

103 229 YASEMİN AKBAŞ 12B 7 20 2,00 3 11 0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 10 37 0,75 143,995 13 103 103 464 9113

104 133 HALİL ESMERAY 12D 6 26 -0,50 9 11 6,25 15 37 5,75

105 250 MEHMET DEMİRTOSUN 12E 0 0 0,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Görev 360 TYT  1. Deneme 105 105 469 9227

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 11,3 21,11 9,3 5,6 7,84 10,6 5,5 9,21 4,5 3,7 3,57 48,2 26,0 41,73 264,330

Okul Ortalaması 22,0 12,9 18,74 8,6 6,7 6,91 4,4 4,2 3,38 1,4 2,1 0,91 36,4 25,9 29,94 227,140

KATILIMLAR

1 1023 ŞENAY CUDİ 12P 34 6 32,50 12 3 11,25 13 7 11,25 6 8 4,00 65 24 59,00 316,115 1 1 1 90 1885

2 1144 FATMANUR ÇELİKHASI 12P 33 7 31,25 6 5 4,75 11 8 9,00 13 6 11,50 63 26 56,50 309,028 2 2 2 100 2137

3 1001 MELEK ERDEMİR 12P 32 8 30,00 16 4 15,00 12 5 10,75 60 17 55,75 306,465 3 3 3 107 2248

4 1165 ŞÜKRAN ÇAKAR 12P 30 8 28,00 5 2 4,50 7 8 5,00 14 3 13,25 56 21 50,75 292,155 4 4 4 143 2899

5 1118 ESRA BAŞBUĞA 12P 29 11 26,25 13 6 11,50 14 4 13,00 56 21 50,75 291,853 5 5 5 147 2918

6 300 ASİYE ÇAKAR 12P 31 5 29,75 10 5 8,75 12 5 10,75 4 11 1,25 57 26 50,50 290,693 6 6 6 151 2975

7 1119 NİSA YILDIZ 12P 26 9 23,75 15 2 14,50 10 4 9,00 4 10 1,50 55 25 48,75 286,198 7 7 7 158 3205

8 1170 ZENNUR AĞIRTAŞ 12* 28 10 25,50 16 3 15,25 2 4 1,00 8 10 5,50 54 27 47,25 281,600 1 8 8 167 3442

9 1051 MERAL BURTA 12P 29 10 26,50 12 6 10,50 12 11 9,25 3 10 0,50 56 37 46,75 279,760 8 9 9 174 3539

10 1151 GÜLFİDAN SAKİN 12P 30 9 27,75 11 5 9,75 8 4 7,00 4 10 1,50 53 28 46,00 277,373 9 10 10 178 3661

11 0 HAYRUNİSA ÇINARBAY 12P 29 8 27,00 13 5 11,75 7 6 5,50 3 7 1,25 52 26 45,50 275,950 10 11 11 183 3738

12 1138 AHMET BEDİRHAN BULUT12P 24 9 21,75 13 4 12,00 7 6 5,50 6 2 5,50 50 21 44,75 274,538 11 12 12 185 3821

13 1141 MELİSA İLAYDA DURU 12P 31 7 29,25 11 4 10,00 6 1 5,75 48 12 45,00 274,098 12 13 13 187 3839

14 118 BÜŞRA İLHAN 12B 28 11 25,25 13 5 11,75 8 1 7,75 49 17 44,75 273,863 1 14 14 188 3847

15 1149 HACER KORKUÇ 12P 25 13 21,75 17 3 16,25 8 9 5,75 1 1 0,75 51 26 44,50 273,593 13 15 15 189 3862

16 1143 CEYLAN ŞAHİN 12P 27 10 24,50 5 4 4,00 9 6 7,50 9 2 8,50 50 22 44,50 273,545 14 16 16 190 3865

17 1179 FATMA GEÇER 12P 27 13 23,75 8 5 6,75 12 9 9,75 6 8 4,00 53 35 44,25 272,708 15 17 17 192 3912

18 1115 SILANUR GÜL 12P 32 7 30,25 9 4 8,00 5 3 4,25 46 14 42,50 266,588 16 18 18 203 4246

19 178 ZEHRA GÜMÜŞ 12A 28 10 25,50 11 8 9,00 7 6 5,50 46 24 40,00 259,485 1 19 19 214 4640

20 1112 ESRA ZENGİ 12P 27 13 23,75 12 7 10,25 6 2 5,50 45 22 39,50 258,203 17 20 20 218 4715

21 1166 ZİLAN GÜLER 12P 27 13 23,75 12 8 10,00 7 6 5,50 46 27 39,25 257,448 18 21 21 219 4775

22 501 ÖMER S Y 12C 26 14 22,50 18 2 17,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 45 24 39,00 256,835 1 22 22 221 4814

23 1164 NURULLAH ASLAN 12P 28 12 25,00 13 7 11,25 5 7 3,25 0 4 -1,00 46 30 38,50 254,980 19 23 23 226 4923

24 86 MEDİNE GÖK 12E 28 10 25,50 11 7 9,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 43 19 38,25 254,190 1 24 24 228 4960

25 1133 HÜSEYİN AKKUŞ 12P 27 12 24,00 12 8 10,00 6 9 3,75 45 29 37,75 252,885 20 25 25 232 5053

26 1048 AYŞENUR BOZDEMİR 12* 24 16 20,00 12 5 10,75 5 10 2,50 7 11 4,25 48 42 37,50 252,820 2 26 26 233 5055

27 221 YELİZ AYDEDE 12E 28 8 26,00 10 8 8,00 5 6 3,50 43 22 37,50 251,870 2 27 27 236 5116

28 1136 EDA NUR TEMİZEL 12P 23 16 19,00 15 3 14,25 5 4 4,00 0 1 -0,25 43 24 37,00 251,260 21 28 28 239 5165

29 1126 AYŞEGÜL ASLAN 12P 27 11 24,25 12 5 10,75 3 4 2,00 42 20 37,00 250,588 22 29 29 241 5204

30 1134 NİDA ÖZTÜRKCİ 12P 16 8 14,00 11 6 9,50 10 5 8,75 7 11 4,25 44 30 36,50 250,580 23 30 30 242 5206

31 1178 AYŞE DİK 12P 18 12 15,00 6 5 4,75 13 3 12,25 5 4 4,00 42 24 36,00 248,930 24 31 31 250 5305

32 1159 AYŞE AKBAŞ 12P 24 12 21,00 12 7 10,25 6 2 5,50 0 2 -0,50 42 23 36,25 248,725 25 32 32 251 5317

33 1176 EBRAR BARIŞ 12P 25 12 22,00 10 7 8,25 6 0 6,00 41 19 36,25 248,615 26 33 33 252 5324

34 432 MİRAÇ KOÇ MZC 17 14 13,50 9 6 7,50 15 9 12,75 3 5 1,75 44 34 35,50 247,525 1 34 34 256 5395

35 181 REYHAN ARVAS 12B 27 12 24,00 10 6 8,50 3 1 2,75 40 19 35,25 245,335 2 35 35 263 5536

36 1273 EBRA BAŞAK 12P 29 10 26,50 8 5 6,75 2 1 1,75 39 16 35,00 244,255 27 36 36 266 5595

37 1053 EYYUBİ BOZKURT 12* 28 10 25,50 9 7 7,25 4 9 1,75 1 4 0,00 42 30 34,50 242,875 3 37 37 270 5680

38 385 FERHAT BATUR A T Ş 12C 20 10 17,50 13 5 11,75 6 8 4,00 1 1 0,75 40 24 34,00 242,435 2 38 38 271 5709

39 394 SÜHEYLA SAYAR 12E 26 7 24,25 10 4 9,00 3 9 0,75 39 20 34,00 241,528 3 39 39 272 5758

40 274 YİĞİT BALI   20 5 18,75 7 3 6,25 10 6 8,50 37 14 33,50 240,733 1 40 40 276 5816

41 1160 HANIMCAN AÇIKGÖZ 12P 20 19 15,25 2 4 1,00 14 1 13,75 4 3 3,25 40 27 33,25 240,563 28 41 41 277 5823

42 1173 YAĞMUR TUNÇ 12P 21 16 17,00 11 6 9,50 7 2 6,50 39 24 33,00 239,450 29 42 42 279 5878

43 1210 NİSA OĞUZHAN 12P 22 14 18,50 12 7 10,25 4 6 2,50 2 2 1,50 40 29 32,75 238,560 30 43 43 285 5932

44 1168 ZEHRA KURTBECE 12P 28 12 25,00 9 11 6,25 3 5 1,75 40 28 33,00 238,410 31 44 44 287 5939

45 1129 MUHAMMED DEMİR 12P 21 13 17,75 10 8 8,00 8 9 5,75 1 1 0,75 40 31 32,25 237,118 32 45 45 290 6019

46 0 BERAT GÖLBAŞI 12C 15 7 13,25 12 7 10,25 10 5 8,75 1 5 -0,25 38 24 32,00 236,908 3 46 46 292 6031

47 1130 İSLAM ENGİN 12P 21 13 17,75 10 8 8,00 7 12 4,00 4 7 2,25 42 40 32,00 236,423 33 47 47 293 6057

48 1091 NİSA GÜLBAY 12P 26 11 23,25 7 6 5,50 3 3 2,25 1 0 1,00 37 20 32,00 235,658 34 48 48 295 6113
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Görev 360 TYT  1. Deneme 105 105 469 9227

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 11,3 21,11 9,3 5,6 7,84 10,6 5,5 9,21 4,5 3,7 3,57 48,2 26,0 41,73 264,330

Okul Ortalaması 22,0 12,9 18,74 8,6 6,7 6,91 4,4 4,2 3,38 1,4 2,1 0,91 36,4 25,9 29,94 227,140

KATILIMLAR

49 660 FİLİZ SEVİNÇ 12A 27 12 24,00 10 9 7,75 2 7 0,25 39 28 32,00 235,520 2 49 49 296 6123

50 1142 NUR ALEYNA AKMAN 12P 23 14 19,50 6 6 4,50 6 6 4,50 5 7 3,25 40 33 31,75 235,480 35 50 50 297 6127

51 35 IŞIL AYDEMİR 12E 26 12 23,00 10 9 7,75 1 3 0,25 1 3 0,25 38 27 31,25 233,395 4 51 51 305 6263

52 1148 ROJBİN YİĞİT 12P 23 13 19,75 4 7 2,25 6 4 5,00 5 4 4,00 38 28 31,00 233,213 36 52 52 306 6279

53 246 ALEYNA SAHİK 12B 24 15 20,25 12 8 10,00 2 6 0,50 38 29 30,75 232,233 3 53 53 308 6324

54 1175 ÖZLEM ÇİFTÇİ 12P 26 12 23,00 6 5 4,75 4 5 2,75 36 22 30,50 231,120 37 54 54 309 6391

55 1146 PINAR TEBER 12P 24 13 20,75 8 8 6,00 4 4 3,00 36 25 29,75 229,148 38 55 55 312 6523

56 399 R MEYSA KILINÇ 12E 26 11 23,25 8 8 6,00 2 6 0,50 36 25 29,75 228,823 5 56 56 313 6544

57 411 GÜLTEN ÖZDEMİR   27 9 24,75 6 5 4,75 33 14 29,50 227,873 2 57 57 317 6589

58 194 DUYGU *RÜK 12B 23 16 19,00 8 11 5,25 4 6 2,50 3 3 2,25 38 36 29,00 227,200 4 58 58 318 6624

59 1145 NEHİR GÜLER 12P 23 15 19,25 11 9 8,75 4 11 1,25 0 1 -0,25 38 36 29,00 227,068 39 59 59 319 6635

60 386 MUAZ ATAY 12E 24 15 20,25 10 7 8,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 36 28 29,00 226,928 6 60 60 320 6642

61 361 MUHAMMED ATİŞ 12C 16 4 15,00 11 2 10,50 4 3 3,25 31 9 28,75 226,875 4 61 61 321 6644

62 167 MERYEM TEKT Ş 12A 25 13 21,75 8 10 5,50 3 4 2,00 0 1 -0,25 36 28 29,00 226,743 3 62 62 322 6651

63 132 MUHAMMEDD 12D 26 10 23,50 8 11 5,25 34 21 28,75 225,770 1 63 63 323 6691

64 123 SEVDE MANTAŞ 12B 24 11 21,25 8 10 5,50 2 1 1,75 34 22 28,50 225,308 5 64 64 325 6719

65 34 GÜNEY YAŞİN 12C 9 10 6,50 10 0 10,00 11 4 10,00 30 14 26,50 221,185 5 65 65 336 6975

66 1058 HİLAL DÜZTAŞ 12P 21 16 17,00 9 9 6,75 2 4 1,00 2 1 1,75 34 30 26,50 219,890 40 66 66 337 7039

67 240 ZEYNEP EFETEKİN 12B 22 16 18,00 6 12 3,00 4 3 3,25 2 0 2,00 34 31 26,25 219,015 6 67 67 340 7085

68 55 EMRE GÖZÇİÇEK 12E 23 16 19,00 8 11 5,25 3 4 2,00 34 31 26,25 218,805 7 68 68 342 7093

69 225 ELANUR COŞKUN 12A 21 18 16,50 10 9 7,75 3 3 2,25 0 3 -0,75 34 33 25,75 217,590 4 69 69 344 7141

70 25 TUBA KARABAŞ 12A 20 18 15,50 10 6 8,50 2 3 1,25 32 27 25,25 216,240 5 70 70 349 7218

71 155 GÖKNUR DEMİR 12E 25 12 22,00 7 11 4,25 2 9 -0,25 0 2 -0,50 34 34 25,50 216,130 8 71 71 350 7229

72 489 EREN ÖZTUNÇ 12C 12 4 11,00 11 2 10,50 6 9 3,75 0 2 -0,50 29 17 24,75 215,295 6 72 72 353 7275

73 73 İREM YILDIZHAN 12A 22 13 18,75 6 11 3,25 5 6 3,50 0 4 -1,00 33 34 24,50 213,513 6 73 73 356 7367

74 103 SERHAT ARSLAN 12C 16 4 15,00 7 3 6,25 4 4 3,00 27 11 24,25 213,285 7 74 74 357 7379

75 84 FERİDE  OKYAY 12B 20 14 16,50 9 9 6,75 1 2 0,50 1 2 0,50 31 27 24,25 213,110 7 75 75 358 7391

76 52 MUHAMMED ALİ YİĞİT 12E 21 18 16,50 8 6 6,50 1 0 1,00 30 24 24,00 212,335 9 76 76 359 7435

77 193 SUDENAZ COŞ KUN 12A 23 14 19,50 7 10 4,50 30 24 24,00 211,945 7 77 77 360 7455

78 54 BEYZA BARIŞ 12B 20 17 15,75 8 4 7,00 2 1 1,75 0 4 -1,00 30 26 23,50 210,883 8 78 78 367 7526

79 575 ROJNUR TANRITANIR 12E 22 14 18,50 7 12 4,00 2 7 0,25 1 2 0,50 32 35 23,25 209,830 10 79 79 369 7571

80 92 ZÜLEYHA YABAŞ 12A 20 12 17,00 7 6 5,50 0 2 -0,50 27 20 22,00 206,230 8 80 80 375 7734

81 204 HİLAL ASLAN 12B 19 17 14,75 6 4 5,00 3 7 1,25 28 28 21,00 203,503 9 81 81 379 7846

82 420 ASYA İŞLEK 12E 18 20 13,00 6 4 5,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 27 26 20,50 202,210 11 82 82 380 7896

83 655 ASYA GÖRENTAŞ 12A 20 14 16,50 5 8 3,00 2 2 1,50 1 6 -0,50 28 30 20,50 201,745 9 83 83 382 7915

84 205 ŞİLAN COSKUN 12A 23 15 19,25 4 15 0,25 1 0 1,00 28 30 20,50 201,448 10 84 84 383 7923

85 304 ASLI YİĞİT 12A 24 13 20,75 1 6 -0,50 25 19 20,25 200,458 11 85 85 386 7969

86 32 HÜLYA BOZDEMİR 12E 19 18 14,50 6 6 4,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 26 25 19,75 199,750 12 86 86 389 7994

87 80 ESMERAY GAMZE 12B 20 17 15,75 6 10 3,50 0 2 -0,50 26 29 18,75 196,578 10 87 87 392 8110

88 179 MEDİNE İNAN 12E 18 20 13,00 6 5 4,75 1 4 0,00 25 29 17,75 193,915 13 88 88 399 8197

89 165 NAZLICAN BALIK 12A 19 18 14,50 6 9 3,75 0 5 -1,25 25 32 17,00 191,455 12 89 89 407 8286

90 424 ZİLAN ŞAHBUDAK 12A 18 17 13,75 6 9 3,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 24 30 16,50 190,033 13 90 90 410 8325

91 680 TÜLAY BİRAY 12B 16 24 10,00 3 17 -1,25 5 2 4,50 6 14 2,50 30 57 15,75 188,365 11 91 91 413 8375

92 222 DİLARA ALKIŞ 12A 20 16 16,00 2 9 -0,25 22 25 15,75 187,485 14 92 92 414 8399

93 89 HATİCE ÜRKMEZ 12E 15 13 11,75 5 7 3,25 1 1 0,75 0 2 -0,50 21 23 15,25 186,508 14 93 93 418 8426

94 499 FURKAN ESMERAY 12D 13 22 7,50 7 5 5,75 20 27 13,25 181,040 2 94 94 425 8569

95 435 EYÜP YVZ 12E 13 24 7,00 8 7 6,25 1 5 -0,25 22 36 13,00 180,350 15 95 95 426 8589

96 353 ABDULLAH ORTA 12D 14 14 10,50 2 5 0,75 16 19 11,25 174,610 3 96 96 438 8703

                                                2 / 3



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ Görev 360 TYT  1. Deneme 105 105 469 9227

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 23,9 11,3 21,11 9,3 5,6 7,84 10,6 5,5 9,21 4,5 3,7 3,57 48,2 26,0 41,73 264,330

Okul Ortalaması 22,0 12,9 18,74 8,6 6,7 6,91 4,4 4,2 3,38 1,4 2,1 0,91 36,4 25,9 29,94 227,140

KATILIMLAR

97 4 MERVE YIL IZHAN 12A 17 19 12,25 3 10 0,50 0 6 -1,50 20 35 11,25 174,383 15 97 97 439 8708

98 630 ZİLAN SABIRLI 12B 8 17 3,75 7 10 4,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 17 31 9,25 169,438 12 98 98 446 8797

99 459 MUHAMMED ESMERAY 12D 9 16 5,00 3 9 0,75 3 1 2,75 15 26 8,50 167,020 4 99 99 447 8834

100 1903 GÜLTEN NAZLI 12E 11 24 5,00 5 13 1,75 2 5 0,75 18 42 7,50 164,000 16 100 100 449 8881

101 396 FURKAN BAYAT 12E 6 19 1,25 8 8 6,00 14 27 7,25 163,733 17 101 101 451 8886

102 183 RÜMEYSA ÖZDAL 12A 7 5 5,75 0 1 -0,25 7 6 5,50 157,863 16 102 102 456 8957

103 229 YASEMİN AKBAŞ 12B 7 20 2,00 3 11 0,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 10 37 0,75 143,995 13 103 103 464 9113

104 133 HALİL ESMERAY 12D 6 26 -0,50 9 11 6,25 15 37 5,75

105 250 MEHMET DEMİRTOSUN 12E 0 0 0,00
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SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEN ÖZDEMİR 411   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,873 264,330 2 57 57 317 6589

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 2 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 21,75 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,75 1,68 1,97

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,88 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,75 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 5,50 6,91 7,84

Toplam: 120 33 14 29,50 25 31,50 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDDE DaDAa eEECdCE EbBAADAebBbECBB e

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal B  Da c   DbA   CeaD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 8 2 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT BALI 274   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,733 264,330 1 40 40 276 5816

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 2 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 21,75 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,88 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,75 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 5,50 6,91 7,84

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 2,25 3,35 8,07

Geometri 10 4 0 4,00 40 2,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 4,25 3,38 9,21

Toplam: 120 37 14 33,50 28 31,50 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAdbDEAeB     EbC CEaEDBAADA         A

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal dcCDBaDAEA               

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik beDE aa aEEBD     b           B      DCC

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 0 45
Paragrafın Konusu 11 6 2 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR BOZDEMİR 1048 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,820 264,330 2 26 26 233 5055

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 3 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 23,67 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 3,42 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,08 1,68 1,97

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,50 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,08 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 11,08 6,91 7,84

Matematik-1 30 5 10 2,50 8 1,42 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,03 1,13

TYT Matematik 40 5 10 2,50 6 1,75 3,38 9,21

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,08 0,25 1,32

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,50 0,48 1,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,67 0,17 0,75

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 3,25 0,91 3,57

Toplam: 120 48 42 37,50 31 39,75 29,94 41,73

TYT Türkçe ddEdeBAAeACaaCcCBBDABCEAEbbEeDeaADdCEEbb

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BD dBA cDAAcA DDDebE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik  EEe  Bd c  a    b Cdbca E   e          

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen eebeecEEEcD eD deDeC

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 2 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYYUBİ BOZKURT 1053 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,875 264,330 3 37 37 270 5680

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 3 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,67 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 3,42 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,08 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,50 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,08 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 11,08 6,91 7,84

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 1,42 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 0,03 1,13

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 1,75 3,38 9,21

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,08 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,50 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,67 0,17 0,75

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 3,25 0,91 3,57

Toplam: 120 42 30 34,50 29 39,75 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEdDBAbDACeBCECBBDABCEAEDa c BcAaCeEEdb

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal eDCEec    eBACDaedCE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik    bbaB      b      Edc  adDbA          

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen Da e   c           a

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 11 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 1 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 1 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZENNUR AĞIRTAŞ 1170 12*

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,600 264,330 1 8 8 167 3442

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 3 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,67 18,74 21,11

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,42 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,08 1,68 1,97

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,50 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,08 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 11,08 6,91 7,84

Matematik-1 30 0 0 0,00 0 1,42 3,35 8,07

Geometri 10 2 4 1,00 10 0,33 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 1,75 3,38 9,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,08 0,25 1,32

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,50 0,48 1,51

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,67 0,17 0,75

TYT Fen 20 8 10 5,50 28 3,25 0,91 3,57

Toplam: 120 54 27 47,25 39 39,75 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEdbBAADACaBCECBBDABCEAEDDE eceAadaEE a

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCEBAEDDc BACDDadCE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik                                  ebeC Cb

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen DebBdEEdEb  aDaaCccC

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafın Konusu 11 11 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 1 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI YİĞİT 304 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,458 264,330 11 85 85 386 7969

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 6 -0,50 -3 3,88 6,91 7,84

Toplam: 120 25 19 20,25 17 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDD  Debea dEEbcCEEEecAbDbeCBbECBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal  c a       bd   b aD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA GÖRENTAŞ 655 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,745 264,330 9 83 83 382 7915

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 3,88 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,83 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,77 3,38 9,21

Fizik 7 1 4 0,00 0 -0,05 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,09 0,17 0,75

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 -0,11 0,91 3,57

Toplam: 120 28 30 20,50 17 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDab  B c CeEE dCabd BcdDAeCBCaCBaDc

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal  ceD DcAdda   A b Db     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik   c      E  D                     b     

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen dcde  D          de 

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45
Paragrafın Konusu 11 6 5 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA ALKIŞ 222 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,485 264,330 14 92 92 414 8399

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 9 -0,25 -1 3,88 6,91 7,84

Toplam: 120 22 25 15,75 13 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDD   eDcb bcEecCEEacecAbbeCdbECBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal  c  e      bdacECeab     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45
Paragrafın Konusu 11 6 5 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELANUR COŞKUN 225 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,590 264,330 4 69 69 344 7141

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 3,88 6,91 7,84

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 0,83 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,03 1,13

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 0,77 3,38 9,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,11 0,91 3,57

Toplam: 120 34 33 25,75 21 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEabBAbDAeaBCECcBDeBCEAbbDbc cbeaddEECa

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal eDCEBbbDeA edCDDeeCa     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik   a                  C   a D A       c  

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen c      d       e    

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİZ SEVİNÇ 660 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,520 264,330 2 49 49 296 6123

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 3,88 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 0,83 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 0,77 3,38 9,21

Toplam: 120 39 28 32,00 27 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDabAeccAD CcECbCEEabBAeDACCBbECBBbA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal edCacDDA eDbABcaCeDD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik      Eac  be  eb      a      D          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 11 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 1 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YILDIZHAN 73 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,513 264,330 6 73 73 356 7367

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 11 3,25 16 3,88 6,91 7,84

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 0,83 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,03 1,13

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 0,77 3,38 9,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,03 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 -0,11 0,91 3,57

Toplam: 120 33 34 24,50 20 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe Cc abBAbDAe B EeBBcbBCEAdDD eDcDAD CcEeE

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal dDCcBc DcddaA  Deebb     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik D a   Bde        e  ECc    D           e

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen c     dd       e    

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 6 27
Paragrafın Konusu 11 8 2 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 2 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YIL IZHAN 4 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,383 264,330 15 97 97 439 8708

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 3,88 6,91 7,84

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 0,83 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,03 1,13

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 0,77 3,38 9,21

Toplam: 120 20 35 11,25 9 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe CE dDBAbcAeCBbE eBcABCccEbc  eccceCdEEbb

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal eDb B  acd aA baa b      

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik a     d d     ac  b                     

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45
Paragrafın Konusu 11 7 3 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 2 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM TEKT Ş 167 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,743 264,330 3 62 62 322 6651

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 3,88 6,91 7,84

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 0,83 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,03 1,13

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 0,77 3,38 9,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,11 0,91 3,57

Toplam: 120 36 28 29,00 24 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEdecAbDACeBCECBBabBdEAEDDb DBbbb CdECE

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BcbEabED ecabCDDaeC      

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik a d         D D        a  eD            

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen                   e 

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN BALIK 165 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,455 264,330 12 89 89 407 8286

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 3,88 6,91 7,84

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 0,83 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 0,03 1,13

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 0,77 3,38 9,21

Toplam: 120 25 32 17,00 14 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe aC AEbDc eaecbdCEEecdEEEDBebDbe BCEeBBcA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal acCD Decbec A  E Baa     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik b          e   e     d         b        

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafın Konusu 11 7 4 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÖZDAL 183 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,863 264,330 16 102 102 456 8957

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 5 5,75 14 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 3,88 6,91 7,84

Toplam: 120 7 6 5,50 5 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe Cac DBAbDb  B                         eE

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal d                        

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 3 18
Paragrafın Konusu 11 4 2 36
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞİLAN COSKUN 205 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,448 264,330 10 84 84 383 7923

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 15 0,25 1 3,88 6,91 7,84

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,25 1,32

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,03 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,09 0,17 0,75

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,11 0,91 3,57

Toplam: 120 28 30 20,50 17 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe bEbbbBAADAeCBCECBBacBCEAEDaadD cAe aEEeb

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal dbbcB dDedcaAbDeaeba     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Fen        E            

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 7 4 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ COŞ KUN 193 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,945 264,330 7 77 77 360 7455

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 3,88 6,91 7,84

Toplam: 120 30 24 24,00 20 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe cCEAEbD   ebAaCCEECaCEbdbBcbDAeCBCECdBDb

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal a CDcDD  cDadaeEbeaD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 6 5 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA KARABAŞ 25 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,240 264,330 5 70 70 349 7218

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 3,88 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,83 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 0,77 3,38 9,21

Toplam: 120 32 27 25,25 21 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAdbDb DeDADdeEEbddEEaecAbcACCBaEC ebc

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BdCaBDcAE D   cECeeD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik E           D  c     d       a          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45
Paragrafın Konusu 11 6 4 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA GÜMÜŞ 178 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
259,485 264,330 1 19 19 214 4640

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 3,88 6,91 7,84

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 0,83 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,03 1,13

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 0,77 3,38 9,21

Toplam: 120 46 24 40,00 33 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe CEbaDcAbDACCBCECBBDABCEAbDDbAec AD dEECd

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCaB dDbcABeaDDaeCE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik a E beBC     bD  bE   c    D A          

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 1 33
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 1 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN ŞAHBUDAK 424 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,033 264,330 13 90 90 410 8325

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 3,88 6,91 7,84

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,83 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,03 1,13

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 0,77 3,38 9,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,03 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,11 0,91 3,57

Toplam: 120 24 30 16,50 14 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe cC AEb b DBbce dEEebdEEEDaAADAaCBbdCaea 

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal ccbDda   bD AB dCdDe     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik     a     ad                            

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen                   e 

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 5 5 45
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLEYHA YABAŞ 92 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,230 264,330 8 80 80 375 7734

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 16 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 17,33 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,25 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,73 1,68 1,97

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,91 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,98 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 3,88 6,91 7,84

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,83 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 0,03 1,13

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,77 3,38 9,21

Toplam: 120 27 20 22,00 18 21,86 29,94 41,73

TYT Türkçe C Ed cbADAaCBCEeBdDcBC A Da ADaD ade E E

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal eDCdB  D   a C DeeCa     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik                    a b                  

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45
Paragrafın Konusu 11 7 4 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA SAHİK 246 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,233 264,330 3 53 53 308 6324

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 13 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 15,87 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,63 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,77 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,06 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 5,37 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 2,00 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 2,00 3,38 9,21

Toplam: 120 38 29 30,75 26 23,67 29,94 41,73

TYT Türkçe CEddbdAADAeCBaECddbABCEAbDDE DaDeaCdEECb

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDbddcdDbAAaACDDDeCE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik acE  eB ac                 e            

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 7 4 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZA BARIŞ 54 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,883 264,330 8 78 78 367 7526

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 13 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 15,87 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,63 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,77 1,68 1,97

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,90 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,06 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 5,37 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,00 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,00 3,38 9,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,17 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,17 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,10 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,44 0,91 3,57

Toplam: 120 30 26 23,50 20 23,67 29,94 41,73

TYT Türkçe CEE bBcbDAdaBeECBBaAcCEcEbc  DacceeCEECa

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDa a dDD A  bDD  C      

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik e E                        D            

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen e b    c       e    

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA İLHAN 118 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,863 264,330 1 14 14 188 3847

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 13 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 15,87 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,63 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,77 1,68 1,97

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,90 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,06 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 5,37 6,91 7,84

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 2,00 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 2,00 3,38 9,21

Toplam: 120 49 17 44,75 37 23,67 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDDbADaDAcebEEbdbEbEbcAADACCBCECBBD 

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BcCDBDD  dDCABAaCeeD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik     aEC     D A  E   B     D D          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafın Konusu 11 7 3 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU *RÜK 194 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,200 264,330 4 58 58 318 6624

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 13 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 15,87 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,63 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,77 1,68 1,97

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,90 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,06 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,37 6,91 7,84

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 2,00 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 2,00 3,38 9,21

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,17 0,25 1,32

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,17 0,48 1,51

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,10 0,17 0,75

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 0,44 0,91 3,57

Toplam: 120 38 36 29,00 24 23,67 29,94 41,73

TYT Türkçe dEbdDcAADACaBbECBBD BCEAcbDbADaDAaddcEba

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDbEBbaDbceaAebDaBb      

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik e d   c   d   DE  b  a   E D            

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen D  e   E   c   a  B 

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45
Paragrafın Konusu 11 7 3 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMERAY GAMZE 80 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,578 264,330 10 87 87 392 8110

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 13 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 15,87 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,63 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,77 1,68 1,97

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,06 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 10 3,50 18 5,37 6,91 7,84

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,00 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,00 3,38 9,21

Toplam: 120 26 29 18,75 16 23,67 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEabcAAaACCBbECddbcBCEAdDD d ebeeCCEad 

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal eDe B aaDdccA D acCc     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik                b          d             

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafın Konusu 11 6 5 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE  OKYAY 84 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,110 264,330 7 75 75 358 7391

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 13 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 15,87 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,63 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,77 1,68 1,97

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,90 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,06 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 5,37 6,91 7,84

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,00 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,00 3,38 9,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,17 0,25 1,32

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,17 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,10 0,17 0,75

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,44 0,91 3,57

Toplam: 120 31 27 24,25 20 23,67 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEbDE DeaceCCEEC Ccb b db bCdBbECcBD 

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BEbDdDD EeDCb eabecD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik c b                 D                   

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen  c    c      E      

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45
Paragrafın Konusu 11 4 4 36
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ASLAN 204 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,503 264,330 9 81 81 379 7846

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 13 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 15,87 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,63 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,77 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,90 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,06 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 5,37 6,91 7,84

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 2,00 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 2,00 3,38 9,21

Toplam: 120 28 28 21,00 18 23,67 29,94 41,73

TYT Türkçe cCEAcDbb Dc ccCdEcbaCEbEeBAADb  BbaCBaDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal Bd DBD  dc      CeD      

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik   ad  C a  dD  e E     a   e            

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafın Konusu 11 6 4 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYHAN ARVAS 181 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,335 264,330 2 35 35 263 5536

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 13 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 15,87 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,63 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,77 1,68 1,97

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,06 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 5,37 6,91 7,84

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,00 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,00 3,38 9,21

Toplam: 120 40 19 35,25 29 23,67 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEdbBAADAeCBCECBBDABCEAaDaceDcbce CEECb

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal Ba aB  DDe BAbDDadCE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik       B       c          EB             

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafın Konusu 11 10 1 91
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE MANTAŞ 123 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,308 264,330 5 64 64 325 6719

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 13 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 15,87 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,63 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,77 1,68 1,97

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,06 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 5,37 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,00 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,00 3,38 9,21

Toplam: 120 34 22 28,50 24 23,67 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEdbBceDACbBCEeBdaABCE EDD  D  AadCEEdE

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal dDbEB  DDeeaAbDcaeCa     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik a     B              C                  

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45
Paragrafın Konusu 11 10 1 91
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLAY BİRAY 680 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,365 264,330 11 91 91 413 8375

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 13 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 15,87 18,74 21,11

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,63 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,77 1,68 1,97

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,06 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 17 -1,25 -6 5,37 6,91 7,84

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 2,00 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 2,00 3,38 9,21

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,17 0,25 1,32

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,17 0,48 1,51

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 0,10 0,17 0,75

TYT Fen 20 6 14 2,50 13 0,44 0,91 3,57

Toplam: 120 30 57 15,75 13 23,67 29,94 41,73

TYT Türkçe BdEAcbDEeDeacDCdaEacdEEaeBcdDcedBabCcBcc

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal adecaaecdccCeaAdaacD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik cD    C DE  D  e                        

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen bECecDbebcDecECcbdbd

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36
Paragrafın Konusu 11 4 7 36
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN AKBAŞ 229 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
143,995 264,330 13 103 103 464 9113

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 13 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 20 2,00 5 15,87 18,74 21,11

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,63 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,77 1,68 1,97

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,90 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 1,06 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 11 0,25 1 5,37 6,91 7,84

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 2,00 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 2,00 3,38 9,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,17 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,17 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,10 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,44 0,91 3,57

Toplam: 120 10 37 0,75 1 23,67 29,94 41,73

TYT Türkçe B aAE e d ec  CabE ce cc d ba d  baCBabb

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal db bBc  dAb Ad be ec     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik d e  d    c     d                       

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen   a                 

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 6 9
Paragrafın Konusu 11 2 7 18
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EFETEKİN 240 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,015 264,330 6 67 67 340 7085

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 13 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 15,87 18,74 21,11

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,63 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,77 1,68 1,97

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,06 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 12 3,00 15 5,37 6,91 7,84

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,00 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 2,00 3,38 9,21

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,17 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,17 0,48 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,10 0,17 0,75

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 0,44 0,91 3,57

Toplam: 120 34 31 26,25 22 23,67 29,94 41,73

TYT Türkçe eE dbaeADAeCBCaeBBDABCEAEDebeDeDea eEECb

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal dDbca bccdAaA DcaeCE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik a E         D aE e         D            

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen D              C    

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 5 5 45
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN SABIRLI 630 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,438 264,330 12 98 98 446 8797

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 13 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 17 3,75 9 15,87 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,63 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,77 1,68 1,97

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,06 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 5,37 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,00 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,00 3,38 9,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,17 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,17 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,10 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,44 0,91 3,57

Toplam: 120 17 31 9,25 8 23,67 29,94 41,73

TYT Türkçe C cae bb  d edcec   BC  db   D eAeC bEaE

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BabcBbdaDdcBA D Dcb      

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik caE           D  c                      

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen e                   

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 7 9
Paragrafın Konusu 11 2 5 18
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT GÖLBAŞI 0 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,908 264,330 3 46 46 292 6031

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 7 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 7 13,25 33 14,39 18,74 21,11

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,71 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 1,68 1,97

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,89 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,36 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,96 6,91 7,84

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 4,25 3,35 8,07

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,36 0,03 1,13

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 4,61 3,38 9,21

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,11 0,25 1,32

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,14 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,17 0,75

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 -0,07 0,91 3,57

Toplam: 120 38 24 32,00 27 29,89 29,94 41,73

TYT Türkçe BC Ad DEA  aAeCC      aa        BCECaeDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BECDBDDAEADbeadbeaD      

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik ED Ed a  EE D eD         a    B  a   DC 

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen E d    e a  a      a

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 2 27
Paragrafın Konusu 11 2 2 18
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 1 33
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 1 0 100
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 1 0 100
Çemberin Temel Elemanları 1 1 0 100
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 1 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÖZTUNÇ 489 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,295 264,330 6 72 72 353 7275

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 7 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 4 11,00 28 14,39 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,71 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,89 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,36 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,96 6,91 7,84

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 4,25 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,36 0,03 1,13

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 4,61 3,38 9,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,11 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,14 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,07 0,91 3,57

Toplam: 120 29 17 24,75 21 29,89 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEEDBcADA          B EedbD             

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BD  BAEDDA     DaBbE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik DEEDAce       acbccaEa                  

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen ea                  

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 0 27
Paragrafın Konusu 11 5 1 45
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 1 33
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 2 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 4 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT BATUR A T Ş 385 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
242,435 264,330 2 38 38 271 5709

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 7 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 14,39 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,71 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 0,89 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,36 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,96 6,91 7,84

Matematik-1 30 6 7 4,25 14 4,25 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,36 0,03 1,13

TYT Matematik 40 6 8 4,00 10 4,61 3,38 9,21

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,11 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,14 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,17 0,75

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 -0,07 0,91 3,57

Toplam: 120 40 24 34,00 28 29,89 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEEDBAADAaeBCce B eB EedbD   B e C a CE

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BbCEBAEDDAABACbeb d      

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik DEE Aceb  c   a  D   a   b   A  e       

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen D         c         

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 6 3 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 2 0 67
Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 2 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 1 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY YAŞİN 34 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,185 264,330 5 65 65 336 6975

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 7 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 14,39 18,74 21,11

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,71 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,89 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,36 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 0 10,00 50 10,96 6,91 7,84

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 4,25 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,36 0,03 1,13

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 4,61 3,38 9,21

Toplam: 120 30 14 26,50 22 29,89 29,94 41,73

TYT Türkçe BbEcEbD   BaeeCdaECbCa                  

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BECDBDDAEA               

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik EDDEdEdcDEEBDCe                         

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 3 9
Paragrafın Konusu 11 2 0 18
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 1 33
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 1 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ATİŞ 361 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,875 264,330 4 61 61 321 6644

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 7 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 4 15,00 38 14,39 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,71 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,89 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,36 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,96 6,91 7,84

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 4,25 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,36 0,03 1,13

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 4,61 3,38 9,21

Toplam: 120 31 9 28,75 24 29,89 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEEDBcADACCBC      B EddbD             

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BD  BAEDDA     DaBbE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik DEE A          cbc                      

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 0 55
Paragrafın Konusu 11 6 1 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 1 33
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 2 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER S Y 501 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,835 264,330 1 22 22 221 4814

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 7 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 14,39 18,74 21,11

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,71 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 1,68 1,97

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,89 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 1,36 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,96 6,91 7,84

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 4,25 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,36 0,03 1,13

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 4,61 3,38 9,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,11 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,14 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,04 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,07 0,91 3,57

Toplam: 120 45 24 39,00 33 29,89 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEEDBAADACCBCECBBDABaaAaaaaAaaaAaaaaEeE

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCEBAEDDAABcCcDDBCE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik   c            cbccaE                   

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen ea                  

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafın Konusu 11 11 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERHAT ARSLAN 103 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,285 264,330 7 74 74 357 7379

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 7 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 4 15,00 38 14,39 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,71 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,89 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,36 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 10,96 6,91 7,84

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 4,25 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,36 0,03 1,13

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 4,61 3,38 9,21

Toplam: 120 27 11 24,25 20 29,89 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEEDBAADACCdC      B EedbD             

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BbdcBAEDDA               

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik DEE A         acbc                      

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 1 45
Paragrafın Konusu 11 7 0 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 1 33
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 2 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULLAH ORTA 353 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,610 264,330 3 96 96 438 8703

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 5 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 9,20 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,35 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,75 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,15 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 3,75 6,91 7,84

Toplam: 120 16 19 11,25 9 13,50 29,94 41,73

TYT Türkçe BCE ED    B ceeecE EdEadbdAAcAbC aE  c  

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal acCDdcc                  

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 4 36
Paragrafın Konusu 11 4 5 36
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ESMERAY 499 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,040 264,330 2 94 94 425 8569

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 5 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 9,20 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,35 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,15 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 3,75 6,91 7,84

Toplam: 120 20 27 13,25 11 13,50 29,94 41,73

TYT Türkçe CabdbcAbDdebBadaBdbbc EAbbDa    AaCdEECc

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCcaAd DA      b Ca     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 8 27
Paragrafın Konusu 11 5 6 45
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL ESMERAY 133 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 5 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 26 -0,50 -1 9,20 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,35 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,75 1,68 1,97

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,50 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,15 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 3,75 6,91 7,84

Toplam: 120 15 37 5,75 5 13,50 29,94 41,73

TYT Türkçe babEeaAbeA   bdacabcde    DaeaBecaCedb d

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal cDCdabEDDAcBAecbDdec     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 7 9
Paragrafın Konusu 11 2 8 18
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ESMERAY 459 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
167,020 264,330 4 99 99 447 8834

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 5 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 16 5,00 13 9,20 18,74 21,11

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,35 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,50 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 4 -1,00 -20 0,15 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 3,75 6,91 7,84

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 0,55 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 0,55 3,38 9,21

Toplam: 120 15 26 8,50 7 13,50 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAcbD   eceeCeEEbae aae        b   Bce

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal ab Ddab EA     ba ba     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik E     C b   D                           

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 4 18
Paragrafın Konusu 11 1 3 9
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMEDD 132 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,770 264,330 1 63 63 323 6691

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 5 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 9,20 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,35 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,75 1,68 1,97

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,50 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,15 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 3,75 6,91 7,84

Toplam: 120 34 21 28,75 24 13,50 29,94 41,73

TYT Türkçe BCaAdDD  eBcdD CEEbECEcdDBAbDAeCBCEC BDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal aEC dDDdbdDbAaeabBcD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 8 2 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA İŞLEK 420 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,210 264,330 11 82 82 380 7896

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 0,99 3,38 9,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,06 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,08 0,91 3,57

Toplam: 120 27 26 20,50 17 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe BCaAEecbADabAeadEECdbEad eAbcA bBCEeBBbb

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BEaD D  be     E  aD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik E              D        a    D          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen       b             

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 5 5 45
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÖZÇİÇEK 55 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,805 264,330 7 68 68 342 7093

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 0,99 3,38 9,21

Toplam: 120 34 31 26,25 22 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe BCdAEDDc eccceeCEEdECEEabBeADdCbBbECcBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal aECDBDcAbADb ccabcac     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik E  d aac  E D                           

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP YVZ 435 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,350 264,330 15 95 95 426 8589

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 24 7,00 18 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 0,99 3,38 9,21

Toplam: 120 22 36 13,00 11 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe cdEAdbD  Dabce bEECbdEadbacADAeaBbcecBae

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BECDBae  bDCd  Eb ea     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik a e a     d D                     b     

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 3 8 27
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BAYAT 396 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,733 264,330 17 101 101 451 8886

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 19 1,25 3 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 5,54 6,91 7,84

Toplam: 120 14 27 7,25 6 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe CEbbb e  ceeBbaece bBbE b D   e e  da   

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal  DCc A D cAdACeDaebb     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 6 18
Paragrafın Konusu 11 1 7 9
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKNUR DEMİR 155 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,130 264,330 8 71 71 350 7229

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 9 -0,25 -1 0,99 3,38 9,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,08 0,91 3,57

Toplam: 120 34 34 25,50 21 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe CEaaeBeADACCBaECBBDABb AEbD eDc AaCeEECa

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal dDCcd da eABAdDbaeCb     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik aEa           b  a   a   d Db        a b

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen e      d            

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 1 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTEN NAZLI 1903 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,000 264,330 16 100 100 449 8881

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 24 5,00 13 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 13 1,75 9 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 0,99 3,38 9,21

Toplam: 120 18 42 7,50 6 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAE bd caccD dEE bbcaE BcccdbecbbCceec

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal ecaDBDb db aAaedbeDb     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik cab   b     D Ac                        

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 0 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 7 27
Paragrafın Konusu 11 2 9 18
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 1 33
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÜRKMEZ 89 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,508 264,330 14 93 93 418 8426

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,99 3,38 9,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,08 0,91 3,57

Toplam: 120 21 23 15,25 13 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe  EaaeaAA Ae BCEC B eBCEA ba  Da ce d E d

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal  DC acbD   a  D aeCa     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik c E                                     

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen        d        a   

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 2 55
Paragrafın Konusu 11 4 4 36
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜLYA BOZDEMİR 32 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,750 264,330 12 86 86 389 7994

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,99 3,38 9,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,06 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,08 0,91 3,57

Toplam: 120 26 25 19,75 16 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe BdEAdDa bedceedCEEedbEEdDBAADAeaBaECBe  

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal    a De  ADC BcEa eb     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik             D                           

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen                   e 

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45
Paragrafın Konusu 11 8 2 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL AYDEMİR 35 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,395 264,330 4 51 51 305 6263

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,99 3,38 9,21

Fizik 7 1 1 0,75 11 -0,04 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,17 0,75

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 -0,08 0,91 3,57

Toplam: 120 38 27 31,25 26 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEaDaAA A CBCECcBDABCEAEDDbAecacDdeEEdb

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal dDCEaAED ecBACDaedba     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik Dc      a   c                           

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen c     Ea       e    

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 7 2 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 1 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE GÖK 86 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,190 264,330 1 24 24 228 4960

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 0,99 3,38 9,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,04 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,06 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,08 0,91 3,57

Toplam: 120 43 19 38,25 32 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEabBAADAeCBCECBBDABCEAEDDE eaeAa aEEdd

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCEe aDD eBACDbDebb     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik   E   BC    e              D            

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen        d            

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 10 1 91
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE İNAN 179 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,915 264,330 13 88 88 399 8197

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 0,99 3,38 9,21

Toplam: 120 25 29 17,75 15 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe CcbaDBeADACaBeECBdbABCaAabe  eacceeCEEdd

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCc   DDc     caeC      

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik b    Dcd  d                             

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 7 36
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET DEMİRTOSUN 250 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Toplam: 120 0 0 0,00 0 22,21 29,94 41,73

Soru No

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUAZ ATAY 386 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,928 264,330 6 60 60 320 6642

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 0,99 3,38 9,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,04 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,06 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,08 0,91 3,57

Toplam: 120 36 28 29,00 24 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEbabbDecda acEdaCEEbbBAADACaBCECBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal ecCDBDD E DCAB abeac     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik a    b      De a           D            

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen c  d                

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 11 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALİ YİĞİT 52 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,335 264,330 9 76 76 359 7435

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,99 3,38 9,21

Toplam: 120 30 24 24,00 20 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe CEcdbaAAadCCBCaCcBcABCEAEDDbAeeaeeebEEd 

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BD caAbDcA    DDaaC      

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik   E                                     

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafın Konusu 11 5 6 45
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
R MEYSA KILINÇ 399 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,823 264,330 5 56 56 313 6544

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 0,99 3,38 9,21

Toplam: 120 36 25 29,75 25 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEbDBcbDAeCBbECBBDABCEAEDD ADe Aa ecEdd

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BD Eec Dc  adCDcaeCE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik   E    e            b    d  dA      b b 

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJNUR TANRITANIR 575 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,830 264,330 10 79 79 369 7571

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 0,99 3,38 9,21

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,04 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,06 0,48 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,01 0,17 0,75

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,08 0,91 3,57

Toplam: 120 32 35 23,25 19 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe BCbA beb DccAD eEEdcCEEEbcAAcAe BbECBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal aE DdDcedcDeAccECeca     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik c  a     daB b ca            D          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen   e   c          C  

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜHEYLA SAYAR 394 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,528 264,330 3 39 39 272 5758

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 3 9 0,75 3 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 3 9 0,75 2 0,99 3,38 9,21

Toplam: 120 39 20 34,00 28 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDD  D  Aa CEEacCEEaDcAbaACCBCE  BDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BcdDBD     aAB ECBeD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik   a  Ebc  dead      aB a     D          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 4 55
Paragrafın Konusu 11 8 2 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ AYDEDE 221 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,870 264,330 2 27 27 236 5116

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 18 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 15,76 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,12 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,15 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,82 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,44 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 5,54 6,91 7,84

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 1,06 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,03 1,13

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 0,99 3,38 9,21

Toplam: 120 43 22 37,50 31 22,21 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEEDBeADACCBCECBBDABCEAEDa  Dd ee ecECa

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal dDCca cDD ABAdDceaCE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik e b  aBC a  b       EC c   D            

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafın Konusu 11 10 1 91
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 1 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BEDİRHAN BULUT 1138 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,538 264,330 11 12 12 185 3821

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 3 0 3,00 43 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 50 21 44,75 37 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCE dDD   e Ae  cEbdCEadDBAADAeCBCECBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BcCDBDD E DeAB aCeDD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik E  E  a   E DCAD cb ce    d             

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen d  BE D C  A E   e  

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 1 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE ÇAKAR 300 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,693 264,330 6 6 6 151 2975

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 57 26 50,50 42 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe cCEAEDDEA BDA dCEEddCEEaD  ADACCBCECBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal   CDBaD  d aABAaCBaD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik  Db C Cc  E DCAbEE  aB  cE   D          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen EbeebeeDe  c cCdD a 

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 9 0 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 2 0 67
Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 1 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AKBAŞ 1159 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,725 264,330 25 32 32 251 5317

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 42 23 36,25 30 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDabeDe Aa dEECbbdE bBcADAeCBCECBBD 

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BEC dDDbEdDCABeaaeDD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik   e CE    E      E  aB       D          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen              ce     

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Paragrafın Konusu 11 7 3 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE DİK 1178 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,930 264,330 24 31 31 250 5305

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 42 24 36,00 30 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCaAaDa  DB A daEE dCEcaDdAeDAdbBCE     

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal adCDBD         EbeeD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik E bECECc  a DCA  E   BC DE              

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen E    a  C e E eBDe  

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 4 36
Paragrafın Konusu 11 6 3 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 4 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ASLAN 1126 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,588 264,330 22 29 29 241 5204

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 5,92 3,38 9,21

Toplam: 120 42 20 37,00 31 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEdDBAADAeCBbECBBDABCEAEDDccc bAa dcECd

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCEB bD dABA DDadbE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik             D    e  Eb   adD            

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 10 1 91
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLAN ŞAHİN 1143 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,545 264,330 14 16 16 190 3865

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 50 22 44,50 37 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEaEbBbADAeCBCECBBD BC AEDDbcDBc adCEECd

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal  DCcB  D  e    Da b      

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik D E   B d EbD c D  CE c    D b         e

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen   E   EEEAD CD dC  b

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafın Konusu 11 7 3 64
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 1 33
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 2 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRA BAŞAK 1273 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,255 264,330 27 36 36 266 5595

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 5,92 3,38 9,21

Toplam: 120 39 16 35,00 29 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEdD eADAeCBCECBBDABCEAEDDbADaceaCCcEdE

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal dD c   DD  aA DDceCE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik             D        C               b  

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 8 2 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR BARIŞ 1176 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,615 264,330 26 33 33 252 5324

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 6 0 6,00 20 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 6 0 6,00 15 5,92 3,38 9,21

Toplam: 120 41 19 36,25 30 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDD   BcAeCdEEdbCEEabBcbDAeCBeECBBDc

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal dE DBDD  dDCABbabeDc     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik    E  C   E D    E           D          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA NUR TEMİZEL 1136 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,260 264,330 21 28 28 239 5165

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 43 24 37,00 31 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEcEbDbADc AaeCEEddCEbdeBAbDAeaBbECBBaA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BEbDBDD E DCABAECeaD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik E     a     D  a     B  D  b D  a       

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen              c      

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA BAŞBUĞA 1118 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,853 264,330 5 5 5 147 2918

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 5,92 3,38 9,21

Toplam: 120 56 21 50,75 42 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEbabADeDADCaEECbbEEdDBeADAeaBCECBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BECDBDD ccDbABdECeaD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik E c CEacD E DCeD E   BC  E D D          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 2 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ZENGİ 1112 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,203 264,330 17 20 20 218 4715

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 5,92 3,38 9,21

Toplam: 120 45 22 39,50 33 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEadeBAbDAeaBCECBBDeBCEAEDDbADaaAadCEECd

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal dDCEBb DDdAaACDDecbE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik   E  aBC         D C       D        e   

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GEÇER 1179 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,708 264,330 15 17 17 192 3912

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 12 9 9,75 24 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 53 35 44,25 37 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEdeBAADAaeBaECBBDABCEAEDabeDacAcCdEECd

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal  D cB     ABAbDDaeCa     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik e Ee  BC ecCb aE e CE cD EBDCc          

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen bcbe EEE de C  aC Bb

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 10 1 91
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 2 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 2 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 3 0 60
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ÇELİKHASI 1144 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,028 264,330 2 2 2 100 2137

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 11 8 9,00 23 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 63 26 56,50 47 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDDbADBDAbCCcECaCEEaDBAADAeeBCECBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal eECD D cbd      C aD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik c eaCE c E cDCA EE   B deE D   b        

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen EaCBEeeDC DAEECdDCab

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 10 1 91
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 2 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 2 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLFİDAN SAKİN 1151 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
277,373 264,330 9 10 10 178 3661

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 53 28 46,00 38 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEbeBAADACCBCECBBDABCEAEDDbAbBbAad cECd

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal dDCEa  D  ABACDDacCb     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik D E  aB a   cDD     a    E D A          

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen eaad cbc A  C  aCbBe

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 11 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 1 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 1 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER KORKUÇ 1149 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
273,593 264,330 13 15 15 189 3862

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 8 9 5,75 19 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 51 26 44,50 37 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEbcE DcDcadCEECbbEcbbBAd ACCBCECBBbA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BECDBDDAEdDCABAECeeD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik c b CECE  Ed   b ED  de cE e b          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen E            b      

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 8 2 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 2 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 2 1 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANIMCAN AÇIKGÖZ 1160 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,563 264,330 28 41 41 277 5823

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 14 1 13,75 46 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 40 27 33,25 28 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEbab eacAadeEEdcCEaEbcAbDAaaBbEeBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal      DD  e      de c     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik   D CEaED E D A  E  DB  DE   D          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen E dB ae C    E      

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAYRUNİSA ÇINARBAY 0 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,950 264,330 10 11 11 183 3738

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 52 26 45,50 38 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEEDBAADACaBbECBBDABCEAEDc  Da cDdCEEbd

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCcB  DDcABACDaadCE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik c E  eB  bE   D    CEac  E       b      

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen eadcaadE        C  C

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 11 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 1 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 1 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL DÜZTAŞ 1058 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,890 264,330 40 66 66 337 7039

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 34 30 26,50 22 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEbdbccADAeCBbECBBDeBCEAEDDbA c ca ecEda

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDbc  cDDAeadCcDDcbE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik D     c          ec        Dd           

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen   a   EE            

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 6 5 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN AKKUŞ 1133 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
252,885 264,330 20 25 25 232 5053

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 5,92 3,38 9,21

Toplam: 120 45 29 37,75 31 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEbbDaAbDAeCBCECBBDABCEAEDaEADcbAe eEEba

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal aDCEacEDDeeaACDDDebE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik b ae  Bdb E a Db  dCE      D e          

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 1 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 2 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 2 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSLAM ENGİN 1130 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,423 264,330 33 47 47 293 6057

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 7 11 4,25 14 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 7 12 4,00 10 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 42 40 32,00 27 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CcEbecAAeAebBCECBBaABCEAEDb   c A  eEEeb

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCcab DDA BAbDeeabE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik  ad   Bd  EdD D aed aCc  ceDC        a  

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen  DdBa  E A ee d   ce

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 3 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ERDEMİR 1001 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
306,465 264,330 3 3 3 107 2248

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 1 0 1,00 10 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 5,92 3,38 9,21

Toplam: 120 60 17 55,75 46 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe bEbdDBAADACCBCECBBDeBCEAEDDEAecDADeCEECb

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCEBAEDDAABbdDDeeCE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik D E   Be  E D Dc b CE E  a DCd       D  

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 2 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 1 0 100
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA İLAYDA DURU 1141 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,098 264,330 12 13 13 187 3839

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 5,92 3,38 9,21

Toplam: 120 48 12 45,00 38 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDDb DcDAc CEECbbEEdDBAADAeCBCECBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BE DBDDb dDCbBA   aD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik     Cd    E D    E   B   E              

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERAL BURTA 1051 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,760 264,330 8 9 9 174 3539

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 12 11 9,25 31 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 12 11 9,25 23 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 3 10 0,50 3 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 56 37 46,75 39 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDabeDcaAadCEE aCEEaDBAADACaBCECBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal aECDBDD b DCABAEbdab     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik cabEbaCc EE DCAedE  bBd  ECc D          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen Eb d cecd    ECa add

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 3 64
Paragrafın Konusu 11 11 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 1 33
Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 3 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 1 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED DEMİR 1129 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,118 264,330 32 45 45 290 6019

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 8 8 6,00 20 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 8 9 5,75 14 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 40 31 32,25 27 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe cCEAEDa   c c  dcEedCccEbBAbDAbCBCECBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal aECD DDbEdDbd AECeaa     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik E   aECc  E DCAec   bdC c    a a        

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen   a   D             

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 0 2 0
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 2 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 2 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÜLER 1145 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,068 264,330 39 59 59 319 6635

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 1 1 0,75 8 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 4 11 1,25 3 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 38 36 29,00 24 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEbdeBAADACeBaECBBaABCEAEDa  accAedeEEda

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCcBAbDDdeaACDcDeab     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik   a   aabD ae     a  C   a Ded      Cc  

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen   c                 

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 10 1 91
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 2 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 3 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 1 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA ÖZTÜRKCİ 1134 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,580 264,330 23 30 30 242 5206

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 44 30 36,50 30 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDD A caAD bEECab EEbac D           

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal aEbDBD   ADCAacECeaD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik a D ad E E  D A  E  DBC ca   D          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen EcacaDeD eDd EeabCaE

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 1 27
Paragrafın Konusu 11 3 3 27
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 2 0 67
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Nükleik Asitler 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA GÜLBAY 1091 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,658 264,330 34 48 48 295 6113

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 37 20 32,00 27 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe dEEdbBAADACaBCECBBadBCEAEbD A eDc dCEEeE

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCce  DeA     aDeCa     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik       B     e a      C    cD            

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen D                   

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA OĞUZHAN 1210 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,560 264,330 30 43 43 285 5932

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 40 29 32,75 27 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDad  cbA  CcEdECEbaDBAbcAdbBCECBabA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BcCeBDD ddDCABccCeDD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik   b a ece   D  D b       E   D          

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen   aB         cC     

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 1119 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,198 264,330 7 7 7 158 3205

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 55 25 48,75 41 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe cCE EDD   a ADCCEEdbdEEaDBAbDACCBCEeBBDe

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BECDBDD   DdABAECeDD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik b   CEbc  E DCA  E   B  D    D      c   

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen d  caDe CaeA E e dad

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 1 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 3 0 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 1 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 1 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ALEYNA AKMAN 1142 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,480 264,330 35 50 50 297 6127

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 40 33 31,75 26 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CcbdDceADAddBbECBBDeBCEAEb  ADBbADeaEEb 

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal cDCae  D    A D edbE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik   Eb  aC  E   ec e bE E    D            

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen eed   dcE   CD dd BC

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45
Paragrafın Konusu 11 6 5 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 2 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 1 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 0 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH ASLAN 1164 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,980 264,330 19 23 23 226 4923

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 46 30 38,50 32 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEdeBAADACbBbECBBDABCEAEDbbADcacDeCEEdd

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCcBcEDDceBbCDDcdCE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik e     Bd b  b D   Eac    E D         b  

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen be  d  d            

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 11 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 2 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM ÇİFTÇİ 1175 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,120 264,330 37 54 54 309 6391

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 5,92 3,38 9,21

Toplam: 120 36 22 30,50 25 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEabBeAaACCabECBBDABCEAEDD dD cADdCEabc

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BD ceA DD      D eaa     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik      cB        E   C     b D dd      a  

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 0 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 1 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 1 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
PINAR TEBER 1146 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,148 264,330 38 55 55 312 6523

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 5,92 3,38 9,21

Toplam: 120 36 25 29,75 25 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEaaeBAADACCBbECBBDeBCEAbDabdDB A d cEda

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCcec DD caA DaeeC      

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik   E   B   E  c    d  dE      d          

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 1 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 0 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 0 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJBİN YİĞİT 1148 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,213 264,330 36 52 52 306 6279

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 38 28 31,00 26 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEDa   ccAe eEECdbEEaeBebDACCBaECBBcA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal  c edD    Db   abeDD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik     Cd    E      E  cB   E Dc  a        

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen d  BE  eC    EC  ea 

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 1 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENAY CUDİ 1023 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
316,115 264,330 1 1 1 90 1885

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 65 24 59,00 49 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAcDDEADBbAaCeEECECEEEbBAADACeBCECBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal eECDBD    D ABAECdaD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik  bD CEbb  aBDCA EE   Bd eE D D b        

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

TYT Fen EEaecaeDe   EcCB  d 

Cevap Anahtarı A EECBEDDDCBDAEECBDCCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Paragrafın Konusu 11 11 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 2 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 1 33
Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 1 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 2 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 1 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 1 0 100
Organik Bileşikler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILANUR GÜL 1115 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
266,588 264,330 16 18 18 203 4246

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 8,67 6,91 7,84

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 46 14 42,50 35 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEEabBAADAeaBCECBBDABCEAEDDEADcbA dCEECE

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal  DCcB bDD A    DDeCb     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Fen DeEc  EE Ae         

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafın Konusu 11 10 1 91
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 1 0 100
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN ÇAKAR 1165 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,155 264,330 4 4 4 143 2899

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 7 8 5,00 13 5,92 3,38 9,21

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,54 0,25 1,32

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,09 0,48 1,51

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,42 0,17 0,75

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 2,04 0,91 3,57

Toplam: 120 56 21 50,75 42 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe bEEdDBAADACCBCEeaBDABCEAEDDb DBDA bCcECd

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal B  E        A  ba CE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik  EE A B  c a  D   bCa be d D          e 

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

TYT Fen eDEB EEEEdDBCD CCDd 

Cevap Anahtarı B DDEBCEEEEADBCDECCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 2 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 7 4 64
Paragrafın Konusu 11 9 2 82
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 0 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 0 0 0
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 1 0 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 2 2 50
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 1 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 2 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Yay Dalgaları 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Kuvvet ve Özellikleri 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 1 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 1 0 100
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 0 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Nükleik Asitler 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TUNÇ 1173 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,450 264,330 29 42 42 279 5878

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 5,92 3,38 9,21

Toplam: 120 39 24 33,00 28 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe CEaEeccADAebBbECBdceBCaAEDD Aec A CeEEbb

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal  DCEaA DDe BcCDDadbE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik  E   DBCa     D D  C         e          

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 6 5 55
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 1 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 0 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 1 0 50
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 1 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KURTBECE 1168 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
238,410 264,330 31 44 44 287 5939

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 11 6,25 31 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 5,92 3,38 9,21

Toplam: 120 40 28 33,00 28 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe BCEAEbDbAbecADdCEECbCEbbeBcADAeCBCECBBDA

Cevap Anahtarı A BCEAEDDEADBDADCCEECECEEEDBAADACCBCECBBDA

TYT Sosyal BcaDdDDbEADbbaAabcbD     

Cevap Anahtarı A BECDBDDAEADCABAECBDDEADDB

TYT Matematik E Ddbdac  E                             

Cevap Anahtarı A EDDECECEDEEBDCADEEDADBCCDECDDDBCDCCBEDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 9 2 82
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 1 0 50
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 0 0 0
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 1 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 0 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN GÜLER 1166 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,448 264,330 18 21 21 219 4775

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 40 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,15 18,74 21,11

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,88 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,94 1,68 1,97

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,39 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,46 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,67 6,91 7,84

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 5,98 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,05 0,03 1,13

TYT Matematik 40 7 6 5,50 14 5,92 3,38 9,21

Toplam: 120 46 27 39,25 33 39,79 29,94 41,73

TYT Türkçe eaEEbBeADAeeBeECBBDABCEAEbDEADBcADaaEEba

Cevap Anahtarı B CEEEDBAADACCBCECBBDABCEAEDDEADBDADCCEECE

TYT Sosyal BDCEBAEDDeeaAbaDacbE     

Cevap Anahtarı B BDCEBAEDDAABACDDDBCEBDDAE

TYT Matematik D E   B  e  D      C bcDcce  A          

Cevap Anahtarı B DEEDADBCCDECDDDEDDECECEDEEBDCABEDCCBCDCC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Paragrafın Konusu 11 8 3 73
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 1 0 100
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
Felsefi Düşünce 2 1 1 50
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 1 0 33
Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 1 1 25
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 2 0 100
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 1 0 25
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 2 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 0 1 0
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 0 0 0
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ Görev 360 TYT  1. Deneme

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ KOÇ 432 MZC

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
247,525 264,330 1 34 34 256 5395

Puanı Hesaplanan: 103 103 464 9156

Katılımlar: 1 105 105 469 9227

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 13,50 18,74 21,11

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,50 2,31 2,57

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,68 1,97

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,50 1,80 2,08

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 1,12 1,20

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,50 6,91 7,84

Matematik-1 30 15 9 12,75 43 12,75 3,35 8,07

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,13

TYT Matematik 40 15 9 12,75 32 12,75 3,38 9,21

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,50 0,25 1,32

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,75 0,48 1,51

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,17 0,75

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,75 0,91 3,57

Toplam: 120 44 34 35,50 30 35,50 29,94 41,73
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 2 1 1 50
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Yapısı Bakımından Sözcükler 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 5 27
Paragrafın Konusu 11 4 2 36
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk Çağ’da Başlıca Medeniyet Havzaları 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Avrupa'da Din Savaşlarından Modern Devlete 1 0 1 0
İşgallerin Başlaması ve Millî Mücadele'ye Hazırlık 1 1 0 100
I. Dünya Savaşı (1914-1918) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterimi 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatları 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Türkiye'de Başlıca Yüzey Şekilleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
Felsefi Düşünce 2 0 2 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam Düşüncesinde İtikadi, Siyasi ve Fıkhi Yorumlar 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
İsim ve sıfatlarının yansımalarıyla Allah'ı tanır. 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100
İslam'ın inanç esaslarının özelliklerini ayet ve hadisler ışığında analiz eder. 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Felsefesinin Düşünce ve Argümanları 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Basit Olayların Olasılıkları 2 2 0 100
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 3 2 1 67
Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 4 3 1 75
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 2 0 2 0
Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 4 2 2 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü İfadeler ve Denklemler 3 1 1 33
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 5 1 1 20
Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar. 1 1 0 100
Bileşik önermeyi örneklerle açıklar; ve, veya, ya da bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir. 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler. 1 0 0 0
Öklid teoremini elde ederek problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dörtgenler ve Özellikleri 1 0 0 0
Katı Cisimler 1 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 1 0 0 0
Çemberin Temel Elemanları 1 0 0 0
Dairenin Çevresi ve Alanı 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Yay Dalgaları 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Kuvvet ve Özellikleri 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Saf maddelerin hâl değişim grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Fiziksel ve Kimyasal Değişimler 1 1 0 100
Mol Kavramı 1 0 0 0
Asitleri ve bazları bilinen özellikleri yardımıyla ayırt eder. 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Kan Grupları 1 0 1 0
Organik Bileşikler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Nükleik Asitler 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
Ökaryotik Alemler 1 0 0 0
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