
ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI

İL İLÇE KURUM SINAV ADI KATILIMLAR
GENEL İL İLÇE KURUM

Van EDREMİT Edremit Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilfen TYT Deneme Sınavı-1 16916 3786 921 110

Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 19.22 13.73 15.79 9.50 5.22 8.20 8.82 3.79 7.87 4.24 4.05 3.23 41.78 26.79 35.09 216.934

İl Ortalaması 20.59 13.11 17.31 10.09 5.06 8.82 8.80 3.22 8.00 4.24 3.92 3.26 43.71 25.31 37.39 224.583
Okul Ortalaması 20.22 14.32 16.64 9.77 5.76 8.33 5.02 2.95 4.28 2.60 3.30 1.77 37.61 26.33 31.03 203.401

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
1 1144 - FATMANURÇELİKHASI 12 / P 30 9 27.75 8 3 7.25 21 2 20.50 14 5 12.75 73.00 19.00 68.25 327.225 1571 325 29 1
2 1165 - ŞÜKRAN ÇAKAR 12 / P 30 8 28.00 11 4 10.00 14 1 13.75 14 4 13.00 69.00 17.00 64.75 315.975 1928 407 41 2
3 1023 - ŞENAY CUDİ 12 / P 28 12 25.00 12 5 10.75 16 3 15.25 12 8 10.00 68.00 28.00 61.00 303.375 2334 503 69 3
4 1118 - ESRA BAŞBUĞA 12 / P 31 9 28.75 16 4 15.00 15 2 14.50 0 0 0.00 62.00 15.00 58.25 293.725 2723 593 97 4
5 1179 - FATMA GEÇER 12 / P 30 10 27.50 7 3 6.25 13 3 12.25 13 5 11.75 63.00 21.00 57.75 292.375 2770 604 98 5
6 300 - ASİYE ÇAKAR 12 / P 27 9 24.75 12 5 10.75 13 1 12.75 9 8 7.00 61.00 23.00 55.25 284.100 3138 681 125 6
7 1134 - NİDA ÖZTÜRKCİ 12 / P 27 12 24.00 12 5 10.75 16 1 15.75 7 10 4.50 62.00 28.00 55.00 283.025 3185 694 129 7
8 1115 - SILANUR GÜL 12 / P 28 10 25.50 15 3 14.25 5 1 4.75 9 6 7.50 57.00 20.00 52.00 273.775 3625 796 161 8
9 1112 - ESRA ZENGİ 12 / 0 31 9 28.75 15 5 13.75 10 2 9.50 0 0 0.00 56.00 16.00 52.00 272.975 3671 807 164 9

10 118 - BÜŞRA İLHAN 12 / B 26 12 23.00 18 1 17.75 11 0 11.00 0 0 0.00 55.00 13.00 51.75 272.550 3690 814 166 10
11 1001 - MELEK ERDEMİR 12 / P 28 12 25.00 17 3 16.25 11 3 10.25 0 0 0.00 56.00 18.00 51.50 271.575 3742 830 171 11
12 1133 - HÜSEYİN AKKUŞ 12 / B 27 12 24.00 17 3 16.25 8 2 7.50 2 4 1.00 54.00 21.00 48.75 262.600 4231 947 204 12
13 1138 - AHMET BULUT 12 / P 24 10 21.50 14 5 12.75 11 4 10.00 6 10 3.50 55.00 29.00 47.75 259.200 4441 996 215 13
14 399 - RÜMEYSA KILINÇ 12 / E 28 10 25.50 12 3 11.25 10 0 10.00 0 0 0.00 50.00 13.00 46.75 255.400 4683 1046 226 14
15 1048 - AYŞENUR BOZDEMİR 12 / P 23 17 18.75 15 5 13.75 9 3 8.25 8 12 5.00 55.00 37.00 45.75 252.850 4856 1089 241 15
16 0 - NİSA ÇINARBAY 12 / P 22 14 18.50 14 3 13.25 9 4 8.00 7 11 4.25 52.00 32.00 44.00 246.950 5250 1170 264 16
17 1142 - NUR ALEYNA AKMAN 12 / P 26 11 23.25 11 4 10.00 8 5 6.75 6 8 4.00 51.00 28.00 44.00 246.600 5277 1180 269 17
18 1119 - NİSA NUR YILDIZ 12 / P 23 11 20.25 15 2 14.50 8 4 7.00 5 12 2.00 51.00 29.00 43.75 246.025 5320 1194 273 18
19 1164 - NURULLAH ASLAN 12 / P 26 14 22.50 12 8 10.00 10 4 9.00 3 4 2.00 51.00 30.00 43.50 244.750 5421 1212 276 19
20 1159 - AYŞE AKBAŞ 12 / P 26 11 23.25 12 4 11.00 8 2 7.50 2 2 1.50 48.00 19.00 43.25 243.975 5488 1227 280 20
21 86 - MEDİNE GÖK 12 / E 29 8 27.00 11 8 9.00 5 0 5.00 2 0 2.00 47.00 16.00 43.00 243.000 5571 1249 285 21
22 707 - ZEYNEP ŞEN 11 / C 26 8 24.00 13 2 12.50 3 1 2.75 3 2 2.50 45.00 13.00 41.75 239.275 5821 1313 297 22
23 1141 - MELİSA İLAYDA 12 / B 23 12 20.00 14 2 13.50 8 0 8.00 0 0 0.00 45.00 14.00 41.50 238.300 5880 1326 300 23
24 1143 - CEYLAN ŞAHİN 12 / P 28 9 25.75 5 4 4.00 6 2 5.50 8 7 6.25 47.00 22.00 41.50 237.975 5906 1334 305 24
25 1136 - EDA NUR TEMİZEL 12 / P 28 10 25.50 10 8 8.00 3 2 2.50 6 5 4.75 47.00 25.00 40.75 235.750 6058 1391 318 25
26 1160 - HANIMCAN AÇIKGÖZ 12 / * 22 17 17.75 5 2 4.50 15 3 14.25 6 7 4.25 48.00 29.00 40.75 235.350 6091 1398 321 26
27 1149 - HACER KORKUÇ 12 / * 23 16 19.00 14 5 12.75 6 4 5.00 4 1 3.75 47.00 26.00 40.50 235.300 6097 1401 323 27
28 1148 - ROJBİN YİĞİT 12 / P 25 8 23.00 6 1 5.75 10 2 9.50 4 7 2.25 45.00 18.00 40.50 234.450 6162 1421 332 28
29 1151 - GÜLFİDAN SAKİN 12 / P 25 15 21.25 11 7 9.25 8 1 7.75 4 8 2.00 48.00 31.00 40.25 233.950 6195 1428 335 29
30 1053 - EYYUBİ BOZKURT 12 / P 23 15 19.25 13 6 11.50 6 4 5.00 5 5 3.75 47.00 30.00 39.50 231.875 6361 1466 340 30
31 201 - YUSRA ŞEKER 12 / B 29 8 27.00 11 8 9.00 5 6 3.50 0 0 0.00 45.00 22.00 39.50 231.250 6417 1483 343 31
32 1051 - MERAL BURTA 12 / P 20 19 15.25 10 5 8.75 12 6 10.50 6 6 4.50 48.00 36.00 39.00 230.025 6532 1517 353 32
33 1130 - İSLAM ENGİN 12 / P 20 15 16.25 9 11 6.25 13 2 12.50 6 8 4.00 48.00 36.00 39.00 229.725 6563 1529 355 33
34 35 - IŞIL AYDEMİR 12 / E 26 12 23.00 15 5 13.75 0 4 -1.00 4 4 3.00 45.00 25.00 38.75 229.550 6575 1532 356 34
35 1170 - ZENNUR AĞIRTAŞ 12 / P 22 13 18.75 14 5 12.75 4 1 3.75 6 11 3.25 46.00 30.00 38.50 228.650 6650 1555 361 35
36 178 - ZEHRA GÜMÜŞ 12 / A 25 12 22.00 15 4 14.00 3 2 2.50 0 1 -0.25 43.00 19.00 38.25 227.600 6750 1582 370 36
37 394 - SÜHEYLA SAYAR 12 / E 23 13 19.75 13 5 11.75 7 1 6.75 0 1 -0.25 43.00 20.00 38.00 226.550 6854 1611 372 37
38 1146 - PINAR TEBER 12 / B 23 15 19.25 13 4 12.00 7 2 6.50 0 0 0.00 43.00 21.00 37.75 225.775 6924 1629 375 38
39 221 - YELİZ AYDEDE 12 / E 23 14 19.50 11 6 9.50 8 4 7.00 2 2 1.50 44.00 26.00 37.50 224.850 7010 1646 377 39
40 1168 - ZEHRA KURTBECE 12 / B 26 13 22.75 12 8 10.00 5 3 4.25 0 1 -0.25 43.00 25.00 36.75 222.250 7213 1699 397 40
41 73 - İREM YILDIZHAN 12 / A 26 9 23.75 9 8 7.00 6 2 5.50 1 2 0.50 42.00 21.00 36.75 222.025 7231 1705 398 41
42 1129 - MUHAMMED DEMİR 12 / P 21 11 18.25 10 7 8.25 9 5 7.75 3 3 2.25 43.00 26.00 36.50 221.500 7274 1718 399 42
43 411 - GÜLTEN ÖZDEMİR 12 / E 27 12 24.00 13 4 12.00 0 0 0.00 0 0 0.00 40.00 16.00 36.00 220.000 7405 1750 404 43
44 1166 - ZİLAN GÜLER 12 / B 26 13 22.75 11 9 8.75 6 6 4.50 0 0 0.00 43.00 28.00 36.00 219.675 7449 1762 409 44
45 1176 - EBRAR BARIŞ 12 / P 25 11 22.25 8 9 5.75 8 0 8.00 0 0 0.00 41.00 20.00 36.00 219.375 7475 1770 412 45
46 1126 - AYŞEGÜL ASLAN 12 / B 23 14 19.50 15 3 14.25 2 2 1.50 0 0 0.00 40.00 19.00 35.25 217.750 7605 1806 416 46
47 1175 - ÖZLEM ÇİFTÇİ 12 / P 23 12 20.00 8 3 7.25 7 3 6.25 1 0 1.00 39.00 18.00 34.50 214.675 7878 1873 430 47
48 4 - MERVE YILDIZHAN 12 / A 25 10 22.50 12 6 10.50 2 4 1.00 0 0 0.00 39.00 20.00 34.00 213.250 8015 1916 438 48
49 240 - ZEYNEP EFETEKİN 12 / B 24 13 20.75 9 10 6.50 5 4 4.00 3 2 2.50 41.00 29.00 33.75 212.275 8109 1933 441 49
50 205 - ŞİLAN COŞKUN 12 / A 21 16 17.00 13 2 12.50 2 0 2.00 3 4 2.00 39.00 22.00 33.50 212.000 8145 1945 443 50
51 1178 - AYŞE DİK 12 / P 18 16 14.00 6 4 5.00 8 2 7.50 8 5 6.75 40.00 27.00 33.25 210.900 8272 1975 450 51
52 181 - REİHAN ARV 12 / B 20 16 16.00 11 2 10.50 6 0 6.00 1 1 0.75 38.00 19.00 33.25 210.850 8277 1978 451 52
53 1145 - MEHİR GÜLER 12 / P 23 17 18.75 14 5 12.75 2 5 0.75 2 5 0.75 41.00 32.00 33.00 210.250 8322 1991 453 53
54 1273 - EBRA BAŞAK 12 / B 24 15 20.25 11 3 10.25 2 0 2.00 1 2 0.50 38.00 20.00 33.00 209.975 8347 2002 458 54
55 1058 - HİLAL DÜZTAŞ 12 / P 27 10 24.50 8 7 6.25 1 2 0.50 3 5 1.75 39.00 24.00 33.00 209.700 8375 2010 459 55
56 575 - ROJNUR TANRITANIR 12 / E 20 16 16.00 11 6 9.50 3 2 2.50 5 3 4.25 39.00 27.00 32.25 207.800 8554 2055 471 56
57 1091 - NİSA GÜLBAY 12 / * 18 15 14.25 11 5 9.75 7 3 6.25 2 2 1.50 38.00 25.00 31.75 205.900 8742 2102 483 57
58 303 - İPEK ÇEKER 12 / B 21 13 17.75 13 3 12.25 1 3 0.25 1 0 1.00 36.00 19.00 31.25 204.450 8885 2133 491 58
59 194 - DUYGU YÜRÜK 12 / B 27 12 24.00 6 10 3.50 3 5 1.75 3 5 1.75 39.00 32.00 31.00 202.825 9052 2184 496 59
60 386 - MUAZ ATAY 12 / E 22 15 18.25 10 8 8.00 1 2 0.50 4 2 3.50 37.00 27.00 30.25 200.975 9215 2222 503 60
61 225 - ELANUR COŞKKUN 12 / A 20 19 15.25 12 8 10.00 2 4 1.00 4 1 3.75 38.00 32.00 30.00 200.375 9273 2239 506 61
62 403 - MÜSAB ARSLAN 12 / 0 21 15 17.25 8 6 6.50 5 1 4.75 3 6 1.50 37.00 28.00 30.00 199.800 9338 2256 511 62
63 274 - YİĞİT BALI 12 / 0 16 20 11.00 17 3 16.25 3 4 2.00 0 3 -0.75 36.00 30.00 28.50 195.600 9736 2371 540 63
64 677 - ESRA DİLER 11 / C 22 13 18.75 12 7 10.25 0 0 0.00 2 11 -0.75 36.00 31.00 28.25 194.175 9892 2418 550 64
65 132 - MUHAMMEDD 12 / D 20 15 16.25 13 5 11.75 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 20.00 28.00 193.575 9936 2433 555 65
66 304 - ASLI YİĞİT 12 / A 25 12 22.00 8 10 5.50 0 0 0.00 0 0 0.00 33.00 22.00 27.50 191.300 10161 2498 569 66
67 660 - FİLİZ SEVİNÇ 12 / A 22 15 18.25 7 4 6.00 4 4 3.00 0 0 0.00 33.00 23.00 27.25 190.525 10244 2524 574 67
68 246 - ALEYNA SAHİK 12 / B 19 19 14.25 13 7 11.25 1 1 0.75 1 1 0.75 34.00 28.00 27.00 190.300 10257 2527 576 68
69 0 - ASYA İŞLEK 12 / E 23 13 19.75 8 7 6.25 1 3 0.25 2 5 0.75 34.00 28.00 27.00 189.800 10310 2542 580 69
70 165 - NAZLICAN BALIK 12 / A 19 13 15.75 9 5 7.75 3 2 2.50 1 1 0.75 32.00 21.00 26.75 189.125 10374 2560 582 70
71 25 - TUBA KARABAŞ 12 / A 23 12 20.00 9 8 7.00 2 9 -0.25 0 0 0.00 34.00 29.00 26.75 188.975 10396 2569 585 71
72 79 - BERAT GÖLBAŞI 12 / C 11 28 4.00 7 13 3.75 16 24 10.00 11 9 8.75 45.00 74.00 26.50 188.700 10428 2576 586 72
73 89 - HATİCE ÜRKMEZ 12 / E 20 13 16.75 10 3 9.25 0 0 0.00 0 2 -0.50 30.00 18.00 25.50 185.025 10782 2672 603 73
74 155 - GÖKNUR DEMİR 12 / E 19 18 14.50 11 7 9.25 2 7 0.25 2 3 1.25 34.00 35.00 25.25 184.375 10834 2686 606 74
75 54 - BEYZANUR BARIŞ 12 / B 17 15 13.25 8 5 6.75 4 1 3.75 2 2 1.50 31.00 23.00 25.25 184.150 10863 2694 611 75
76 0 - ZÜLEYHA YABAŞ 12 / A 18 13 14.75 11 4 10.00 1 1 0.75 0 2 -0.50 30.00 20.00 25.00 183.450 10930 2707 615 76
77 655 - ASYA GÖRENTAŞ 12 / A 16 18 11.50 11 7 9.25 1 1 0.75 4 4 3.00 32.00 30.00 24.50 182.075 11056 2737 619 77
78 123 - SEVDE MANTAŞ 12 / B 21 17 16.75 10 6 8.50 0 1 -0.25 0 2 -0.50 31.00 26.00 24.50 181.650 11087 2748 621 78



ÖĞRENCİ LİSTESİ - KURUM - TYT PUAN SIRALI
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Ortalamalar
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan
Genel Ortalama 19.22 13.73 15.79 9.50 5.22 8.20 8.82 3.79 7.87 4.24 4.05 3.23 41.78 26.79 35.09 216.934

İl Ortalaması 20.59 13.11 17.31 10.09 5.06 8.82 8.80 3.22 8.00 4.24 3.92 3.26 43.71 25.31 37.39 224.583
Okul Ortalaması 20.22 14.32 16.64 9.77 5.76 8.33 5.02 2.95 4.28 2.60 3.30 1.77 37.61 26.33 31.03 203.401

No Ögr.Bilgileri Snf/Şb
TÜRKÇE SOSYAL BİLİMLER TEMEL MATEMATİK FEN BİLİMLERİ Toplam TYT PUAN Genel İl İlçe Kurum

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sıra Sıra Sıra Sıra
79 167 - MER *M TEKTAŞ 12 / A 21 17 16.75 9 9 6.75 1 4 0.00 0 0 0.00 31.00 30.00 23.50 178.225 11392 2837 650 79
80 179 - MEDİNE İNAN 12 / E 20 16 16.00 7 10 4.50 3 1 2.75 0 0 0.00 30.00 27.00 23.25 177.175 11491 2864 658 80
81 193 - SUDENAZ COŞKUN 12 / A 19 17 14.75 10 7 8.25 0 0 0.00 0 0 0.00 29.00 24.00 23.00 176.725 11532 2878 663 81
82 84 - FERİDE O KYAY 12 / B 16 19 11.25 11 7 9.25 2 2 1.50 1 4 0.00 30.00 32.00 22.00 173.525 11786 2947 676 82
83 385 - BATUR ATAŞ 12 / C 12 5 10.75 8 3 7.25 4 3 3.25 1 1 0.75 25.00 12.00 22.00 173.400 11798 2951 677 83
84 435 - EYÜP YAVUZ 12 / E 17 21 11.75 9 10 6.50 4 5 2.75 2 5 0.75 32.00 41.00 21.75 172.500 11877 2963 681 84
85 32 - HÜLYA BOZDEMİR 12 / E 17 18 12.50 9 3 8.25 0 0 0.00 0 1 -0.25 26.00 22.00 20.50 168.450 12243 3061 703 85
86 361 - MUHAMMED ATİŞ 12 / C 12 10 9.50 10 4 9.00 2 4 1.00 0 0 0.00 24.00 18.00 19.50 165.250 12478 3114 713 86
87 489 - EREN ÖZTUNÇ 12 / C 14 11 11.25 8 3 7.25 2 5 0.75 0 0 0.00 24.00 19.00 19.25 164.250 12561 3131 717 87
88 432 - MİRAÇ KOÇ 12 / C 9 21 3.75 6 11 3.25 13 6 11.50 2 8 0.00 30.00 46.00 18.50 161.375 12811 3196 731 88
89 183 - RÜMEYSA ÖZDAL 12 / A 13 21 7.75 10 7 8.25 2 4 1.00 1 2 0.50 26.00 34.00 17.50 158.625 13017 3241 744 89
90 103 - SERHAT ARSLAN 12 / C 15 15 11.25 6 8 4.00 2 1 1.75 1 3 0.25 24.00 27.00 17.25 157.350 13128 3262 750 90
91 424 - ZİLAN ŞAHBUDAK 12 / 0 16 19 11.25 7 9 4.75 2 2 1.50 0 2 -0.50 25.00 32.00 17.00 156.525 13184 3274 756 91
92 680 - TÜLAY BİRA Y 12 / B 17 23 11.25 7 13 3.75 2 10 -0.50 1 2 0.50 27.00 48.00 15.00 149.925 13643 3385 785 92
93 52 - ALİ YİĞİT 12 / E 13 9 10.75 5 4 4.00 0 0 0.00 0 0 0.00 18.00 13.00 14.75 149.075 13704 3402 788 93
94 204 - HİLAL ASLAN 12 / B 15 20 10.00 5 7 3.25 2 5 0.75 1 2 0.50 23.00 34.00 14.50 148.225 13754 3412 792 94
95 222 - DİLARA ALKIŞ 12 / A 15 20 10.00 4 3 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 19.00 23.00 13.25 144.050 14020 3472 812 95
96 1903 - NAZLI GÜL 12 / E 10 24 4.00 8 10 5.50 1 3 0.25 3 4 2.00 22.00 41.00 11.75 139.525 14272 3532 834 96
97 250 - MEHMET DEMİRTOSUN 12 / E 13 5 11.75 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 13.00 5.00 11.75 138.775 14314 3541 838 97
98 501 - ÖMER SERVET YNGL 12 / C 6 14 2.50 7 8 5.00 3 2 2.50 1 2 0.50 17.00 26.00 10.50 135.200 14489 3581 846 98
99 229 - YASEMİN AKBAŞ 12 / B 9 17 4.75 7 6 5.50 2 4 1.00 0 4 -1.00 18.00 31.00 10.25 134.275 14541 3595 850 99

100 34 - GÜNEY YAŞİN 12 / C 6 10 3.50 1 6 -0.50 6 0 6.00 0 0 0.00 13.00 16.00 9.00 129.650 14730 3626 857 100
101 122 - HAMZA AKBAŞ 11 / C 9 20 4.00 3 12 0.00 2 7 0.25 6 6 4.50 20.00 45.00 8.75 129.325 14745 3630 859 101
102 396 - FURKAN BAYAT 12 / E 12 24 6.00 4 8 2.00 8 32 0.00 4 16 0.00 28.00 80.00 8.00 126.600 14863 3648 866 102
103 146 - SÜMEYYA CESUR 11 / C 9 21 3.75 7 8 5.00 0 0 0.00 1 8 -1.00 17.00 37.00 7.75 125.975 14884 3651 867 103
104 388 - FATMA GÜRSES 11 / C 11 19 6.25 0 0 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 19.00 6.25 120.625 15117 3679 874 104
105 452 - ÜMEYİR ERYİĞİT 12 / C 5 18 0.50 6 3 5.25 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 21.00 5.75 119.500 15168 3683 875 105
106 667 - MUHAMMEDD 11 / C 8 22 2.50 4 10 1.50 3 14 -0.50 5 15 1.25 20.00 61.00 4.75 115.950 15327 3698 882 106
107 630 - ZİLAN SABIRLI 12 / B 5 15 1.25 6 11 3.25 0 0 0.00 0 0 0.00 11.00 26.00 4.50 115.175 15370 3706 884 107
108 353 - ABDULLAH ORTA 12 / D 6 10 3.50 1 0 1.00 0 0 0.00 0 0 0.00 7.00 10.00 4.50 114.950 15388 3709 887 108
109 499 - LAZ ZİYA 12 / D 5 12 2.00 3 5 1.75 0 0 0.00 0 0 0.00 8.00 17.00 3.75 112.550 15494 3717 892 109
110 0 - ÇAKIR 12 / D 6 34 -2.50 4 16 0.00 0 0 0.00 0 0 0.00 10.00 50.00 -2.50 91.750 16662 3774 919 110


