
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1 86 86 102 44983

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 11,4 19,95 9,8 5,8 8,36 11,6 4,3 10,51 3,1 3,8 2,12 47,3 25,3 40,94 259,040

Okul Ortalaması 23,9 11,2 21,07 9,7 5,6 8,32 7,3 2,8 6,64 1,1 1,7 0,67 42,0 21,3 36,70 250,130

KATILIMLAR

1 1144 FATMANUR ÇELİKHASI 12P 36 4 35,00 15 3 14,25 26 3 25,25 13 6 11,50 90 16 86,00 397,630 1 1 1 1 1616

2 1023 ŞENAY CUDİ 12P 32 8 30,00 13 3 12,25 23 4 22,00 7 8 5,00 75 23 69,25 347,435 2 2 2 2 5516

3 1118 ESRA BAŞBUĞA 12P 34 6 32,50 15 5 13,75 19 4 18,00 68 15 64,25 331,810 3 3 3 3 7533

4 1130 İSLAM ENGİN 12P 30 6 28,50 15 2 14,50 21 2 20,50 2 8 0,00 68 18 63,50 330,065 4 4 4 4 7761

5 1179 FATMA GEÇER 12P 31 8 29,00 9 7 7,25 22 3 21,25 6 8 4,00 68 26 61,50 324,120 5 5 5 5 8683

6 1051 MERAL BURTA 12P 28 12 25,00 14 5 12,75 22 3 21,25 3 6 1,50 67 26 60,50 321,520 6 6 6 6 9128

7 1112 ESRA ZENGİ 12B 34 6 32,50 14 6 12,50 14 2 13,50 62 14 58,50 314,445 1 7 7 7 10329

8 1001 MELEK ERDEMİR 12P 29 11 26,25 14 6 12,50 18 2 17,50 61 19 56,25 308,463 7 8 8 8 11341

9 399 RÜMEYSA KILINÇ 12E 31 6 29,50 12 3 11,25 15 0 15,00 58 9 55,75 306,530 1 9 9 9 11700

10 1141 MELİSA İLAYDA DURU 12P 34 4 33,00 12 3 11,25 12 2 11,50 0 1 -0,25 58 10 55,50 305,310 8 10 10 10 11934

11 1119 NİSANUR YILDIZ 12P 27 8 25,00 13 5 11,75 15 5 13,75 6 6 4,50 61 24 55,00 305,030 9 11 11 11 11982

12 118 BÜŞRA İLHAN 12B 32 6 30,50 14 5 12,75 12 2 11,50 58 13 54,75 303,380 2 12 12 12 12342

13 1168 ZEHRA KURTBECE 12B 31 8 29,00 15 5 13,75 12 8 10,00 1 2 0,50 59 23 53,25 299,065 3 13 13 13 13214

14 1210 NİSA OĞUZHAN 12P 31 7 29,25 14 5 12,75 12 3 11,25 57 15 53,25 299,013 10 14 14 14 13228

15 1048 AYŞENUR BOZDEMİR 12P 28 11 25,25 12 8 10,00 18 5 16,75 4 12 1,00 62 36 53,00 298,818 11 15 15 15 13282

16 1151 GÜLFİDAN SAKİN 12P 29 9 26,75 10 5 8,75 12 4 11,00 7 3 6,25 58 21 52,75 298,078 12 16 16 16 13446

17 1165 ŞÜKRAN ÇAKAR 12P 27 11 24,25 10 5 8,75 15 2 14,50 7 10 4,50 59 28 52,00 296,068 13 17 17 17 13877

18 1164 NURULLAH ASLAN 12P 32 8 30,00 13 6 11,50 9 4 8,00 3 1 2,75 57 19 52,25 296,005 14 18 18 18 13889

19 1178 AYŞE DİK 12P 28 10 25,50 7 0 7,00 14 6 12,50 8 4 7,00 57 20 52,00 296,005 14 18 18 18 13889

20 1170 ZENNUR AĞIRTAŞ 12P 27 12 24,00 14 3 13,25 15 4 14,00 56 19 51,25 293,655 16 20 20 20 14363

21 1166 ZİLAN GÜLER 12P 33 7 31,25 8 12 5,00 16 5 14,75 57 24 51,00 291,958 17 21 21 21 14714

22 178 ZEHRA GÜMÜŞ 12A 33 4 32,00 13 5 11,75 7 2 6,50 1 1 0,75 54 12 51,00 291,890 1 22 22 22 14726

23 86 MEDİNE GÖK 12E 30 9 27,75 14 5 12,75 11 3 10,25 55 17 50,75 291,658 2 23 23 23 14778

24 1053 EYYUB BOZKURT 12P 28 9 25,75 11 6 9,50 12 5 10,75 4 4 3,00 55 24 49,00 286,753 18 24 24 24 15858

25 660 FİLİZ SEVİNÇ 12A 31 7 29,25 12 7 10,25 10 2 9,50 53 16 49,00 286,178 2 25 25 25 15980

26 1159 AYŞE AKBAŞ 12P 28 12 25,00 12 4 11,00 13 2 12,50 0 1 -0,25 53 19 48,25 284,455 19 26 26 26 16357

27 1160 HANIMCAN AÇIKGÖZ 12P 26 14 22,50 4 1 3,75 21 2 20,50 3 7 1,25 54 24 48,00 284,085 20 27 27 27 16436

28 1142 NUR ALEYNA AKMAN 12P 27 12 24,00 12 4 11,00 14 6 12,50 2 10 -0,50 55 32 47,00 280,800 21 28 28 28 17179

29 114 PINAR TEBER 12P 28 11 25,25 12 6 10,50 12 4 11,00 52 21 46,75 279,903 22 29 29 29 17365

30 1133 HÜSEYİN AKKUŞ 12B 29 11 26,25 11 8 9,00 13 7 11,25 53 26 46,50 279,018 4 30 30 30 17579

31 1173 YAĞMUR TUNÇ 12P 27 10 24,50 13 5 11,75 10 2 9,50 50 17 45,75 276,980 23 31 31 31 18062

32 39 SÜHEYLAS AYAR 12E 30 6 28,50 14 4 13,00 5 3 4,25 49 13 45,75 276,460 3 32 32 32 18182

33 1138 AHMET BEDR HAN BULUT12P 20 16 16,00 11 5 9,75 18 7 16,25 4 4 3,00 53 32 45,00 275,940 24 33 33 33 18306

34 221 YELİZ AYDEDE 12E 27 8 25,00 13 6 11,50 9 9 6,75 1 4 0,00 50 27 43,25 269,365 4 34 34 34 19890

35 73 İREM YILDIZHAN 12A 28 10 25,50 14 5 12,75 6 4 5,00 48 19 43,25 269,300 3 35 35 35 19902

36 1148 ROJBİN YİĞİT 12P 27 9 24,75 7 1 6,75 13 5 11,75 1 6 -0,50 48 21 42,75 267,868 25 36 36 36 20207

37 1273 EBRA BAŞA K 12B 29 7 27,25 12 6 10,50 6 5 4,75 47 18 42,50 266,808 5 37 37 37 20461

38 1143 CEYLAN ŞAHİN 12P 30 5 28,75 4 1 3,75 9 3 8,25 4 12 1,00 47 21 41,75 264,388 26 38 38 38 21077

39 201 YUSRA ŞEKER 12B 28 11 25,25 13 6 11,50 6 7 4,25 47 24 41,00 262,538 6 39 39 39 21537

40 303 İPEK ÇEKER 12B 33 5 31,75 12 4 11,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 45 15 41,25 262,438 7 40 40 40 21559

41 403 MEHMET MUSAB ARSLAN12E 25 13 21,75 14 4 13,00 6 4 5,00 1 0 1,00 46 21 40,75 262,278 5 41 41 41 21599

42 575 ROJNUR TANRITANIR 12E 29 9 26,75 10 5 8,75 5 4 4,00 1 3 0,25 45 21 39,75 258,578 6 42 42 42 22531

43 35 IŞIL AYDEMİR 12E 28 12 25,00 15 4 14,00 43 16 39,00 256,530 7 43 43 43 23047

44 179 MEDİNE İNAN 12E 26 11 23,25 7 4 6,00 9 5 7,75 1 0 1,00 43 20 38,00 253,778 8 44 44 44 23743

45 1126 AYŞEGÜL ASLAN 12P 29 10 26,50 12 6 10,50 3 8 1,00 44 24 38,00 253,315 27 45 45 45 23861

46 1175 ÖZLEM ÇİFTÇİ 12P 27 12 24,00 6 7 4,25 9 5 7,75 0 2 -0,50 42 26 35,50 246,070 28 46 46 46 25815

47 304 ASLI YİĞİT 12A 28 10 25,50 11 5 9,75 39 15 35,25 245,140 4 47 47 47 26065

48 1145 NEHİR GÜLER 12P 25 14 21,50 11 9 8,75 8 9 5,75 0 4 -1,00 44 36 35,00 244,865 29 48 48 48 26149

                                                1 / 3



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1 86 86 102 44983

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,8 11,4 19,95 9,8 5,8 8,36 11,6 4,3 10,51 3,1 3,8 2,12 47,3 25,3 40,94 259,040

Okul Ortalaması 23,9 11,2 21,07 9,7 5,6 8,32 7,3 2,8 6,64 1,1 1,7 0,67 42,0 21,3 36,70 250,130

KATILIMLAR

49 14563 HAYRUNİSA ÇINARBAY 12P 11 8 9,00 13 5 11,75 12 2 11,50 1 0 1,00 37 15 33,25 241,285 30 49 49 49 27075

50 194 12B 27 12 24,00 5 9 2,75 7 1 6,75 0 1 -0,25 39 23 33,25 239,285 8 50 50 50 27614

51 655 ASYA GÖRENTAŞ 12A 22 10 19,50 12 5 10,75 1 3 0,25 35 18 30,50 231,585 5 51 51 51 29495

52 386 MUAZ ATAY 12E 24 9 21,75 10 5 8,75 34 14 30,50 231,283 9 52 52 52 29547

53 52 MUHAMMED ALİ YİĞİT 12E 25 7 23,25 8 4 7,00 33 11 30,25 230,333 10 53 53 53 29821

54 424 ZİLAN ŞAHBUDAK 12A 23 11 20,25 9 8 7,00 2 1 1,75 34 20 29,00 226,948 6 54 54 54 30693

55 225 ELANUR COŞKUN 12A 23 13 19,75 11 9 8,75 34 22 28,50 225,503 7 55 55 55 31059

56 84 FİRİDE  OKYAY 12B 23 11 20,25 11 5 9,75 0 4 -1,00 0 2 -0,50 34 22 28,50 225,418 9 56 56 56 31077

57 246 ALEYNA SAHİK 12B 20 18 15,50 12 8 10,00 3 3 2,25 35 29 27,75 223,790 10 57 57 57 31450

58 420 ASYA İ 12E 26 12 23,00 7 8 5,00 33 20 28,00 223,570 11 58 58 58 31500

59 240 ZEYNEP EFETEKİN 12B 20 18 15,50 12 6 10,50 2 3 1,25 34 27 27,25 222,280 11 59 59 59 31810

60 167 MERYEM T KTAŞ 12A 25 12 22,00 8 12 5,00 33 24 27,00 220,680 8 60 60 60 32197

61 222 DİLARA ALKIŞ 12A 25 13 21,75 6 9 3,75 31 22 25,50 216,183 9 61 61 61 33233

62 274 YİĞİT BALI 12 21 15 17,25 9 11 6,25 1 1 0,75 31 27 24,25 212,993 1 62 62 62 33987

63 25 TUBA KARABAŞ 12A 23 15 19,25 6 8 4,00 2 4 1,00 31 27 24,25 212,733 10 63 63 63 34050

64 0 ZÜLEYA  YABAŞ 12A 18 14 14,50 10 6 8,50 1 1 0,75 29 21 23,75 211,840 11 64 64 64 34250

65 89 HATİCE ÜRKMEZ 12E 19 11 16,25 8 2 7,50 27 13 23,75 211,613 12 65 65 65 34316

66 80 ESMERAY GAMZE 12B 15 15 11,25 11 3 10,25 2 1 1,75 28 19 23,25 210,753 12 66 66 66 34500

67 193 SUDENAZ COŞKUN 12A 21 15 17,25 8 9 5,75 29 24 23,00 209,218 12 67 67 67 34845

68 4 MERVE Y LDIZHAN 12A 18 18 13,50 10 8 8,00 2 4 1,00 30 30 22,50 208,195 13 68 68 68 35089

69 205 ŞİLAN COŞKUN 12A 21 17 16,75 8 9 5,75 29 26 22,50 207,773 14 69 69 69 35197

70 165 NAZLICAN BALIK 12A 19 17 14,75 8 10 5,50 1 3 0,25 28 30 20,50 201,993 15 70 70 70 36299

71 32 HÜLYA BOZDEMİR 12E 17 17 12,75 6 1 5,75 0 1 -0,25 23 19 18,25 195,448 13 71 71 71 37479

72 54 BEYZANUR BARIŞ 12B 14 17 9,75 8 5 6,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 24 26 17,50 193,553 13 72 72 72 37782

73 411 GÜLTEN Ö DEMİR 12E 17 4 16,00 17 4 16,00 188,240 14 73 73 73 38559

74 55 EMRE GÖZÇİÇEKKK 12E 16 21 10,75 5 1 4,75 21 22 15,50 187,413 15 74 74 74 38685

75 630 ZİLAN SABIRLI 12B 12 18 7,50 10 8 8,00 0 1 -0,25 22 27 15,25 187,080 14 75 75 75 38731

76 396 FURKAN BAYAT 12E 10 8 8,00 8 8 6,00 1 0 1,00 19 16 15,00 186,300 16 76 76 76 38848

77 204 HİLAL ASLAN 12B 20 16 16,00 1 6 -0,50 0 1 -0,25 21 23 15,25 185,975 15 77 77 77 38891

78 435 EYÜP YAVUZZ 12E 7 6 5,50 12 7 10,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 19 17 14,75 185,800 17 78 78 78 38916

79 353 ABDULLAH ORTA 12D 15 11 12,25 15 11 12,25 177,403 1 79 79 79 39988

80 680 TÜLAY BİRAY 12B 13 27 6,25 7 13 3,75 2 7 0,25 2 3 1,25 24 50 11,50 175,968 16 80 80 80 40140

81 183 RÜMEYSA ÖZDAL 12A 9 10 6,50 4 0 4,00 13 10 10,50 172,865 16 81 81 81 40459

82 171 NAZLI 12B 11 21 5,75 5 12 2,00 2 2 1,50 18 35 9,25 169,188 17 82 82 82 40825

83 501 ÖMER SERVET 12C 3 5 1,75 1 0 1,00 6 4 5,00 10 9 7,75 165,178 1 83 83 83 41202

84 250 MEHMET DEMİRTOSUN 12E 10 30 2,50 6 14 2,50 16 44 5,00 156,775 18 84 84 86 42039

85 229 YASEMİN AKBAŞ 12B 6 16 2,00 2 10 -0,50 2 2 1,50 10 28 3,00 150,800 18 85 85 91 42615

86 452 ÜMEYİR ERYİĞİT 12C 4 10 1,50 4 10 1,50 146,335 2 86 86 93 42951
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1 86 86 102 44983

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel
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KATILIMLAR
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