
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1 86 354 725 26981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 12,8 16,75 12,9 3,4 12,10 12,3 4,2 11,22 6,4 3,3 5,59 51,6 23,5 45,66 277,090

Okul Ortalaması 18,4 15,8 14,47 11,7 4,7 10,49 5,1 3,7 4,23 2,4 2,1 1,91 37,7 26,2 31,10 234,120

KATILIMLAR

1 1144 FATMANUR ÇELİKHASI 12P 29 10 26,50 14 2 13,50 13 6 11,50 15 3 14,25 71 21 65,75 337,690 1 1 3 33 5688

2 1165 ŞÜKRAN ÇAKAR 12P 25 11 22,25 14 3 13,25 16 1 15,75 14 5 12,75 69 20 64,00 332,898 2 2 4 41 6148

3 1001 MELEK ERDEMİR 12B 33 7 31,25 18 2 17,50 11 0 11,00 62 9 59,75 318,383 1 3 8 57 7652

4 300 ASİYE ÇAKAR 12P 23 15 19,25 14 2 13,50 12 3 11,25 12 5 10,75 61 25 54,75 305,273 3 4 18 86 9210

5 1151 GÜLFİDAN SKN 12P 25 12 22,00 15 1 14,75 8 4 7,00 9 3 8,25 57 20 52,00 296,510 4 5 24 100 10355

6 1141 MELİSA İLAYDA DURU 12P 28 8 26,00 16 2 15,50 8 3 7,25 1 0 1,00 53 13 49,75 288,905 5 6 27 116 11326

7 1023 ŞENAY CUDİ 12P 26 14 22,50 7 5 5,75 13 3 12,25 10 5 8,75 56 27 49,25 288,160 6 7 28 121 11423

8 1138 AHMET BEDİRHAN BU UT12P 18 18 13,50 17 2 16,50 13 4 12,00 8 5 6,75 56 29 48,75 287,740 7 8 29 123 11478

9 1118 ESRA BAŞBUĞA 12P 26 14 22,50 18 2 17,50 9 6 7,50 1 0 1,00 54 22 48,50 285,585 8 9 31 131 11750

10 1051 MERAL BURTA 12P 27 10 24,50 15 4 14,00 8 4 7,00 5 8 3,00 55 26 48,50 285,405 9 10 32 132 11778

11 1164 NURULLAH ASLAN 12P 26 14 22,50 17 3 16,25 8 5 6,75 1 0 1,00 52 22 46,50 279,545 10 11 38 146 12569

12 1159 AYŞE AKBAŞ 12P 26 9 23,75 14 3 13,25 6 2 5,50 4 0 4,00 50 14 46,50 279,503 11 12 39 147 12574

13 1179 FATMA GEÇER 12P 24 15 20,25 12 3 11,25 9 6 7,50 9 8 7,00 54 32 46,00 278,568 12 13 40 148 12708

14 1119 NİSA YILDIZ 12P 20 15 16,25 15 5 13,75 11 4 10,00 7 7 5,25 53 31 45,25 276,753 13 14 44 156 12964

15 1130 İSLAM ENGİN 12P 20 12 17,00 17 3 16,25 9 6 7,50 5 2 4,50 51 23 45,25 276,625 14 15 45 157 12979

16 1134 NİDA ÖZTÜRKCİ 12P 20 17 15,75 15 4 14,00 12 3 11,25 7 12 4,00 54 36 45,00 276,013 15 16 48 161 13053

17 1112 ESRA ZENGİ 12P 25 14 21,50 17 2 16,50 7 2 6,50 0 1 -0,25 49 19 44,25 272,830 16 17 55 176 13529

18 1166 ZİLAN GÜLER 12P 25 15 21,25 16 4 15,00 9 5 7,75 50 24 44,00 272,118 17 18 57 179 13642

19 1115 SILANUR GÜL 12P 26 10 23,50 12 4 11,00 3 2 2,50 8 6 6,50 49 22 43,50 270,575 18 19 59 185 13880

20 118 BÜŞRA İLHAN 12B 25 12 22,00 15 4 14,00 8 2 7,50 48 18 43,50 270,510 2 20 60 186 13891

21 1048 AYŞENUR BOZDEMİR 12P 18 22 12,50 16 4 15,00 9 6 7,50 9 6 7,50 52 38 42,50 269,025 19 21 62 192 14089

22 0 ZÜLEYHA YABAŞ 12A 27 12 24,00 15 4 14,00 2 1 1,75 3 1 2,75 47 18 42,50 267,340 1 22 67 200 14331

23 86 MEDİNE GÖK 12E 28 9 25,75 14 5 12,75 4 4 3,00 46 18 41,50 263,983 1 23 72 209 14818

24 1178 AYŞE DİK 12P 20 15 16,25 2 1 1,75 11 4 10,00 12 4 11,00 45 24 39,00 258,108 20 24 84 239 15738

25 1168 ZEHRA KURTBECE 12P 28 11 25,25 12 8 10,00 5 5 3,75 45 24 39,00 256,498 21 25 88 246 15989

26 1148 ROJBİN YİĞİT 12P 20 14 16,50 12 3 11,25 9 4 8,00 4 6 2,50 45 27 38,25 255,470 22 26 93 254 16159

27 1160 HANIMCAN AÇIKGÖZ 12P 19 15 15,25 4 1 3,75 12 3 11,25 9 5 7,75 44 24 38,00 255,088 23 27 96 258 16230

28 1126 AYŞEGÜL ASLAN 12P 24 12 21,00 15 5 13,75 4 3 3,25 43 20 38,00 254,030 24 28 99 263 16395

29 1142 NUR ALEYNA AKMAN 12P 18 21 12,75 13 3 12,25 11 6 9,50 4 8 2,00 46 38 36,50 250,653 25 29 108 281 16887

30 1273 EBRA BAŞAK 12P 25 12 22,00 13 1 12,75 1 1 0,75 1 0 1,00 40 14 36,50 249,410 26 30 115 290 17077

31 411 GÜLTE  ÖZDEMİR 12E 26 10 23,50 12 1 11,75 1 0 1,00 39 11 36,25 248,420 2 31 119 297 17228

32 1129 MUHAMMED DEMİR 12P 18 14 14,50 13 4 12,00 9 6 7,50 3 5 1,75 43 29 35,75 248,150 27 32 120 300 17270

33 0 EDA NUR TEMİZEL 12P 27 12 24,00 11 6 9,50 3 4 2,00 41 22 35,50 246,090 28 33 126 312 17566

34 221 YELİZ AYDEDE 12E 18 18 13,50 13 4 12,00 9 3 8,25 1 1 0,75 41 26 34,50 244,465 3 34 128 315 17803

35 1143 CEYLAN ŞAHİN 12P 23 13 19,75 4 1 3,75 5 1 4,75 6 4 5,00 38 19 33,25 240,048 29 35 143 336 18483

36 55 EMRE GÖZÇİÇEK 12E 19 16 15,00 14 6 12,50 6 2 5,50 39 24 33,00 239,710 4 36 144 338 18526

37 399 RÜMEYSA KILINÇ 12E 21 14 17,50 10 3 9,25 8 6 6,50 0 1 -0,25 39 24 33,00 239,375 5 37 145 340 18589

38 179 MEDİNE İNAN 12E 19 18 14,50 12 3 11,25 7 5 5,75 3 7 1,25 41 33 32,75 239,070 6 38 149 344 18637

39 73 İREM YILDIZHAN 12A 22 14 18,50 14 5 12,75 2 4 1,00 38 23 32,25 236,990 2 39 154 351 18922

40 1175 ÖZLEM ÇİFTÇİ 12P 17 18 12,50 12 6 10,50 9 5 7,75 1 0 1,00 39 29 31,75 236,300 30 40 158 358 19029

41 1058 HİLAL DÜZTAŞ 12P 20 16 16,00 11 6 9,50 2 1 1,75 5 2 4,50 38 25 31,75 235,985 31 41 160 360 19072

42 178 ZEHRA GÜMÜŞ 12A 20 17 15,75 13 6 11,50 4 3 3,25 1 0 1,00 38 26 31,50 235,123 3 42 165 365 19210

43 1145 NEHİR GÜLER 12P 20 18 15,50 16 2 15,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 38 26 31,50 235,075 32 43 166 366 19221

44 1133 HÜSEYİN AKKUŞ 12P 21 18 16,50 11 9 8,75 5 4 4,00 2 1 1,75 39 32 31,00 233,545 33 44 170 372 19406

45 1173 YAĞMUR TUNÇ 12P 19 17 14,75 16 4 15,00 1 0 1,00 36 21 30,75 232,948 34 45 173 378 19483

46 4 MERVE YILDIZHAN 12A 19 17 14,75 15 4 14,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 37 26 30,50 232,183 4 46 177 382 19576

47 194 DUYGU YÜRÜK 12B 18 19 13,25 10 3 9,25 5 1 4,75 3 1 2,75 36 24 30,00 230,988 3 47 179 387 19748

48 1149 HACER KORKUÇ 12P 18 18 13,50 16 4 15,00 3 12 0,00 0 1 -0,25 37 35 28,25 225,550 35 48 197 410 20486
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1 86 354 725 26981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 12,8 16,75 12,9 3,4 12,10 12,3 4,2 11,22 6,4 3,3 5,59 51,6 23,5 45,66 277,090

Okul Ortalaması 18,4 15,8 14,47 11,7 4,7 10,49 5,1 3,7 4,23 2,4 2,1 1,91 37,7 26,2 31,10 234,120

KATILIMLAR

49 54 BEYZANUR BARIŞ 12B 18 17 13,75 10 2 9,50 4 0 4,00 1 2 0,50 33 21 27,75 224,038 4 49 200 417 20686

50 35 IŞIL AYDEMİR 12E 19 19 14,25 12 8 10,00 3 2 2,50 1 0 1,00 35 29 27,75 223,993 7 50 201 418 20693

51 424 ZİLAN ŞAHBUDAK 12A 15 20 10,00 9 6 7,50 7 3 6,25 4 1 3,75 35 30 27,50 223,900 5 51 202 419 20707

52 575 ROJNUR TANRITANIR 12E 19 15 15,25 11 7 9,25 3 4 2,00 2 3 1,25 35 29 27,75 223,873 8 52 203 421 20710

53 304 ASLI YİĞİT 12A 20 16 16,00 12 5 10,75 3 8 1,00 35 29 27,75 223,725 6 53 204 422 20724

54 660 FİLİZ SEVİNÇ 12A 16 19 11,25 12 4 11,00 6 3 5,25 34 26 27,50 223,588 7 54 205 423 20747

55 167 MERYEM T K AŞ 12A 17 19 12,25 13 5 11,75 3 5 1,75 2 1 1,75 35 30 27,50 223,528 8 55 207 425 20758

56 1176 EBRAR BARIŞ 12P 20 17 15,75 11 6 9,50 3 5 1,75 34 28 27,00 221,493 36 56 213 438 20998

57 155 GÖKNUR DEMİR 12E 18 17 13,75 12 5 10,75 1 0 1,00 1 1 0,75 32 23 26,25 219,518 9 57 216 449 21252

58 84 FERİDE OKYAY 12B 16 15 12,25 12 5 10,75 2 1 1,75 1 1 0,75 31 22 25,50 217,448 5 58 228 466 21519

59 201 YUSRA ŞEKER 12B 16 22 10,50 14 4 13,00 2 2 1,50 32 28 25,00 216,135 6 59 233 475 21676

60 183 RÜMEYSA ÖZDAL 12A 17 15 13,25 11 4 10,00 2 1 1,75 30 20 25,00 215,778 9 60 235 481 21725

61 132 MUHAMMED 12D 18 17 13,75 12 6 10,50 1 6 -0,50 31 29 23,75 211,938 1 61 248 502 22200

62 403 MEHMET MUSAB ARSLAN12E 16 16 12,00 9 7 7,25 3 1 2,75 2 2 1,50 30 26 23,50 211,470 10 62 250 505 22247

63 680 TÜLAY BİRAY 12B 16 23 10,25 11 6 9,50 4 2 3,50 31 31 23,25 210,883 7 63 255 511 22306

64 246 ALEYNA SAHİK 12B 14 25 7,75 15 5 13,75 1 0 1,00 30 30 22,50 208,943 8 64 259 524 22523

65 25 TUBA KARABAŞ 12 15 21 9,75 14 3 13,25 1 5 -0,25 0 1 -0,25 30 30 22,50 208,673 1 65 260 525 22548

66 204 HİLAL ASLAN 12B 16 18 11,50 10 5 8,75 3 4 2,00 29 27 22,25 207,700 9 66 263 531 22664

67 123 SEVDE MANTAŞ 12B 14 20 9,00 13 4 12,00 1 0 1,00 28 24 22,00 207,270 10 67 266 535 22705

68 89 HATİCE ÜRKMEZ 12E 15 10 12,50 10 4 9,00 1 4 0,00 0 2 -0,50 26 20 21,00 203,775 11 68 273 549 23074

69 0 ZEYNEP EFETEKİN 12B 19 19 14,25 10 10 7,50 1 5 -0,25 0 2 -0,50 30 36 21,00 203,548 11 69 274 550 23101

70 420 ASYA İ 12E 18 20 13,00 10 5 8,75 1 4 0,00 0 6 -1,50 29 35 20,25 201,405 12 70 278 561 23274

71 165 NAZLICAN BALIK 12A 15 22 9,50 8 11 5,25 3 5 1,75 1 2 0,50 27 40 17,00 192,125 10 71 304 610 24068

72 385 FERHAT BATUR ATAŞ 12C 11 26 4,50 10 3 9,25 3 4 2,00 1 0 1,00 25 33 16,75 192,040 1 72 305 612 24076

73 80 ESMERAY GAMZE 12B 9 8 7,00 10 6 8,50 1 0 1,00 20 14 16,50 190,920 12 73 308 615 24167

74 489 EREN ÖZTUNÇ 12C 10 25 3,75 11 8 9,00 3 3 2,25 1 0 1,00 25 36 16,00 189,873 2 74 309 620 24242

75 52 MUHAMMED ALİ YİĞİT 12E 11 19 6,25 10 5 8,75 3 8 1,00 0 2 -0,50 24 34 15,50 187,978 13 75 313 631 24389

76 361 MUHAMMED ATİŞ 12C 3 4 2,00 11 4 10,00 3 2 2,50 17 10 14,50 185,530 3 76 317 640 24587

77 432 KOÇ 12C 9 21 3,75 7 12 4,00 5 8 3,00 2 3 1,25 23 44 12,00 177,803 4 77 326 665 25074

78 435 EYÜP YVZ 12E 7 14 3,50 8 7 6,25 3 5 1,75 1 4 0,00 19 30 11,50 176,275 14 78 330 674 25173

79 171 NAZLI BALKAYA 12B 7 24 1,00 11 9 8,75 2 3 1,25 20 36 11,00 175,090 13 79 332 676 25248

80 396 FURKAN BAYAT 12E 4 6 2,50 8 5 6,75 6 19 1,25 2 9 -0,25 20 39 10,25 172,620 15 80 335 684 25376

81 630 ZİLAN SABIRLI 12B 9 15 5,25 4 10 1,50 1 0 1,00 14 25 7,75 164,723 14 81 340 697 25749

82 34 GÜNEY HERO 12C 9 18 4,50 1 0 1,00 10 18 5,50 158,025 5 82 343 706 26019

83 0 İBRAHİM ESMERAY 12D 6 19 1,25 6 14 2,50 1 1 0,75 13 34 4,50 155,428 2 83 347 710 26136

84 1903 GÜL NAZLI 12E 4 27 -2,75 6 7 4,25 3 4 2,00 1 3 0,25 14 41 3,75 153,693 16 84 348 712 26198

85 1190 BAKİ YÜRÜK 11P 5 6 3,50 0 4 -1,00 1 12 -2,00 3 5 1,75 9 27 2,25 148,410 1 85 350 715 26367

86 229 YASEMİN AKBAŞ 12B 4 22 -1,50 3 10 0,50 2 4 1,00 9 36 0,00 142,195 15 86 353 720 26654
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

VAN EDREMİT/VAN EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1 86 354 725 26981

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,9 12,8 16,75 12,9 3,4 12,10 12,3 4,2 11,22 6,4 3,3 5,59 51,6 23,5 45,66 277,090

Okul Ortalaması 18,4 15,8 14,47 11,7 4,7 10,49 5,1 3,7 4,23 2,4 2,1 1,91 37,7 26,2 31,10 234,120

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAKİ YÜRÜK 1190 11P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
148,410 277,090 1 85 350 715 26367

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 1 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 6 3,50 9 3,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 2,15 2,53

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 4 -1,00 -5 -1,00 10,49 12,10

Matematik-1 30 1 11 -1,75 -6 -1,75 4,19 10,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 0,04 1,20

TYT Matematik 40 1 12 -2,00 -5 -2,00 4,23 11,22

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 0,63 1,92

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,00 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,75 1,91 5,59

Toplam: 120 9 27 2,25 2 2,25 31,10 45,67

TYT Türkçe eACa eAdC   Ec                         b

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal a a   b   b              

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik eadb c    b E  e  c b      ee e         

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen cd baD   EA    c    

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUBA KARABAŞ 25 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,673 277,090 1 65 260 525 22548

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 1 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 9,75 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 3,00 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,15 2,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 -0,25 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 -0,25 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,25 1,91 5,59

Toplam: 120 30 30 22,50 19 22,50 31,10 45,67

TYT Türkçe BeCcA cbda BE DCeAbebebBcbeAcbbeaeDCACD 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal CE D BAcCcEBaC ACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik  e  cc b  e                             

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen                  c  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 5 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI YİĞİT 304 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,725 277,090 6 53 204 422 20724

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 10 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 14,52 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,85 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 2,58 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 2,58 4,23 11,22

Toplam: 120 35 29 27,75 23 28,90 31,10 45,67

TYT Türkçe EAeAeBA D eE  dDDeCADaaeCBcbBAcAbdadDaAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal D d  CcaAEACdBCEDAdC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  a e  ccbD      eAca                    

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİLİZ SEVİNÇ 660 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,588 277,090 7 54 205 423 20747

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 10 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 14,52 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,33 2,15 2,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,72 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,85 10,49 12,10

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 2,58 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 2,58 4,23 11,22

Toplam: 120 34 26 27,50 23 28,90 31,10 45,67

TYT Türkçe bAdACc  D dcbBEDaaaAbDEbbBEaeAbecBEA  ea

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal D C aCbB c CEBCEDAaC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik      bB  D  d A  AD   d  E              

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM YILDIZHAN 73 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,990 277,090 2 39 154 351 18922

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 10 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 14,52 14,47 16,75

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,15 2,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,72 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,85 10,49 12,10

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,58 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 2,58 4,23 11,22

Toplam: 120 38 23 32,25 27 28,90 31,10 45,67

TYT Türkçe aAecd AECa BEDDeCADcEeCBcb AcbEcaADCACD 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal C CDAeAECbbeCCbACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik    aa     e AB   c                      

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YILDIZHAN 4 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,183 277,090 4 46 177 382 19576

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 10 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 14,52 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,15 2,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,72 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,85 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 2,58 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 2,58 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,28 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,50 0,64 1,46

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,95 1,91 5,59

Toplam: 120 37 26 30,50 25 28,90 31,10 45,67

TYT Türkçe EdaAbBA D Ca BcDDeeeba adBcbdADAEBaADCAb

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DAaEdCDBAdAd BCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  a   d   D      dA a                    

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen                    e

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM T K AŞ 167 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,528 277,090 8 55 207 425 20758

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 10 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 19 12,25 31 14,52 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,33 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,85 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 2,58 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 2,58 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,63 1,92

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,28 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,50 0,64 1,46

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,95 1,91 5,59

Toplam: 120 35 30 27,50 23 28,90 31,10 45,67

TYT Türkçe  AbBdeAbd  BcabeCAcDEbbBEDeAbeEdaeDCAbD 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal dadDAe EC EBaCAACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik  D a   ae d     eD                      

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen           A    E e  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLICAN BALIK 165 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,125 277,090 10 71 304 610 24068

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 10 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 14,52 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,33 2,15 2,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,72 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,62 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 10,85 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 2,58 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 2,58 4,23 11,22

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,18 0,63 1,92

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,28 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,50 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,95 1,91 5,59

Toplam: 120 27 40 17,00 14 28,90 31,10 45,67

TYT Türkçe cA Addd D CEeBbDcCdAbbEcdBdbaAeAEcaebCee

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal Deeb CbBcdbaEeCEbACd     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik bDbb  e  D            b                 

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen  D        c       d 

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA ÖZDAL 183 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
215,778 277,090 9 60 235 481 21725

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 10 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 15 13,25 33 14,52 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,15 2,53

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,72 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,62 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,85 10,49 12,10

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,58 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,58 4,23 11,22

Toplam: 120 30 20 25,00 21 28,90 31,10 45,67

TYT Türkçe  AaBA cE E   aDeCAb dbeeEaBAcAaBaADeAeD 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal d  D aAECeEBa  ACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik  D        e                             

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA GÜMÜŞ 178 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,123 277,090 3 42 165 365 19210

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 10 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 14,52 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,33 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,62 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,85 10,49 12,10

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 2,58 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 2,58 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,28 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,50 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,95 1,91 5,59

Toplam: 120 38 26 31,50 26 28,90 31,10 45,67

TYT Türkçe beaAacb D  abBcDDeCAbadDCBcaeADAEBaADCAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DAC aCaBebAaEBCEaACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik      aBa    A     Db                    

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen                  E  

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN ŞAHBUDAK 424 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,900 277,090 5 51 202 419 20707

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 10 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 14,52 14,47 16,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,33 2,15 2,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,72 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,62 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,85 10,49 12,10

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 2,58 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 2,58 4,23 11,22

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,18 0,63 1,92

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,28 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,50 0,64 1,46

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 0,95 1,91 5,59

Toplam: 120 35 30 27,50 23 28,90 31,10 45,67

TYT Türkçe  ACcADbce  BEDDedAe cDdBEcBAedEdac ebebd

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal CEeDABbECbcBadA          

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik aDe B De DA E B                         

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen     E  C   E      dD

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 5 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜLEYHA YABAŞ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
267,340 277,090 1 22 67 200 14331

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 10 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 14,52 14,47 16,75

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,33 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,72 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,62 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,85 10,49 12,10

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,58 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,58 4,23 11,22

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,18 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,28 0,64 2,21

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,50 0,64 1,46

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,95 1,91 5,59

Toplam: 120 47 18 42,50 35 28,90 31,10 45,67

TYT Türkçe BAbBAaAECEABEDDeCeDD ebBEbeAaeEBabDCACDA

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal C CDAdAECDEBaCAAdCaE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik    b  D                                 

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen    d           ECB  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 2 0 100
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA SAHİK 246 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,943 277,090 8 64 259 524 22523

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 25 7,75 19 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,65 10,49 12,10

Toplam: 120 30 30 22,50 19 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe cAebbddeD acdBbDDCCAbaEadBabaADecBacceAb

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DbdEbCaBAEACcBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR BARIŞ 54 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,038 277,090 4 49 200 417 20686

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 9,65 10,49 12,10

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 2,80 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 2,80 4,23 11,22

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,12 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,07 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 33 21 27,75 23 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe BAecA Abea e DadCADDEbCBabBbeAcBddD ACa 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal  E DAc E    CC ACCDc     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik       D C   D          E                

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen    d D           c  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA İLHAN 118 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,510 277,090 2 20 60 186 13891

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,65 10,49 12,10

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 2,80 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 2,80 4,23 11,22

Toplam: 120 48 18 43,50 36 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe  Adc bAbCEABEDDeCADDEeCBcDBAedEdaADCACb 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal eE DABAcCabBCCAACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik  eACB D b A D   D  B                    

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DUYGU YÜRÜK 194 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,988 277,090 3 47 179 387 19748

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,65 10,49 12,10

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 2,80 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 2,80 4,23 11,22

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,12 0,63 1,92

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,07 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,05 0,64 1,46

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 36 24 30,00 25 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe aAeBAeAaaEABcDbeecb EaCBaDBAbAcaaA CeaD 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal    b BAaCb BC  ACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik    CB D   d  B                          

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen      D    A       aD

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 1 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMERAY GAMZE 80 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,920 277,090 12 73 308 615 24167

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 8 7,00 18 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,65 10,49 12,10

Toplam: 120 20 14 16,50 14 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe  c    AEa        Ab   d Ee A AaBaA  eC  

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal a    eeECcEBCacACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 0 17
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDE OKYAY 84 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,448 277,090 5 58 228 466 21519

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,65 10,49 12,10

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,80 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,80 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,12 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,07 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,05 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 31 22 25,50 21 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe aACdA AbaEABEbc CAb b CBE dbceEBaA  e e 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal d  DABAECeEBdC ACaDc     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik       D                    b            

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen                 dB  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 5 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 3 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 0 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL ASLAN 204 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,700 277,090 9 66 263 531 22664

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 18 11,50 29 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,65 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 2,80 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 2,80 4,23 11,22

Toplam: 120 29 27 22,25 19 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe aAbaA cECabBEDDeCAbaaadBbaB   EBaA deeD 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal a aD B aCb BCCAAC Da     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik d         A  d    e  e E                

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 2 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK ERDEMİR 1001 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
318,383 277,090 1 3 8 57 7652

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 9,65 10,49 12,10

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 2,80 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 2,80 4,23 11,22

Toplam: 120 62 9 59,75 50 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe EABACcAbDACEeBEDDeCADDEeCBEDBAcAEBEADCbC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal cACECCDBAbACEBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik    D CB     ACCBB DD     E              

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI BALKAYA 171 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,090 277,090 13 79 332 676 25248

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 24 1,00 3 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,65 10,49 12,10

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 2,80 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 2,80 4,23 11,22

Toplam: 120 20 36 11,00 9 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe beaAeBc eACEc bbcdbeaebba badAe a  e  A 

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal aAbadCDcAEACcBaEaACa     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  a    d  D  e                           

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 5 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEVDE MANTAŞ 123 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,270 277,090 10 67 266 535 22705

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 20 9,00 23 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,65 10,49 12,10

Toplam: 120 28 24 22,00 18 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe cA Ae  bD  EAeEDaeCAbcEbbc bBAbbccaADdbe

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal b da C eAEACEBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TÜLAY BİRAY 680 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,883 277,090 7 63 255 511 22306

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 23 10,25 26 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,65 10,49 12,10

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 2,80 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 2,80 4,23 11,22

Toplam: 120 31 31 23,25 19 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe aA cbDAECEbcEaDeCcbDbcaBdbaADbaBEcaeAbac

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal ecab eAECaEB C ACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik  D  e D   eC                            

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASEMİN AKBAŞ 229 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,195 277,090 15 86 353 720 26654

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 22 -1,50 -4 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 9,65 10,49 12,10

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,80 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 2,80 4,23 11,22

Toplam: 120 9 36 0,00 0 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe  b ede acAbbd c D   ebd  aa a bc adeDb C

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal b a eC c aAb aC edb      

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik   d   e C   b   a                       

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 0 2 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 5 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 0 3 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSRA ŞEKER 201 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,135 277,090 6 59 233 475 21676

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 22 10,50 26 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,65 10,49 12,10

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,80 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,80 4,23 11,22

Toplam: 120 32 28 25,00 21 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe E aAecbaeceEbBcDaeeAba DdBabeAeeEBEADeAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DAdE de AEcCEBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik      ee        B                        

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 4 17
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP EFETEKİN 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,548 277,090 11 69 274 550 23101

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 9,65 10,49 12,10

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 2,80 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 2,80 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,12 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,07 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,05 0,64 1,46

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 30 36 21,00 18 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe acBeC AbeAaabBcDDaaAbc bCBEbeAeAEBEADeeC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DdddaaaBAEdebBCEDACb     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  a   dd     e                b          

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen                  b e

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN SABIRLI 630 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,723 277,090 14 81 340 697 25749

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 15 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 15 5,25 13 11,17 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,77 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,25 2,15 2,53

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,88 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,75 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 9,65 10,49 12,10

Toplam: 120 14 25 7,75 6 23,85 31,10 45,67

TYT Türkçe aAbadacaa AaE beb DD D Ba  A  cB     e  

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal addebdAc  cBd   C Da     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 0 17
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 1 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ÖZTUNÇ 489 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,873 277,090 2 74 309 620 24242

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 5 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 25 3,75 9 3,70 14,47 16,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,50 2,15 2,53

Felsefe 5 1 3 0,25 5 -0,15 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,30 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,45 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,00 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,15 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,35 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,35 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,65 1,91 5,59

Toplam: 120 25 36 16,00 13 12,95 31,10 45,67

TYT Türkçe adacbcADceaded bDCadabb C c  ADbceceDCAb

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DACbCecdAbbe eCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  D   C  e    a   d                      

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen                    B

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 4 17
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 0 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERHAT BATUR ATAŞ 385 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,040 277,090 1 72 305 612 24076

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 5 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 26 4,50 11 3,70 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,80 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,50 2,15 2,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,15 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,30 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,45 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 2,00 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 2,15 4,23 11,22

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,35 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,35 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,65 1,91 5,59

Toplam: 120 25 33 16,75 14 12,95 31,10 45,67

TYT Türkçe ceBAeadbedaEAcbDeCad aEa cEadAecbBEdca e

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal cACE CbdAE     EDAC      

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik eD   b       C        a      b          

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen  D                  

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 4 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜNEY HERO 34 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,025 277,090 5 82 343 706 26019

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 5 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 18 4,50 11 3,70 14,47 16,75

Toplam: 120 10 18 5,50 5 12,95 31,10 45,67

TYT Türkçe bAecdBAacdbEb da Cbe aEDbacDeA          

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 3 17
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 2 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 3 1 0 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KOÇ 432 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,803 277,090 4 77 326 665 25074

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 5 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 21 3,75 9 3,70 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,80 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,50 2,15 2,53

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 -0,15 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,30 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 6,45 10,49 12,10

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 2,00 4,19 10,02

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,15 0,04 1,20

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 2,15 4,23 11,22

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,35 0,63 1,92

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,35 0,64 1,46

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,65 1,91 5,59

Toplam: 120 23 44 12,00 10 12,95 31,10 45,67

TYT Türkçe BcCaAbcEaEdacDbedcbedbCacDaAe         e 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal dbdaeBAECb cedbACdbE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik   A d a   b Bdd D A    b   c       a D  

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen B     a c       Ca  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 4 17
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 3 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 1 0
Prizmalar 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ATİŞ 361 12C

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,530 277,090 3 76 317 640 24587

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 5 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 4 2,00 5 3,70 14,47 16,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,80 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,50 2,15 2,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,15 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,30 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,45 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,00 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,15 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,15 4,23 11,22

Toplam: 120 17 10 14,50 12 12,95 31,10 45,67

TYT Türkçe bABAecd                                 

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DACEbCbcAb     EDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  a             e  D A                   

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 3 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ESMERAY 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,428 277,090 2 83 347 710 26136

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 2 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 19 1,25 3 7,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 0,12 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,88 2,15 2,53

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,62 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 6,50 10,49 12,10

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,12 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,12 4,23 11,22

Toplam: 120 13 34 4,50 4 14,12 31,10 45,67

TYT Türkçe aAbBdaAabdcecebdCeDbaeCdc               

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal dcabeedECad*bacACeDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik       c                                 

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 3 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED 132 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,938 277,090 1 61 248 502 22200

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 2 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 7,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,12 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,88 2,15 2,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,62 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,88 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,50 10,49 12,10

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 0,12 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,04 1,20

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 0,12 4,23 11,22

Toplam: 120 31 29 23,75 20 14,12 31,10 45,67

TYT Türkçe aAaAeBA D ab e DDCabcDdcCBaDeAaAEeaA eAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DAe aCbeAEACcBaEDAC      

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  a a dc   b e                           

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA İ 420 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,405 277,090 12 70 278 561 23274

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 2,77 4,23 11,22

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,08 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 29 35 20,25 17 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe BAaeAecECaeBEDDeCAbD bCBbaeebdcdadbCACD 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal a    cAECDEBC dACCaa     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik  e ac e                                 

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen a   dae        c d  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE GÖZÇİÇEK 55 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,710 277,090 4 36 144 338 18526

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 16 15,00 38 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 2,77 4,23 11,22

Toplam: 120 39 24 33,00 28 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe aAbBA AEec B DDeeADDEcCecbBeDeddaADCA*  

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal aECDABbECbEBCacAdCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik Ce CB e     EB  D                       

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜP YVZ 435 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
176,275 277,090 14 78 330 674 25173

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 14 3,50 9 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 2,77 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,08 0,63 1,92

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,09 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 19 30 11,50 10 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe dbaBe cEb  Bb D    a  C  b      acbCAbc 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal abe Ac aCeEB   ACeDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik  e b  D C   D       de a                

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen             Be cdc  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 0 3 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 2 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 2 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 2 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BAYAT 396 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,620 277,090 15 80 335 684 25376

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 6 2,50 6 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 6 19 1,25 4 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 6 19 1,25 3 2,77 4,23 11,22

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,08 0,63 1,92

Kimya 7 0 4 -1,00 -14 -0,09 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 20 39 10,25 9 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe aAdc  AaC     b      bC                 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal CE c aca   B a ACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik bbbbBbbbbbbbBBBbbbbBbbBbb               

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen ddDddDddddd         

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 3 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 0 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 1 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKNUR DEMİR 155 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,518 277,090 9 57 216 449 21252

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,41 10,49 12,10

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,08 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 32 23 26,25 22 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe bccAadA   dc BaDDCCebbE CBcDBADAEBadaCee

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal D C eCbd EeCEBCEDAdC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Fen      e             B

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜL NAZLI 1903 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,693 277,090 16 84 348 712 26198

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 27 -2,75 -7 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 2,77 4,23 11,22

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,08 0,63 1,92

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,09 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 14 41 3,75 3 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe ac AadA a ea dcbceC cada    eAbdccdbebda

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal bbb eC a Eda   E ACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik c   A       e     Da   a                

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen      Cdc    b       

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 6 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 1 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLTE  ÖZDEMİR 411 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,420 277,090 2 31 119 297 17228

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 9,41 10,49 12,10

Toplam: 120 39 11 36,25 30 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe BACc bAE EcBEDDeeAb EDCBdDeADAE EADeACeA

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal    D B  Ca BCCAACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 1 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE ÜRKMEZ 89 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
203,775 277,090 11 68 273 549 23074

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 2,77 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,08 0,63 1,92

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 26 20 21,00 18 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe b aAb A D  dcB D e A b eCB DBAc E aA  AC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal D C  Cb AEc EB aDACa     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik      a   c  d         a                 

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen        c          d 

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 0 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 2 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL AYDEMİR 35 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,993 277,090 7 50 201 418 20693

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 19 14,25 36 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,77 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,08 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 35 29 27,75 23 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe EABAac DD CEcBEDaeeADDEebdcadAecaBaebCAb

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal bdaEaCbBAcAdEBCcDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  D cAe                                  

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen                    B

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE GÖK 86 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,983 277,090 1 23 72 209 14818

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 4 4 3,00 8 2,77 4,23 11,22

Toplam: 120 46 18 41,50 35 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe bABACcA D CE BEDDeCADbEcCBabBADAEBaADCAe

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DAdEdCbB EACaBaEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik     ee    b d C B DD                    

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE İNAN 179 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,070 277,090 6 38 149 344 18637

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 2,77 4,23 11,22

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,08 0,63 1,92

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,09 0,64 2,21

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 41 33 32,75 27 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe BACBA AEec BcDDeebbDbeCBbbBeeAcBacDCAbc 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal b CD B E ecBCC ACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik   AC c  b   CBB DD         b e         e

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen B  d ae d  da Ac B  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET MUSAB ARSLAN 403 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
211,470 277,090 10 62 250 505 22247

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,77 4,23 11,22

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,08 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 30 26 23,50 20 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe EABACeA c eb  aaDeaAcccebBED    bBaADeAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal c eb eDBAcea B EDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik     eC   D    C                         

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen Ca   d             B

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 0 3 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 1 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 1 0 100
Gölge 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ALİ YİĞİT 52 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,978 277,090 13 75 313 631 24389

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 19 6,25 16 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 8 1,00 3 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 2,77 4,23 11,22

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,08 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,09 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 24 34 15,50 13 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe  Aa   caeb   DceCAbDccCeabeceAE E aeACa 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal d  DAdAE e BCCcAd DE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik  ee   a b A A     d ae     e D          

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen      aa             

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJNUR TANRITANIR 575 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,873 277,090 8 52 203 421 20710

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 2,77 4,23 11,22

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,08 0,63 1,92

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 35 29 27,75 23 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe bcBAbcA D CEABED eeAeaccCBabaA AEcaA  AC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal D dE CcBAbcCEeaEaACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik Da e d   D            e                 

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen dD          b    a B

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 1 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KILINÇ 399 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
239,375 277,090 5 37 145 340 18589

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 14 17,50 44 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 2,77 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,08 0,63 1,92

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,09 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 39 24 33,00 28 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe bceAeBA a CE BEDD eAbe eCBEbeAbAEcEADCAe

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal D d  C B d C BCEDACb     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik    a Cac eb AC BB DD         b          

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen             e       

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YELİZ AYDEDE 221 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,465 277,090 3 34 128 315 17803

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 16 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 12,50 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,17 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,97 2,15 2,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,25 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,02 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,41 10,49 12,10

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 2,78 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 0,04 1,20

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 2,77 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,08 0,63 1,92

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,09 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,25 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,23 1,91 5,59

Toplam: 120 41 26 34,50 29 24,91 31,10 45,67

TYT Türkçe EAaAecd e CE BaDDeedbbEcCBEbeA AcdaAcCAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal D aE C BAbeCcBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik e   ACBa D  A CBB D          b          

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen        c    A       

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BEDİRHAN BU UT 1138 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,740 277,090 7 8 29 123 11478

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 56 29 48,75 41 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe cdBAacA b ecb  DDeaAbcEbdBEDeAeAEdEcDCAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DAdE CbBAEACEBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  DCDACdc D    EdBeDDA C B               

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen CDBB e d eB AEe e  B

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASİYE ÇAKAR 300 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
305,273 277,090 3 4 18 86 9210

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 12 5 10,75 54 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 61 25 54,75 46 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe cAaeb AECEeBEDDeCADbEbCBcDeAedEBaADCeCe 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal C  D BcEC EBCaAACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik  D bBDD   ACCa eDDA          D  D       

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen BB C DdCc AdBDeEdBBD

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE AKBAŞ 1159 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,503 277,090 11 12 39 147 12574

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 50 14 46,50 39 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe eACBb AEd bB DDeCADDdDCBEDeAeAEBaADCAC  

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal dE D eAaC EBCCAACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik    Cdc    A C B DD                      

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen      D     E    CB  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE DİK 1178 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,108 277,090 20 24 84 239 15738

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 45 24 39,00 33 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe  ACcA cceE  EDDeCAbDEDdBdDeADdEcEcbeACc 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal eE             A         

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik CDAaaDD  bd CBBADD                      

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen BBDC   eddAE DAECBBe

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
İslam ve Bilim 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ASLAN 1126 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
254,030 277,090 24 28 99 263 16395

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 4 3 3,25 11 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 6,74 4,23 11,22

Toplam: 120 43 20 38,00 32 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe bABAaB  D bEcBcDD CAbbEeCBcDBADeEdcADCAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DACECCbBeEACbaCdDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik D    C   cb            b    C           

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 2 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞENUR BOZDEMİR 1048 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,025 277,090 19 21 62 192 14089

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 22 12,50 31 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 52 38 42,50 35 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe BACcbcAECdedcDDeeADbbcCBdDeAaeEdabDCAebe

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal abCDcBAECeEBCCAACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik CDACacD b A BdBeD c                     

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen  B   Dabe AEBDAEaBce

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 5 17
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEYLAN ŞAHİN 1143 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,048 277,090 29 35 143 336 18483

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 38 19 33,25 28 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe EABAacA D bEeBE DCaADD bCBEDeAeAadacDCAe

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal      C         EDA b     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik D    eB     A E  A                      

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen        BDdc AED A ee

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 2 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 0 3 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRA BAŞAK 1273 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
249,410 277,090 26 30 115 290 17077

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 40 14 36,50 30 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe dACBA AbCEbBEDDe ADDED cabeAbAEdaAaCACDA

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal    D a EC EBCCAACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik             C              b            

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen                  B  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBRAR BARIŞ 1176 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,493 277,090 36 56 213 438 20998

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 6,74 4,23 11,22

Toplam: 120 34 28 27,00 23 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe bABAedA e ecb aDDeeAbDEbCBcbBAeAEBaAaCAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal D a  bcdeEACbBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  c ebC    a   C   D   b                 

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA NUR TEMİZEL 0 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,090 277,090 28 33 126 312 17566

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 6,74 4,23 11,22

Toplam: 120 41 22 35,50 30 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe EABAeBA DACceBEDDeCAbbdcCBcDBAebEBaADCAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal D dE Cba EdCcBbEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  abD Cab                                

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA BAŞBUĞA 1118 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,585 277,090 8 9 31 131 11750

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 54 22 48,50 40 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe bABAbcAbDcCEeBEDDeCAbaEadBEDeAeAEBEeDCAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DcCEeCDBAEACEBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik DDae Cee DCa CC B Db                    

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen         D           

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA ZENGİ 1112 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,830 277,090 16 17 55 176 13529

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 49 19 44,25 37 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe bABACBcee dEABEDDeCADbEbCBcbeADAEdaADCAb

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DAd CCDBAbACEBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik      CBD D    C  ADc            e       

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen                 e   

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA GEÇER 1179 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,568 277,090 12 13 40 148 12708

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 54 32 46,00 38 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe EAcAbcAbb eEeBcDDeCAeDEbCBEDeAbAEBaADCbC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DAdE C BcEA EeCEDA       

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik DD  eCaD a  dd dBADD                    

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen dDBBa  dcC abEDBeEdB

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 1 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMANUR ÇELİKHASI 1144 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
337,690 277,090 1 1 3 33 5688

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 71 21 65,75 55 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe EABACcAeD dEABEDDCCADcEDdBEDeAeeEBaeDCAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DA   aaB EACEBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik eDaDeCBDdD DAdC BbDD B                  

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen C cBDCEBDCB AEDdAEdB

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 1 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 1 0 100
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLFİDAN SKN 1151 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,510 277,090 4 5 24 100 10355

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 57 20 52,00 43 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe EABAbcc D CE cEDDeCAbaEDCBaDaAbAEdEADCeC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal D    CbBAEACEBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik D   ACec    ACB Be       E    a         

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen CD   C BaC  cE BeE B

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER KORKUÇ 1149 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,550 277,090 35 48 197 410 20486

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 18 13,50 34 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 12 0,00 0 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 12 0,00 0 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 37 35 28,25 24 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe BAecb cbeEe ED eCADcEeCaEbBAcbEcaADacCD 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal CEaDABAECbbeCCAACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik  eAaa c d ebAB bccc d                   

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen                  c  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 2 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANIMCAN AÇIKGÖZ 1160 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,088 277,090 23 27 96 258 16230

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 44 24 38,00 32 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe bcaAedc D da BEDDCaAbbbeCBaD Ae EBEA CAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal         AE     EDb       

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik DD cACe  D  A  B AD d C            E    

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen CD B C dbC  AEDebE e

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 1 3 17
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 1 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HİLAL DÜZTAŞ 1058 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,985 277,090 31 41 160 360 19072

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 38 25 31,75 26 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe BACeA AbdEe  bbeCAbaEcCBEaBAcAEdaADCbCe 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal a CDcB EC caCCeACaDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik             CB      e                   

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen    b   C  AEBb   B  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN AKKUŞ 1133 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,545 277,090 33 44 170 372 19406

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 39 32 31,00 26 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe EABACBc bcCabcEDDeaAbcEeCBEDeAceccaADeAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DAeEadaBebACbeaEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik aeba     D    E B D  B                  

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen  D     B           e

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İSLAM ENGİN 1130 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,625 277,090 14 15 45 157 12979

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 51 23 45,25 38 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe bA Aa A    E eaDDeCADaEcCBcDeADAE aAaeAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DACECCaBAEdaEBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  D eAaB  ce  CCBB Db B   d              

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen  D  eC d   EA      B

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 1 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA İLAYDA DURU 1141 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,905 277,090 5 6 27 116 11326

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 53 13 49,75 41 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe aAb A cECE BEDDCCADbEDCBcDBAeAEdaADCACD 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal eEC AB ECbEBCCAACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik    CB  e  A  BBcDc      C               

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen                  B  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 0 0 0
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 1 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERAL BURTA 1051 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
285,405 277,090 9 10 32 132 11778

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 5 8 3,00 15 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 55 26 48,50 40 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe BAbcA AEdE BEDDeCAaDEDdBcDBAbAEdaADCACD 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal ebbDAB ECaEBCCAACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik  D eeaD   ACC BbDD                      

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen  a C  ddc bdBbeECB  

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 5 1 83
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED DEMİR 1129 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,150 277,090 27 32 120 300 17270

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 9 6 7,50 25 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 43 29 35,75 30 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe BA cA AE    aDDeCADbEcaBcbeAeeEdadDCAC  

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal CddDAdeE   BCCAACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik CDACecebd   EBBA  c          D          

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen aB baDC   e e       

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR GÜLER 1145 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,075 277,090 32 43 166 366 19221

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 38 26 31,50 26 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe bcBACed b bdABEaDeCeDaEbCBcbeAbAbBEADCAe

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DAaE CDBbEACEB EDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik    c     a  A                           

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen       d     bc     e

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 0 50
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİDA ÖZTÜRKCİ 1134 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,013 277,090 15 16 48 161 13053

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 54 36 45,00 38 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe bAeAbdA e CEeBbDDebADb cdeEbBAeAEBEADeAb

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DbdE CeBAEAeEBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  D bACBe D bA CBBADD                    

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen eaddDbceaec AEDceECB

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA YILDIZ 1119 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,753 277,090 13 14 44 156 12964

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 11 4 10,00 25 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 53 31 45,25 38 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe cABACBA b dc  EDaeCAbDb CdcbBAaAcdaADCAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DAeaaCbcAEACEBCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik DD eACB   C A E BAbc  e           D     

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen d  B C abC  AEeBebCe

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 1 1 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 1 2 33
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 0 1 0
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ALEYNA AKMAN 1142 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,653 277,090 25 29 108 281 16887

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 1 4 0,00 0 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 46 38 36,50 30 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe BAedAedEdcccEDDeeADcEbCBcaeAeAEdaADeAbe 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal e CD B EC EBCeeACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik e ACeaDD  eeABBADD  e        D          

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen cB      c bEde addBD

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 3 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 0 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURULLAH ASLAN 1164 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
279,545 277,090 10 11 38 146 12569

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 8 5 6,75 23 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 8 5 6,75 17 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 52 22 46,50 39 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe aAeBAbAEeccBbDDeeAbDEDCBEDeAeAEBcADCACaA

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal CEbDABAECbEBCCcACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik  eeCB D b Ad  BADc                      

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen             B       

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 3 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZLEM ÇİFTÇİ 1175 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,300 277,090 30 40 158 358 19029

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 39 29 31,75 26 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe BAb A AEdE cEDDaCADa edcEecAcAEdcdcCeee 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal dbaD BbEaDcBCC ACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik  e   DD       BAD   e e   Cb Da D       

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen      D              

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 2 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 0 5 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 1 2 33
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 0 3 0
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 0 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJBİN YİĞİT 1148 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,470 277,090 22 26 93 254 16159

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 45 27 38,25 32 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe bcBAecA   e   EDDeeADbEcCBcDeAccEcEADCAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal Dd E C a EAa BCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik D  cAda     AC BB DeA                   

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen dD   C  bC b E ee a 

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 0 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞENAY CUDİ 1023 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,160 277,090 6 7 28 121 11423

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 56 27 49,25 41 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe BACebbAECEbcEDDCeAbbEcCeEDeAbbEdEADCACDA

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal edCDc        beACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik CaACdDDD  ACABBADc                      

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen eB CbDCCB AEBb b e D

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 1 1 50
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 3 2 60
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 0 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 1 0
Siyaset Felsefesi 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 1 0 100
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILANUR GÜL 1115 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,575 277,090 18 19 59 185 13880

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 49 22 43,50 36 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe aAeBAbAEdE BEDDeCAD EcC cDeADAEdaADCACD 

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal Cb D B d cEBCCAACaDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik dc    D     A   D                       

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

TYT Fen BB   DeC  Abdae CBaD

Cevap Anahtarı B BBDCEDCCBEAEBDAECBBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 1 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 3 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 0 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 0 50
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 0 0 0
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 0 1 0
Elementlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞÜKRAN ÇAKAR 1165 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
332,898 277,090 2 2 4 41 6148

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 6,74 4,23 11,22

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,33 0,63 1,92

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,42 0,64 2,21

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,22 0,64 1,46

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 3,97 1,91 5,59

Toplam: 120 69 20 64,00 53 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe bAaAeBA D aE BEDDeCADc eCBcDeAbAEBEADeAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal D eE CcB EACEBCEDACa     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik DD aACBD D DA BBBADD   C                

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

TYT Fen daBBDC BDbdEAEDeAECB

Cevap Anahtarı A CDBBDCEBDCBEAEDBAECB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 0 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 3 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 2 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Dayanıklılık 1 0 1 0
Gölge 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Elektrik Yükünün Özellikleri ve Elektriklenme Çeşitleri 1 1 0 100
Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Uygulamalarında İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 0 100
Elementlerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Kimyasal Türler ve Türler Arası Etkileşimlerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR TUNÇ 1173 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,948 277,090 34 45 173 378 19483

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,25 10,49 12,10

Toplam: 120 36 21 30,75 26 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe BAeBc AE EeacDceCAbDdebBcDeAbbEdaADCAC  

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal CEbDdBdcCDEBCCAACCDE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 2 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 2 4 33
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Yorumlanması 5 2 3 40
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA KURTBECE 1168 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,498 277,090 21 25 88 246 15989

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 6,74 4,23 11,22

Toplam: 120 45 24 39,00 33 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe beaACcAeD CEeBcDDCCADaEeCBEaBAeAEBEADCAC

Cevap Anahtarı A EABACBADDACEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCAC

TYT Sosyal DAdabbeeAcACEaCEDACC     

Cevap Anahtarı A DACECCDBAEACEBCEDACCDBAEE

TYT Matematik  a DbCee Dd   B   D                     

Cevap Anahtarı A DDCDACBDCDCDAC9BBADDABCCBECACACBBBDEBBCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 2 0 100
Karma Dil Bilgisi 2 0 1 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 4 1 80
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 2 1 67
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 0 1 0
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 0 1 0
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 1 1 50
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Sayı Basamakları 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ YILDIZLAR YARIŞIYOR TYT 1

VAN / EDREMİT/VAN / EDREMİT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİLAN GÜLER 1166 12P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
272,118 277,090 17 18 57 179 13642

Puanı Hesaplanan: 86 353 724 26812

Katılımlar: 36 86 354 725 26981

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 19,03 14,47 16,75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,05 1,60 2,16

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,31 2,15 2,53

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,39 2,69 3,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,51 4,05 4,08

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,25 10,49 12,10

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 6,65 4,19 10,02

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,09 0,04 1,20

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 6,74 4,23 11,22

Toplam: 120 50 24 44,00 37 41,99 31,10 45,67

TYT Türkçe BACcAeAbCEeBcDDeCADDcDCBcDeADAEBaeDeeCbc

Cevap Anahtarı B BACBADAECEABEDDCCADDEDCBEDBADAEBEADCACDA

TYT Sosyal CECDAcdECDEBaCAACCaE     

Cevap Anahtarı B CECDABAECDEBCCAACCDEAEEBD

TYT Matematik d ACBb eb A ABB Dc B                    

Cevap Anahtarı B CDACBDDDCDAC9BBADDABCCBECACACDBBDEBBCDBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 2 1 1 50
Karma Dil Bilgisi 2 0 2 0
Virgül 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 6 4 2 67
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Yorumlanması 5 1 4 20
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 3 2 1 67
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 3 3 0 100
Diyalogta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İslamiyet öncesi dönemde Türklerin yaşadığı coğrafyalar ile hayat tarzları arasındaki ilişkiyi analiz eder. 1 1 0 100
Uyguladığı uzun vadeli stratejinin Osmanlı Devleti'nin dünya gücü haline gelmesindeki rolünü analiz eder. 1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
I. Dünya Savaşı sürecinde Osmanlı Devleti'nin durumunu siyasi, askerî ve sosyal açılardan analiz eder. 1 1 0 100
Eğitim ve kültür alanında yapılan inkılapları ve gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Yeryüzündeki İklim Tipleri 1 1 0 100
Nüfusun Özellikleri ve Önemi 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 1 0 100
Siyaset Felsefesi 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
İslam ve Bilim 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
20. Yüzyıl Felsefesinin Ayırıcı Nitelikleri 1 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
15. Yüzyıl - 17. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Birinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler 2 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değerli Eşitsizlikler 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Fonksiyonlarda İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 1 0 100
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Sayı Basamakları 1 1 0 100
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
SAYILAR 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 1 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 2 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
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